证券代码: 600570

证券简称:恒生电子

公告编号: 2025-073

# 恒生电子股份有限公司 关于出售资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示:

#### ● 交易背景情况

2025 年 8 月 20 日,深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称"赢时胜")披露《关于持股 5%以上股东的一致行动人减持股份的预披露公告》(以下简称"预披露公告")。根据预披露公告,恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")的一致行动人上海通怡投资管理有限公司(以下简称"通怡投资",代表"通怡芙蓉 2 号私募证券投资基金"、"通怡芙蓉 5 号私募证券投资基金"、"通怡芙蓉 8 号私募证券投资基金"、"通怡芙蓉 11 号私募证券投资基金"、"通怡芙蓉 8 号私募证券投资基金"、"通怡芙蓉 11 号私募证券投资基金")计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价或大宗交易方式合计减持赢时胜股份不超过 15,020,061 股(占赢时胜总股本比例不超过 2%)。

#### ● 交易简要内容

自预披露公告发布之日(2025年8月20日)起至本公告披露日,通怡投资所代表的上述私募证券投资基金累计出售所持赢时胜股票810.9954万股(以下简称"本次出售资产"),出售金额合计约17,885.30万元(人民币,下同)。经公司财务部门测算,本次出售资产预计实现税前利润约12,274.03万元(不考虑交易费用、增值税及附加的影响),达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。上述数据最终以公司披露的经审计的财务报告为准。

- 本次出售资产不构成关联交易,亦不构成重大资产重组
- 交易实施已履行的审批及其他相关程序

本次出售资产未达到公司董事会和股东大会审议标准,在公司管理层审批权限范围内。如后续交易涉及金额达到董事会或股东大会审议标准,公司将另行召开董事会或股东大会进行审议。

#### ● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

通怡投资减持赢时胜股票已经达到赢时胜总股本的 1%,尚未达到预披露公告 2%上限,减持计划尚未实施完毕。由于证券市场股票价格存在波动,目前无法确切预计后续可能的交易对公司业绩的具体影响。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理,实际影响以公司披露的经审计的财务报告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

## 一、交易概述

(一) 本次出售资产的基本情况

#### 1、本次出售资产概况

本次出售资产前,恒生电子及一致行动人通怡投资合计持有赢时胜股份 9,742.7988 万股,占赢时胜总股本的 12.97%。

通恰投资自 2025 年 9 月 11 日至 2025 年 10 月 22 日,累计出售所持赢时胜 A 股股票 810. 9954 万股,出售金额合计约 17, 885. 30 万元。经公司财务部门测算,本次出售资产预计实现税前利润约 12, 274. 03 万元(不考虑交易费用、增值税及附加的影响),达到公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。上述数据最终以公司披露的经审计的财务报告为准。

本次出售资产后,恒生电子及一致行动人通怡投资合计持有赢时胜股份 8,931.8034万股,占赢时胜总股本的11.89%。

#### 2、本次出售资产的交易要素

交易事项 (可多选)	√出售 □其他
交易标的类型	股权资产(上市公司股票)
交易标的名称	嬴时胜 810. 9954 万股股票
是否涉及跨境交易	□是 √否
交易金额 (万元)	17,885.30万元

5,611.27 万元
-, 7 7 7 3

#### (二) 已履行的审议程序

本次出售资产未达到公司董事会和股东大会审议标准,在公司管理层审批权限范围内。如后续交易涉及金额达到董事会或股东大会审议标准,公司将另行召开董事会或股东大会进行审议。

## 二、交易标的基本情况

#### (一) 交易标的

#### 1、交易标的基本情况

法人/组织名称	深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
交易标的股票代码	300377
上市公司原持股数量	97, 427, 988 股
上市公司原持股比例	12. 97%
出售股数	8, 109, 954 股
出售比例	1. 0799%
交易金额	17,885.30万元

#### 2、交易标的的权属情况

公司本次出售的资产产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### 3、相关股票的来源

2024年7月22日,公司以协议转让方式,受让赢时胜股份3,756万股,占赢时胜总股本比例为5.0008%。在此之前,公司及一致行动人已通过集合竞价、大宗交易等方式持有赢时胜7.97%股份。本次出售资产前,公司及一致行动人合计持有赢时胜股份9,742.7988万股,占赢时胜总股本的12.97%。

# 三、本次出售资产安排

出售方式	采取集中竞价、大宗交易等证券交易所认可的方式
出售期限	预披露公告之日起十五个交易日后的三个月时间内(即 2025年9月11日至2025年12月10日)
出售价格	根据二级市场股价走势择机出售
发生送股、资本公积转 增股本等情况的相关安	若赢时胜发生送股、资本公积转增股本等情况,出售数 量将相应变动
排

# 四、本次出售资产对上市公司的影响

公司及一致行动人通怡投资认可赢时胜投资价值和管理团队,秉持长期投资的理念与目标。公司本次出售资产事项旨在优化公司资产结构。经公司财务部门测算,本次出售上述赢时胜股票预计实现税前利润约 12,274.03 万元 (不考虑交易费用、增值税及附加的影响)。上述数据最终以公司披露的经审计的财务报告为准。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会 2025年10月24日