## 广州达安基因股份有限公司 关于授权出售公司所持部分股票资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、本次交易概述

广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年 10月 29日召开 第九届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过了《关于授权出售公司所持部分 股票资产的议案》。为优化公司资产结构,提高资产流动性及运营效率,释放公 司部分资产价值,同意董事会授权公司管理层根据证券市场情况,适时通过大宗 交易和集中竞价方式择机处置公司所持部分已流通上市的境内上市公司股票资 产,其中通过集中竞价交易减持股份的总数不超过上市公司总股本的1%,通过 大宗交易方式减持股份的总数不超过上市公司总股本的2%,授权范围包括但不 限于确定交易价格、交易方式、交易时机、签署相关协议、终止减持计划等,授 权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

该交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组,本次交易无需提交公司股东会审议。

## 二、本次交易对公司的影响

公司本次授权出售部分股票资产事项有利于优化公司资产结构, 盘活公司存 量资产,提高公司资产流动性及使用效率。由于证券市场股票交易价格存在波动, 同时出售时间具有不确定性,因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体 影响。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理,实际影响以注册 会计师审计后的数据为准。

本次授权仅为公司初步意向,能否成交及具体交易时间、交易价格均存在不

确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。

## 三、备查文件

1、第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司 董 事 会 2025年10月30日