铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提 示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"铜冠矿建"或"公 司")于2025年10月30日收到公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司的 一致行动人铜冠投资(上海)有限公司出具的《股份减持进展告知函》。铜冠投 资(上海)有限公司于2025年7月21日至2025年10月30日通过大宗交易和 集中竞价交易方式累计减持公司股份 2,220,000 股,导致上述股东合计持有公司 的股份比例从 53. 9872%减少至 52. 9314%, 权益变动触及 1%整数倍的情形, 现将 其有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况

| 1. 基本情况 | | | | | | |
|-------------|--------------|------------------------|--------|--|--|--|
| 信息披露义务人 | 名称 | 持股变动时间 | | | | |
| | 铜冠投资(上海)有限公司 | 2025年7月21日至2025年10月30日 | | | | |
| 证券名称 | 铜冠矿建 | 证券名称 | 920019 | | | |
| 变动类型 | □増加 ☑减少 | 是否为上市公司控股 股东及其一致行动人 | ☑是 □否 | | | |
| 2. 本次权益变动情况 | | | | | | |

| 股东名称 变动方式 | | 减持股数 (股) | 减持比例 |
|----------------|-----------|-------------|---------|
| 铜冠投资 (上海) 有限公司 | 大宗交易、集中竞价 | 2, 220, 000 | 1.0558% |

注:减持股份来源于铜冠矿建在北京证券交易所上市前的战略配售。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持》第七条规定,参与公开发行并上市取得的股份只适用第二条、第三条、第十至十二条、第十九条、第二十三条的规定。所减持股份不适用预披露。

不存在下列情形: (一)最近 20 个交易日内,上市公司任一交易日股票收盘价低于其公开发行并上市的发行价格; (二)最近 20 个交易日内,上市公司任一交易日股票收盘价低于最近一个会计年度或者最近一期财务会计报告期末每股归属于上市公司股东的净资产; (三)上市公司最近一期经审计的财务会计报告归属于上市公司股东的净利润为负。未违反《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》第十二条规定。

(二)本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司 权益的股份情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
|----------------------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | 股数 (股) | 占总股本比例 | 股数 (股) | 占总股本比例 |
| 铜陵有色 金属集团 控股有限 公司 | 持有股份 | 79, 268, 858 | 37. 6992% | 79, 268, 858 | 37. 6992% |
| | 其中: 无 限售 条件股份 | 79, 268, 858 | 37. 6992% | 79, 268, 858 | 37. 6992% |
| 铜陵有色 金属集团 股份有限 公司 | 持有股份 | 30, 000, 108 | 14. 2676% | 30,000,108 | 14. 2676% |
| | 其中: 无 限售 条件股份 | 30, 000, 108 | 14. 2676% | 30, 000, 108 | 14. 2676% |
| 铜冠投资 (上海) 有限公司 | 持有股份 | 4, 248, 200 | 2. 0204% | 2,028,200 | 0. 9646% |
| | 其中: 无 限售 条件股份 | 4, 248, 200 | 2. 0204% | 2, 028, 200 | 0. 9646% |
| 信息披露 义务人及 | 持有股份 | 113, 517, 166 | 53. 9872% | 111, 297, 166 | 52. 9314% |
| 其一致行 动人 合计 | 其中:无限售 条件股份 | 113, 517, 166 | 53. 9872% | 111, 297, 166 | 52. 9314% |

二、所涉后续事项

- (一)本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对 公司生产经营产生不利影响;
- (二)本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书等文件;
- (三)公司将持续关注股东权益变动相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

铜冠投资(上海)有限公司出具的《股份减持进展告知函》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2025年10月31日