亚信安全科技股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

重要内容提示:

● 股东持有的基本情况

本次减持计划实施前,亚信安全科技股份有限公司(以下简称"公司")股 东南京亚信乐信企业管理中心(有限合伙)(以下简称"南京乐信")持有公司股 份 4,508,940 股,占公司总股本的 1.13%;南京亚信君信企业管理中心(有限合 伙)(以下简称"南京君信")持有公司股份 3,974,497 股,占公司总股本的 0.99%; 南京亚信信智企业管理中心(有限合伙)(以下简称"南京信智")持有公司股份 2,378,271 股,占公司总股本的 0.59%;南京亚信合信企业管理中心(有限合伙) (以下简称"南京合信")持有公司股份 1,315,812 股,占公司总股本的 0.33%; 南京亚信信宇企业管理中心(有限合伙)(以下简称"南京信宇")持有公司股份 1,089,519 股,占公司总股本的 0.27%;南京亚信信宁企业管理中心(有限合伙) (以下简称"南京信宁")持有公司股份 1,031,678 股,占公司总股本的 0.26%; 南京亚信信雅企业管理中心(有限合伙)(以下简称"南京信雅")持有公司股份 1,031,678 股,占公司总股本的 0.26%;南京亚信信达企业管理中心(有限合伙) (以下简称"南京信达")持有公司股份 980, 940 股,占公司总股本的 0.25%;南 京亚信践信企业管理中心(有限合伙)(以下简称"南京践信")持有公司股份 970, 454 股, 占公司总股本的 0. 24%; 南京亚信新信企业管理中心(有限合伙)(以 下简称"南京新信")持有公司股份 782,722 股,占公司总股本的 0.20%。上述 股东合计持有公司股票 18,064,511 股,占公司总股本的 4.52%。南京乐信、南 京君信、南京信智、南京合信、南京信宇、南京信宁、南京信雅、南京信达、南

京践信、南京新信的普通合伙人均为公司董事长何政先生控制的主体,为一致行动人。上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份,且已于 2025 年 2 月 10 日解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2025年7月17日,公司披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号: 2025-047),股东南京乐信、南京君信、南京信智、南京合信、南京信宇、南京信宁、南京信雅、南京信选、南京践信、南京新信拟通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份数量不超过12,000,300股,即不超过公司总股本的3%。其中,通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过4,000,100股,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过8,000,200股,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过8,000,200股,即不超过公司总股本的2%。减持期限为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施。

公司于近日接到股东南京乐信、南京君信、南京信智、南京合信、南京信宇、南京信宁、南京信雅、南京信达、南京践信、南京新信出具的《股份减持结果告知函》,自2025年8月8日至2025年11月3日,前述10家股东通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份11,626,796股,减持比例为2.91%;其中,通过集中竞价交易方式减持3,889,999股,减持比例为0.97%;通过大宗交易方式减持7,736,797股,减持比例为1.94%。截至本公告披露日,本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	南京亚信乐信企业管理中心(有限合伙)
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
肌た白が	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份	董事、监事和高级管理人员	□是 √否
	其他:公司董事长何政先生控制的主体,为一致行动人
持股数量	4, 508, 940股
持股比例	1. 13%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 4,508,940股

股东名称	南京亚信君信企业管理中心(有限合伙)
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
肌た自外	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份 	董事、监事和高级管理人员	□是 √否
	其他:公司董事长何政先生控制的主体,为一致行动人
持股数量	3, 974, 497股
持股比例	0. 99%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 3,974,497股

股东名称	南京亚信信智企业管理中心(有限合伙)
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份 	董事、监事和高级管理人员	□是 √否
	其他:公司董事长何政先生控制的主体,为一致行动人
持股数量	2, 378, 271股
持股比例	0. 59%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 2,378,271股

股东名称	南京亚信合信企业管理中心(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
	直接持股 5%以上股东	□是 √否
	董事、监事和高级管理人员	□是 √否
	其他:公司董事长何政先生控制的主体,为一致行动人
持股数量	1, 315, 812股
持股比例	0. 33%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 1,315,812股

股东名称	南京亚信信宇企业管理中心(有限合伙)
------	--------------------

	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份	董事、监事和高级管理人员	□是 √否
	其他:公司董事长何政先生控制的主	体,为一致行动人
持股数量	1, 089, 519股
持股比例	0. 27%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 1,089,519股

股东名称	南京亚信信宁企业管理中心(有限合伙)
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
肌を自め	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份	董事、监事和高级管理人员	□是 √否
	其他:公司董事长何政先生控制的主体,为一致行动人
持股数量	1,031,678股
持股比例	0. 26%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 1,031,678股

股东名称	南京亚信信雅企业管理中心(有限合伙)
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
肌大白奶	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份 	董事、监事和高级管理人员	□是 √否
	其他:公司董事长何政先生控制的主体,为一致行动人
持股数量	1,031,678股
持股比例	0. 26%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 1,031,678股

股东名称	南京亚信信达企业管理中心(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
	直接持股 5%以上股东	□是 √否

	董事、监事和高级管理人员 □是 √否
	其他:公司董事长何政先生控制的主体,为一致行动人
持股数量	980, 940股
持股比例	0. 25%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 980, 940股

股东名称	南京亚信践信企业管理中心(有限合伙)
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 ✓否
いた 白 //	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份	董事、监事和高级管理人员	□是 √否
	其他:公司董事长何政先生控制的主体,为一致行动人
持股数量	970, 454股
持股比例	0. 24%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 970, 454股

股东名称	南京亚信新信企业管理中心(有限合伙)
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
肌を自め	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份	董事、监事和高级管理人员	□是 √否
	其他:公司董事长何政先生控制的主体,为一致行动人
持股数量	782,722股
持股比例	0. 20%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 782,722股

上述减持主体存在一致行动人:

	m ナ わ む	持有数量	持有	. 欧 公司 关
	股东名称	(股)	比例	一致行动关系形成原因
第	南京亚信乐信企业管理中心(有限合伙)	4, 508, 940	1. 13%	公司董事长何政先生控
				制的主体,为一致行动人

组				公司董事长何政先生控
	南京亚信君信企业管理中心(有限合伙)	3, 974, 497	0. 99%	制的主体,为一致行动人
	the last of the first A. H. february J. N. (At HELA J. I.)	0.050.051	0.500	公司董事长何政先生控
	南京亚信信智企业管理中心(有限合伙)	2, 378, 271	0. 59%	制的主体,为一致行动人
	表言亚萨人萨人地签细由 A. (左阳人从)	1 215 019	0. 33%	公司董事长何政先生控
	南京亚信合信企业管理中心(有限合伙)	1, 315, 812	0. 33%	制的主体,为一致行动人
	南京亚信信宇企业管理中心(有限合伙)	1, 089, 519	0. 27%	公司董事长何政先生控
	南京亚信信于 <u>企业</u> 自连中心(有限古代)	1, 009, 519	0. 21%	制的主体,为一致行动人
	南京亚信信宁企业管理中心(有限合伙)	1, 031, 678	0. 26%	公司董事长何政先生控
	用苏亚自由 1 正亚自在于心(1	化信信于企业官理中心(有限合伙) 1,031,078 0.20%	0. 20%	制的主体,为一致行动人
	南京亚信信雅企业管理中心(有限合伙)	1, 031, 678	0. 26%	公司董事长何政先生控
	用苏亚自由作正亚自建于心(自成百八)	1, 031, 070	0. 20%	制的主体,为一致行动人
	南京亚信信达企业管理中心(有限合伙)	980, 940	0. 25%	公司董事长何政先生控
	用苏亚伯伯及正亚自在中心(有限日八)	300, 340	0. 25%	制的主体,为一致行动人
	南方亚信熙信念业管理由心(有限会处)	E信践信企业管理中心(有限合伙) 970,454 0.249	0.24%	公司董事长何政先生控
	用尔亚伯政伯正亚自经中心(特限日队)		0.21/0	制的主体,为一致行动人
	南京亚信新信企业管理中心(有限合伙)	782, 722	0. 20%	公司董事长何政先生控
	四沙亚旧柳旧亚亚日廷于记、日城日区)	102, 122		制的主体,为一致行动人
	合计	18, 064, 511	4. 52%	_

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	南京亚信乐信企业管理中心(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年7月17日
减持数量	2, 224, 086股
减持期间	2025年8月8日~2025年11月3日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,744,118 股
	大宗交易减持, 1, 479, 968 股

减持价格区间	15.63~22.44元/股
减持总金额	41, 494, 397. 59元
减持完成情况	已完成
减持比例	0. 56%
原计划减持比例	不超过: 0.5750%
当前持股数量	2, 284, 854股
当前持股比例	0. 57%

股东名称	南京亚信君信企业管理中心(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年7月17日
减持数量	1, 566, 848股
减持期间	2025年8月8日~2025年11月3日
减快之土及对应减快粉 悬	集中竞价减持,524,224 股
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,1,042,624 股
减持价格区间	15.63~22.44元/股
减持总金额	29, 539, 632. 73元
减持完成情况	已完成
减持比例	0. 39%
原计划减持比例	不超过: 0.4125%
当前持股数量	2, 407, 649股
当前持股比例	0. 60%

股东名称	南京亚信信智企业管理中心(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年7月17日
减持数量	1,617,064股
减持期间	2025年8月8日~2025年11月3日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,541,024 股
	大宗交易减持, 1,076,040 股
减持价格区间	15.63~22.44元/股

减持总金额	30, 326, 463. 34元
减持完成情况	已完成
减持比例	0. 40%
原计划减持比例	不超过: 0.4175%
当前持股数量	761, 207股
当前持股比例	0. 19%

股东名称	南京亚信合信企业管理中心(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年7月17日
减持数量	1, 188, 545股
减持期间	2025年8月8日~2025年11月3日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持, 397, 654 股
	大宗交易减持,790,891 股
减持价格区间	15.63~22.44元/股
减持总金额	21, 985, 928. 11元
减持完成情况	已完成
减持比例	0. 30%
原计划减持比例	不超过: 0.3077%
当前持股数量	127, 267股
当前持股比例	0. 03%

股东名称	南京亚信信宇企业管理中心(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年7月17日
减持数量	925, 728股
减持期间	2025年8月8日~2025年11月3日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持, 309, 722 股
	大宗交易减持,616,006 股
减持价格区间	15.63~22.44元/股
减持总金额	17, 247, 345. 88元

减持完成情况	已完成
减持比例	0. 23%
原计划减持比例	不超过: 0.2325%
当前持股数量	163, 791股
当前持股比例	0. 04%

股东名称	南京亚信信宁企业管理中心(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年7月17日
减持数量	935, 895股
减持期间	2025年8月8日~2025年11月3日
对技士士及对应对技物 导	集中竞价减持, 313, 124 股
减持方式及对应减持数量 	大宗交易减持,622,771 股
减持价格区间	15.63~22.44元/股
减持总金额	17, 205, 781. 25元
减持完成情况	已完成
减持比例	0. 23%
原计划减持比例	不超过: 0.2350%
当前持股数量	95, 783股
当前持股比例	0. 02%

股东名称	南京亚信信雅企业管理中心(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年7月17日
减持数量	887,018股
减持期间	2025年8月8日~2025年11月3日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持, 296, 770 股
	大宗交易减持,590, 248 股
减持价格区间	15.63~22.44元/股
减持总金额	16, 379, 574. 94元
减持完成情况	己完成

减持比例	0. 22%
原计划减持比例	不超过: 0.2350%
当前持股数量	144,660股
当前持股比例	0. 04%

股东名称	南京亚信信达企业管理中心(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年7月17日
减持数量	845, 193股
减持期间	2025年8月8日~2025年11月3日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持, 282, 777 股
	大宗交易减持,562,416 股
减持价格区间	15.9~22.44元/股
减持总金额	15, 689, 467. 55元
减持完成情况	已完成
减持比例	0. 21%
原计划减持比例	不超过: 0.2201%
当前持股数量	135, 747股
当前持股比例	0. 03%

股东名称	南京亚信践信企业管理中心(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年7月17日
减持数量	823,771股
减持期间	2025年8月8日~2025年11月3日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持, 275, 612 股
	大宗交易减持, 548, 159 股
减持价格区间	15.81~22.44元/股
减持总金额	15, 172, 101. 75元
减持完成情况	已完成
减持比例	0. 2059%

原计划减持比例	不超过: 0.2077%
当前持股数量	146, 683股
当前持股比例	0. 04%

股东名称	南京亚信新信企业管理中心(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年7月17日
减持数量	612, 648股
减持期间	2025年8月8日~2025年11月3日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持, 204, 974 股
	大宗交易减持, 407, 674 股
减持价格区间	15.9~22.44元/股
减持总金额	11, 341, 927. 95元
减持完成情况	已完成
减持比例	0. 15%
原计划减持比例	不超过: 0.1570%
当前持股数量	170,074股
当前持股比例	0. 04%

(二) 本次实际减持情况	与此前披露的减持计划、	承诺是否一致	√是 □否

- (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施
- (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到
- (五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

2025年11月4日