许昌智能继电器股份有限公司

关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

许昌智能继电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月5日收 到河南许都云联企业管理合伙企业(有限合伙)出具的《股份减持进展告知函》, 河南许都云联企业管理合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人的一致行动人, 上述股东于 2025 年 11 月 4 日起至 2025 年 11 月 5 日期间通过集中竞价累计减持 公司股份 970,426 股,占公司总股本的 0.5861%。导致公司实际控制人及其一致 行动人持有公司股份比例从 37. 5425%减少至 36. 9564%, 权益变动触及 1%的整数 倍。现将其权益变动有关情况公告如下:

一、为进一步本次权益变动的基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况

1、基本情况
信息披露义	名称	持股变动时间
务人	河南许都云联企业管理	2025年11月4日至2025年11
	合伙企业(有限合伙)	月 5 日
股票简称	许昌智能	股票代码 920496
是否为公司第一大股东、实际控制人或其一致		是☑ 否□
行动人
2. 本次权益变动情况
股东名称	变动方式	减持股份	减持比例(%)

		(股)
河南许都云联企	集中竞价	970, 426	0. 5861
业管理合伙企业
(有限合伙)

(二)本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权 益的股份情况

		本次权益变动前		本次权益变动后
股东名称	股份性质	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
		(股)	(%)	(股)	(%)
河南许都云联	持有股份	19, 255, 599	11.6295	18, 285, 173	11. 0434
企业管理合伙	其中: 无限
企业 (有限合	售条件流	18, 715, 599	11. 3034	17, 745, 173	10. 7173
伙)	通股
张洪涛	持有股份	26, 075, 424	15. 7484	26, 075, 424	15. 7484
	其中: 无限
	售条件流	6, 518, 856	3. 9371	6, 518, 856	3. 9371
	通股
信丽芳	持有股份	16, 829, 928	10. 1645	16, 829, 928	10. 1645
	其中: 无限
	售条件流	16, 829, 928	10. 1645	16, 829, 928	10. 1645
	通股
信息披露义务	合计持有	69 160 051	27 5495	61 100 595	26 0564
人及其一致行	股份	62, 160, 951	37. 5425	61, 190, 525	36. 9564
动人合计	其中: 无限
	售条件流	42, 064, 383	25. 4050	41, 093, 957	24. 8189
	通股

二、承诺、计划等履行情况

本次变动是否与已作出的承诺或已披	是□	否☑
------------------	----	----	--	--	--

露的计划、承诺存在差异
本次变动是否存在违反《中华人民共和	是□	否☑
国证券法》《上市公司收购管理办法》
等法律法规和证监会、北交所业务规则
等规定的情况

三、所涉后续事项

- 1. 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司生产经营产生不利影响;
- 2. 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书等文件。
- 3. 公司将持续关注股东权益变动相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

河南许都云联企业管理合伙企业(有限合伙)出具的《股份减持进展告知函》

许昌智能继电器股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 5 日