证券代码：002713 证券简称：*ST 东易 公告编号：2025-077

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于与部分重整投资人签订协议书暨预重整进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、预重整为法院正式受理重整前的程序，法院同意公司预重整，不代表法

院最终裁定受理公司重整，公司后续是否进入重整程序尚存在不确定性。公司将

密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务。

2、公司股票交易存在被叠加实施退市风险警示的风险：若法院裁定受理公

司重整，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将被叠加

实施退市风险警示。

3、公司股票存在终止上市的风险：如果法院正式受理对公司的重整申请且

公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，推动

公司健康、可持续发展。但即使法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因

重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市

的风险。

4、重整投资协议的履约风险：本次重整的投资相关协议已经签署，但仍可

能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。

虽然重整投资相关协议已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定

为未生效、无效或不能履行等风险。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

2025 年 11 月 6 日，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”

或“东易日盛”）与部分重整投资人签订了补充协议（以下简称“补充协议”）。

现将相关情况公告如下：

一、签订协议情况

公司于 2025 年 3 月 18 日、2025 年 9 月 25 日与重整投资人北京华著科技有

限公司、云南国际信托有限公司（代表“云南信托-云昇 235 号单一资金信托”）、

吉富另类投资（广东）有限公司、北京汇智云创企业管理中心(有限合伙)、北京

福石重整管理咨询有限公司、深圳市招商平安资产管理有限公司、国民信托有限

公司(代表“国民信托-东易日盛重整财务投资单一资金信托”)、长城（天津）

股权投资基金管理有限责任公司、上海宏翼私募基金管理有限公司-宏翼红林 2

号私募证券投资基金、北京大有星瀚企业管理中心（有限合伙）、四川资本市场

纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）及西领重整企业管理（北京）有限

公司分别签署了重整投资协议。

公司于2025年11月6日与深圳市招商平安资产管理有限公司（以下简称“招

商平安资产”）、深圳市招平珠光二号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“招

平珠光二号”）签署协议书，与长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司（以

下简称“长城股权基金”）、芜湖长财投资中心（有限合伙）（以下简称“芜湖

长财”）签署协议书。招商平安资产、长城股权基金的基本情况详见公司 2025

年 9 月 27 日编号 2025-065《关于遴选重整投资人结果及签署重整投资协议暨预

重整进展的公告》，招平珠光二号、芜湖长财的基本情况及协议书主要内容具体

如下：

（一）招平珠光二号的基本情况

1、基本工商信息

企业名称 深圳市招平珠光二号投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440300MAEGJ9FT8N

成立日期 2025-4-17

注册地址 深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 51 号太子广场 3701

注册资本 14005万(元)人民币

执行事务合伙人 深圳市平盈投资有限公司

经营范围 以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动）

出资结构 见下表

出资结构：

序号 合伙人名称 拟认缴出资额（万元） 持股比例

1 深圳市平盈投资有限公司 5 0.0357%

2
深圳市招商平安资产管理有限责

任公司
9800 69.9750%

3
北京山河明企业管理中心(有限

合伙)
4200 29.9893%

出资结构图：

2、主营业务情况和主要财务数据

根据招平珠光二号提供的资料,招平珠光二号目前尚未发生实际业务。

根据招平珠光二号提供的资料，招平珠光二号成立至今未实际开展经营业

务，暂无相关财务数据。

3、关联关系或者一致行动关系

根据招平珠光二号提供的资料，招平珠光二号与公司及其5%以上股东、控

股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致

行动关系。

根据招平珠光二号提供的资料，招平珠光二号与其他重整投资人之间不存

在关联关系或一致行动关系。

4、执行事务合伙人

根据招平珠光二号提供的资料，深圳市平盈投资有限公司为其执行事务合

伙人。

5、投资的资金来源

根据招平珠光二号提供的资料，招平珠光二号本次重整投资的资金来源为

自有资金或自筹资金。

6、股权代持情况

根据招平珠光二号提供的资料，招平珠光二号不存在代他人持有公司股份

的情形。

（二）公司与招商平安资产、招平珠光二号的协议

1、协议各方：

甲方：东易日盛家居装饰集团股份有限公司

乙方1：深圳市招商平安资产管理有限责任公司

乙方2：深圳市招平珠光二号投资合伙企业（有限合伙）

2、协议主要内容：

鉴于：

乙方2系乙方1的全资子公司深圳市平盈投资有限公司担任执行事务合伙

人的有限合伙企业，乙方1系乙方2的实际控制人。

（1）由乙方2实际实施本次重整投资并履行和承担乙方1在《重整投资协

议》项下的权利、义务和责任，乙方1对乙方2在《重整投资协议》项下的全部

义务和责任等承担连带责任。

（2）乙方之间因本次重整投资的实施、《重整投资协议》及本协议的履

行等发生的一切争议或纠纷，与甲方及其临时管理人/管理人无关。

（3）本协议构成对《重整投资协议》的有效补充，系《重整投资协议》

的有效组成部分。本协议对《重整投资协议》补充的内容，以本协议为准；本

协议未对《重整投资协议》补充的内容，仍以《重整投资协议》为准。

（4）本协议自各方加盖公章并由法定代表人/负责人/授权代表签字或执

行事务合伙人盖章之日起生效。

（三）芜湖长财的基本情况

1、基本工商信息

企业名称 芜湖长财投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码 91340202MA8Q7YB062

成立日期 2023-3-24

注册地址 安徽省芜湖市镜湖区长江中路 92 号雨耕山文化创意产业园

内思楼 3楼 315-75 号

注册资本 12,001万(元)人民币

执行事务合伙人 芜湖长城百川归海投资中心（有限合伙）

经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自

主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

出资结构 北京诚正可期科技合伙企业(有限合伙)出资12,000万(元)，

持股比例99.99167%；芜湖长城百川归海投资中心（有限合伙）

出资1万(元)，持股比例0.00833%。

出资结构图：

2、主营业务情况和主要财务数据

根据芜湖长财提供的资料,芜湖长财目前尚未发生实际业务。

根据芜湖长财提供的资料，芜湖长财成立至今未实际开展经营业务，暂无

相关财务数据。

3、关联关系或者一致行动关系

根据芜湖长财提供的资料，芜湖长财与公司及其5%以上股东、控股股东、

实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。

根据芜湖长财提供的资料，芜湖长财与其他重整投资人之间不存在关联关

系或一致行动关系。

4、执行事务合伙人

根据芜湖长财提供的资料，芜湖长城百川归海投资中心（有限合伙）为其

执行事务合伙人。

5、投资的资金来源

根据芜湖长财提供的资料，芜湖长财本次重整投资的资金来源为自有资金

或自筹资金。

6、股权代持情况

根据芜湖长财提供的资料，芜湖长财不存在代他人持有公司股份的情形。

（四）公司与长城股权基金、芜湖长财的协议

1、协议各方：

甲方：东易日盛家居装饰集团股份有限公司

乙方1：长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司

乙方2：芜湖长财投资中心（有限合伙）

2、协议主要内容：

鉴于：

乙方 2 系由芜湖长城百川归海投资中心（有限合伙）担任执行事务合伙

人的有限合伙企业，其中，乙方 1 担任芜湖长城百川归海投资中心（有限合

伙）的执行事务合伙人，乙方 1系乙方 2的实际控制人。

（1）由乙方2实际实施本次重整投资并履行和承担乙方1在《重整投资协

议》项下的权利、义务和责任，乙方1对乙方2在《重整投资协议》项下的全部

义务和责任等承担连带责任。

（2）乙方之间因本次重整投资的实施、《重整投资协议》及本协议的履

行等发生的一切争议或纠纷，与甲方及其临时管理人/管理人无关。

（3）本协议构成对《重整投资协议》的有效补充，系《重整投资协议》

的有效组成部分。本协议对《重整投资协议》补充的内容，以本协议为准；本

协议未对《重整投资协议》补充的内容，仍以《重整投资协议》为准。

（4）本协议自各方加盖公章并由法定代表人/负责人/授权代表签字或执

行事务合伙人盖章之日起生效。

二、关于重整投资人受让股份对价的合理性说明

本次《重整投资协议》约定的财务投资人获得股份的价格为4元/股。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第11号——上市

公司破产重整相关事项》第八条“重整计划草案涉及引入重整投资人的，应当

明确重整投资人相关信息及其参与重整的条件、获得的股份数量和价格，合理

确定重整投资人投入资金的用途。重整投资人相关信息，包括姓名或者名称、

实际控制人情况、与上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制

人等是否存在关联关系或者一致行动关系等。重整投资人获得股份的价格，不

得低于市场参考价的百分之五十。市场参考价为重整投资协议签订日前二十、

六十或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一”的规定，本次重整中，

财务投资人获得股份的市场参考价为本协议签订之日前120个交易日公司股票

的交易均价6.4099元/股。财务投资人获得股份的每股对价不低于该市场参考

价的50%。

本次《重整投资协议》约定的股份受让价格符合法律规定，引入财务投资

人过程中不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

三、其他事项

1、根据重整投资协议的约定，各指定实施主体须履行和承担重整投资协议

项下重整投资人相关的权利、义务和责任，并遵守相应转增股份的锁定期限制。

2、如公司重整程序顺利推进，重整投资协议顺利履行，根据重整投资协议

之安排，公司重整完成后，华著科技将成为公司控股股东，张建华将成为公司实

际控制人。

四、风险提示

1、预重整为法院正式受理重整前的程序，法院同意公司预重整，不代表法

院最终裁定受理公司重整，公司后续是否进入重整程序尚存在不确定性。公司将

密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务。

2、公司股票交易存在被叠加实施退市风险警示的风险，若法院裁定受理公

司重整，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将

对公司股票交易叠加实施退市风险警示。

3、如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重

整计划，将有利于改善公司资产负债结构，推动公司健康、可持续发展。但即使

法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。

如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市

规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

4、重整投资协议的履约风险：本次重整的投资相关协议已经签署，但仍可

能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。

虽然重整投资相关协议已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定

为未生效、无效或不能履行等风险。

5、公司已于2025年4月29日在信息披露媒体发布2024年年度报告，经审计公

司2024年度期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规

定，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示，若公司出现《深圳证券交

易所股票上市规则》第9.3.12条规定的任一情形，公司股票将被终止上市。

6、因公司2022年、2023年及2024年连续三年扣除非经常性损益前后净利润

均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深

圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的相关规定，公司股票交易已被叠加实

施其他风险警示。

公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市

规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项

（2025年修订）》《上市公司监管指引第11号——上市公司破产重整相关事项》

等有关法律法规及规章制度进行披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及

巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信

息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月七日

附件：北京诚正可期科技合伙企业（有限合伙）的出资结构：

http://www.cninfo.com.cn/

第一层 第二层 第三层 第四层 第五层

北京诚正致知科技有限公

司(0.01%)
廖铭涛(80%)、廖艳春(20%)

上海延旸企业管理合伙企

业（有限合伙）(25%)

上海东方证券创新投资有限
公司（99%）

东方证券股份有
限公司（100%)

上海诚莱寅和管理咨询有限

公司（1%）

上海诚泰仁合医

疗科技发展有限
公司(40%)

诚泰融资租赁（上

海）有限公司（100%）

阳光人寿保险股份有限公
司(35.40%)

山东通嘉投资有限公司

（23.57%）

上海东方证券创新投资有
限公司（20.19%）

上海卫石投资管理有限公

司（15.25%）

众腾环球投资有限公司
（3.11%）

海懿俪玮投资管理（上海）
有限公司（2.48%）

付正浩(30%)、张炎

(30%)

南昌赣金信私募股权投资

基金（有限合伙）(25%)

江西省金控投资集团有限公
司(99.83%)

江西金投私募基金管理有限

公司(0.17%)

天津黑马纵横股权投资中
心（有限合伙）(8.33%)

天津嘉成创业投资中心（有
限合伙）

（16.73%）

天津易成企业管
理咨询有限责任
公司（94.6894%）

周晶（98%）
周丽丽（2%）

周丽丽

（1.7070%）、石
泽方（1.7070%）、

唐诗（0.7112%）、

邓岚（0.7112%）

天津黑马祺航投
资管理有限公司

（0.4742%）

周晶（40%）、石泽
芳（30%）

周丽丽（30%）

天津黑马祺航投资管理有限
公司（1%）

天津黑马祺耀创业投资中心
（有限合伙）（62.13%）

天津易成企业管
理咨询有限责任

公司（40%）

周晶（98%）
周丽丽（2%）

周晶（30%）

周丽丽（30%）

天津黑马祺明投资中心（有
限合伙）

（20.13%）

金夏集团有限公
司（98%）

天津黑马祺航投
资管理有限公司

（2%）

泰合资产管理有限公司

(28.33%)

中国民生投资股份有限公司
(46%)

山东省财金投资集团有限公

司(32%)

山东东岳高分子材料有限公
司(6%)

东岳氟硅科技集
团有限公司

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
(74.02%)

金石制造业转型
升级新材料基金

（有限合伙）
(11.45%)

新华联控股有限
公司（9.95%）

长石投资有限公司

(93.4%)

傅军(59.76%)、肖文慧
(33.46%)、刘静(3.42%)、张

建(3.36%)

傅军(2.83%)、杨云
华(2.11%)、吴向东

(1.33%)、张必书
(0.15%)、肖文慧

(0.11%)、冯建军

(0.07%)

深圳市远致星火
私募股权投资基

金合伙企业（有限

合伙）（2.87%）

淄博晓丰投资有
限公司（0.74%）

淄博晓泰投资合伙

企业（有限合伙）
(100%)

于修源(40%)、张挺(30%)、尹
晴(30%)

上海浦东发展银
行股份有限公司

深圳分行（0.48%）

兴业银行股份有
限公司北京通州
支行（0.23%）

天津滨海农村商
业银行股份有限

公司（0.15%）

彼岸时代科技控

股有限公司
（0.09%）

北京中投国兴科技
发展有限公司

(69.49%)

赖广陵(80%)、黄立慧(20%)

三亚神力科技有限
公司(30.51%)

王平红(70%)、赖广陵(30%)

湖南新华联镍业

有限公司（0.03%）

新华联润石（北
京）股权投资基金

管理有限公司

（0.0047%

山东省国有资产投资控股有
限公司(5%)（国资）

华鑫通国际招商集团股份有
限公司(4%)

新沃鼎业科技（深

圳）有限公司
（55.97%）

新亚（中国）国际集
团有限公司(100%)

信达投资有限公
司（7.79%）

中国船舶工业集
团有限公司

（6.36%）

中国新兴厦门进

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
出口有限责任公

司（6.36%

福建省华兴集团
有限责任公司
（5.96%）

福州开发区华隆
实业发展公司

（3.75%）

中国广播电视国
际经济技术合作

有限公司（3.75%）

中国长城资产管
理股份有限公司

（3.17%）

运盛实业（南京）
建设发展有限公

司（3.13%）

运盛投资（上海）有

限公司(100%)

运盛集团管理有限公司

(100%)

中国纺织机械（集

团）有限公司
（1.88%）

中润经济发展有
限责任公司

（1.88%）

万通海欣控股集团股份有限

公司(4%)

王军（94.41%）

东营市东营区万
通海欣一诺慈善

基金会(5.59%）

山东发展投资控股集团有限
公司(3%）

珠海大苹果商务服务有限
公司(2.5%)

朱晓星(100%)

萍乡盛安企业管理中心（有
限合伙）(8.33%)

萍乡市盛达创业投资有限公
司(99%)

萍乡鸿途资本管理有限公司
(1%)

青岛德岩企业管理合伙企
业（有限合伙）(2.5%)

吴昕丹(70%)、 李亚芹(30%)