浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事、原监事、高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

重要内容提示:

董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称"艾 罗能源"或"公司")董事、核心技术人员郭华为持有公司股份 501,000 股,占 公司总股本的比例为 0.3131%,该等股份来源于公司首次公开发行前取得的股份, 所有股份均已上市流通。

董事、财务总监闫强通过杭州聚贤涌金企业管理合伙企业(有限合伙)(以 下简称"聚贤涌金")间接持有公司股份 102,016 股,占公司总股本的比例为 0.0638%, 该等股份来源于公司首次公开发行前取得的股份, 所有股份均已上市 流通。

董事归一舟持有融和聚贤(上海)管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简 称"融和聚贤") 31. 3725%的财产份额,公司股票发行前融和聚贤持有杭州百承 企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"杭州百承")7.6497%的财产份额, 即归一舟通过杭州百承间接持有公司股份31,376股,占公司总股本的比例为 0.0196%, 该等股份来源于公司首次公开发行前取得的股份, 所有股份均已上市 流通。

董事会秘书盛建富通过杭州桑贝企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称 "杭州桑贝") 间接持有公司股份 340,064 股,占公司总股本的比例为 0.2125%,

该等股份来源于公司首次公开发行前取得的股份, 所有股份均已上市流通。

原监事会主席祝东敏通过杭州桑贝间接持有公司股份 272,052 股,占公司总股本的比例为 0.1700%,该等股份来源于公司首次公开发行前取得的股份,所有股份均已上市流通。

原监事高志勇通过杭州桑贝间接持有公司股份 102,020 股,占公司总股本的比例为 0.0638%,该等股份来源于公司首次公开发行前取得的股份,所有股份均已上市流通。

原监事梅建军通过杭州百承间接持有公司股份 68,014 股,直接持有公司股份 8,134 股,合计持股 76,148 股,占公司总股本的比例为 0.0476%。其通过杭州百承间接持有的 68,014 股来源于公司首次公开发行前取得的股份,所有股份均已上市流通;其直接持有的 8,134 股来源于二级市场增持,为无限售流通股。

聚贤涌金、杭州百承、杭州桑贝均为公司的持股平台。

● 减持计划的实施结果情况

公司于 2025 年 7 月 19 日披露了《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董监高减持股份计划公告》(公告编号: 2025-034)。截至本公告日,郭华为先生通过集中竞价方式累计减持公司股份 124,918 股,占公司总股本 0.0781%;盛建富先生通过集中竞价方式累计减持公司股份 84,800 股,占公司总股本 0.0530%; 闫强先生、归一舟先生、祝东敏先生、高志勇先生、梅建军先生未减持。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	郭华为
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
	直接持股 5%以上股东	□是 √否
	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他:核心技术人员
持股数量	501,000股
持股比例	0. 3131%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 501,000股

股东名称	闫强
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
	直接持股 5%以上股东	□是 √否
	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: 无
持股数量	102,016股
持股比例	0. 0638%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 102,016股

股东名称	归一舟
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
肌た白小	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: 无
持股数量	31,376股
持股比例	0. 0196%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 31,376股

股东名称	盛建富
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: 无
持股数量	340,064股
持股比例	0. 2125%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 340,064股

股东名称	祝东敏
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否

	直接持股 5%以上股东	□是 √否
	董事、监事和高级管理人员	□是 √否
	其他: 原监事
持股数量	272, 052股
持股比例	0. 1700%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 272,052股

股东名称	高志勇
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
いた 色 <i>小</i>	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份 	董事、监事和高级管理人员	□是 √否
	其他: 原监事
持股数量	102,020股
持股比例	0. 0638%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 102,020股

股东名称	梅建军
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
	直接持股 5%以上股东	□是 √否
	董事、监事和高级管理人员	□是 √否
	其他: 原监事
持股数量	76, 148股
持股比例	0. 0476%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 68,014股
	集中竞价交易取得: 8,134股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	郭华为
减持计划首次披露日期	2025年7月19日
减持数量	124, 918股
减持期间	2025年9月29日~2025年9月29日
减持方式及对应减持数	生力 主
量	集中竞价减持,124,918 股
减持价格区间	84.36~86.42元/股
减持总金额	10, 653, 662. 03元
减持完成情况	未完成: 332 股
减持比例	0. 0781%
原计划减持比例	不超过: 0.0783%
当前持股数量	376, 082股
当前持股比例	0. 2351%

股东名称	闫强
减持计划首次披露日期	2025年7月19日
减持数量	0股
减持期间	2025年8月11日~2025年11月10日
减持方式及对应减持数	集中竞价减持,0股
量	来中兄川 观 河,U
减持价格区间	0.00~0.00元/股
减持总金额	0.00元
减持完成情况	未完成: 25,504 股
减持比例	0.00%
原计划减持比例	不超过: 0.0159%
当前持股数量	102,016股

当前持股比例	0. 0638%
--------	----------

归一舟
2025年7月19日
0股
2025年8月11日~2025年11月10日
生力 · 产价 · 计 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1
集中竞价减持,0股
0.00~0.00元/股
0.00元
未完成: 7,844 股
0. 00%
不超过: 0.0049%
31,376股
0. 0196%

股东名称	盛建富
减持计划首次披露日期	2025年7月19日
减持数量	84,800股
减持期间	2025年8月11日~2025年10月9日
减持方式及对应减持数	集中竞价减持,84,800 股
量里
减持价格区间	59.97~89.04元/股
减持总金额	5, 305, 545. 16元
减持完成情况	未完成: 216 股
减持比例	0. 0530%
原计划减持比例	不超过: 0.0531%
当前持股数量	255, 264股
当前持股比例	0. 1595%

股东名称	祝东敏
减持计划首次披露日期	2025年7月19日
减持数量	0股
减持期间	2025年8月11日~2025年11月10日
减持方式及对应减持数	集中竞价减持,0股
量
减持价格区间	0.00~0.00元/股
减持总金额	0.00元
减持完成情况	未完成: 68,031 股
减持比例	0.00%
原计划减持比例	不超过: 0.0425%
当前持股数量	272, 052股
当前持股比例	0. 1700%

股东名称	高志勇
减持计划首次披露日期	2025年7月19日
减持数量	0股
减持期间	2025年8月11日~2025年11月10日
减持方式及对应减持数	集中竞价减持,0股
量
减持价格区间	0.00~0.00元/股
减持总金额	0.00元
减持完成情况	未完成: 25,505 股
减持比例	0.00%
原计划减持比例	不超过: 0.0159%
当前持股数量	102,020股
当前持股比例	0. 0638%

股东名称	梅建军
减持计划首次披露日期	2025年7月19日
减持数量	0股
减持期间	2025年8月11日~2025年11月10日
减持方式及对应减持数	集中竞价减持,0股
量
减持价格区间	0.00~0.00元/股
减持总金额	0.00元
减持完成情况	未完成: 8,134 股
减持比例	0. 00%
原计划减持比例	不超过: 0.0051%
当前持股数量	76, 148股
当前持股比例	0. 0476%

- (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ✓是 □否
- (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

公司董事、财务总监闫强、董事归一舟、原监事祝东敏、原监事高志勇、原监事梅建军未减持股份。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到本次减持计划未设置最低减持数量和比例。公司董事、财务总监闫强、董事归一舟、原监事祝东敏、原监事高志勇、原监事梅建军未减持股份。

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否 特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会 2025年11月12日