# 兰州兰石重型装备股份有限公司

#

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

- 本次权益变动为兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司") 持股 5%以上的股东湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称"华菱湘钢")履行此 前披露的股份减持计划,不触及要约收购。
- 本次权益变动后,华菱湘钢持有的公司股份比例将由 5.99801%下降至 5.00%。
  - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

公司于2025年10月23日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:临2025-083)。华菱湘钢拟通过集中竞价交易方式对所持公司股份进行减持,减持股份不超过13,062,918股,减持比例不超过公司总股本的1%,减持期间为自减持股份计划公告日(2025年10月23日)起15个交易日后的3个月内,减持价格按市场价格确定。

2025年11月13日,公司收到股东华菱湘钢发来的《关于减持兰石重装股票至5%暨权益变动的告知函》和《简式权益变动报告书》,其履行此前披露的股份减持计划,于2025年11月13日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份13,036,918股,占公司总股本的0.99801%。本次权益变动后,华菱湘钢持有公司股份数量由78,351,508股减少至65,314,590股,持股比例由5.99801%减少至5.00%。现将有关权益变动情况公告如下:

## 一、本次权益变动基本情况

#### (一) 信息披露义务人基本情况

企业名称	湖南华菱湘潭钢铁有限公司
统一社会信用代码	914303007700529151
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	湘潭市岳塘区钢城路
注册资本	1,020,000.00 万元
成立日期	2004年12月17日
主营业务	华菱湘钢主营钢、铁冶炼,金属材料制造、销售,
	钢压延加工等业务

### (二) 本次权益变动情况

股东名称	减持方式	减持日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例
华菱湘钢	集中竞价	2025年11月13日	人民币普通 股	13,036,918	0.99801%
合计				13,036,918	0.99801%

#### (三) 本次权益变动前后股东的持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后
		持股数量(股)	持股数比例	持股数量(股)	持股数比例
华菱湘钢	无限售条件 流通股	78,351,508	5.99801%	65,314,590	5.00%
合计		78,351,508	5.99801%	65,314,590	5.00%

## 二、其他相关说明

- (一)本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
- (二)本次权益变动所涉及股份为无限售条件流通股,均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
- (三)本次权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《简式权益变动报告书》。本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。
- (四)本次权益变动符合信息披露义务人此前已披露的减持计划,不触及要约收购。本次权益变动后,信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间,公司将持续关注减持计划的进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2025 年 11 月 14 日