深圳市方直科技股份有限公司 持股5%以上股东股份减持计划提前终止的公告

公司持股5%以上股东黄晓峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市方直科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年11月3日在中 国证监会指定信息披露网站披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公 告编号: 2025-060), 持有公司股份 30.068.615 股(占本公司总股本比例 11.99%, 总股本按照公司当前总股本 251,746,635 股剔除公司回购专用账户 988,900 股后 250,757,735 股的股份数量计算,下同)的持股 5%以上股东黄晓峰先生计划在上 述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内(即 2025 年 11 月 25 日至 2026 年 2月24日)以集中竞价交易方式、大宗交易方式减持本公司股份不超过752.27 万股(占本公司总股本比例不超过3%)。其中通过集中竞价交易方式连续90个 自然日内减持不超过公司股份总数的 1%;通过大宗交易方式连续 90 个自然日内 减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。

截至本公告披露日,上述减持计划尚未实施。公司于2025年11月14日收 到持股 5%以上股东黄晓峰先生出具的《股份减持计划提前终止的告知函》,基于 对公司持续稳定发展的信心,决定提前终止减持计划。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司 董事会 2025年11月14日