广东博力威科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度 暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东及董监高持有的基本情况

本次减持计划实施前,广东博力威科技股份有限公司(以下简称"公司") 实际控制人、董事长、总经理张志平先生直接持有公司股份 1,987.50 万股,占公司总股本的比例为 19.65%; 控股股东、实际控制人的一致行动人珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"博广聚力")和珠海乔戈里企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"乔戈里")分别持有公司股份 375 万股,占公司总股本的比例分别为 3.71%。以上持股均为公司首次公开发行前取得的股份,该股份已于 2024 年 6 月 11 日起上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露了《广东博力威科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号: 2025-034),因自身资金需求,公司实际控制人、董事长、总经理张志平先生及其一致行动人博广聚力和乔戈里计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持有的公司股份。张志平先生拟减持股份数量合计不超过 237. 56 万股,占公司总股本的比例不超过 2. 35%;博广聚力拟减持股份数量合计不超过 25. 78 万股,占公司总股本的比例不超过 0. 25%;乔戈里拟减持股份数量合计不超过 40. 10 万股,占公司总股本的比例不超过 0. 25%;乔戈里拟减持股份数量合计不超过 40. 10 万股,占公司总股本的比例不超过 0. 40%。其中,通过大宗交易减持不超过公司股份总数的 2%,

通过集中竞价减持不超过公司股份总数的1%。

截至本公告披露之日,张志平先生减持股份数量 237.56 万股,占公司总股本的 2.35%;博广聚力减持股份数量 25.78 万股,占公司总股本的比例 0.25%;乔戈里减持股份数量 40.10 万股,占公司总股本的比例 0.40%。本次减持计划已实施完毕。

● 大股东及其一致行动人本次权益变动情况

权益变动方向	比例增加口 比例减少口
权益变动前合计比例	71. 68%
权益变动后合计比例	70. 78%
本次变动是否违反已作出的承诺、意	是□ 否☑
向、计划
是否触发强制要约收购义务	是□ 否☑

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	张志平
	控股股东、实控人及一致行动人	√是 □否
肌を自め	直接持股 5%以上股东	√是 □否
股东身份 	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他:
持股数量	19,875,000股
持股比例	19. 65%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 19,875,000股

股东名称	珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙)
	控股股东、实控人及一致行动人	√是 □否
股东身份	直接持股 5%以上股东	□是 √否
	董事、监事和高级管理人员	□是 √否
	其他:
持股数量	3,750,000股
持股比例	3. 71%

当前持股股份来源	IPO 前取得: 3,750,000股
----------	---------------------

股东名称	珠海乔戈里企业管理合伙企业(有限合伙)
	控股股东、实控人及一致行动人	√是 □否
	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份 	董事、监事和高级管理人员	□是 √否
	其他:
持股数量	3,750,000股
持股比例	3. 71%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 3,750,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量 (股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	张志平	19, 875, 000	19. 65%	张志平和刘聪为夫妻关系;
	珠海博广聚力	3, 750, 000	3. 71%	张志平及刘聪分别持有深
	企业管理合伙			圳昆仑鼎天投资有限公司
	企业(有限合			60%及 40%股权, 张志平任
	伙)			法定代表人、执行董事, 刘
	珠海乔戈里企	3, 750, 000	3. 71%	聪任总经理; 张志平及刘聪
	业管理合伙企			分别持有博广聚力 1%及
	业(有限合伙)			84%出资份额,张志平任执
	刘聪	5, 000, 000	4. 94%	行事务合伙人; 张志平及刘
	深圳昆仑鼎天	42, 250, 000	41.77%	聪分别持有乔戈里 1%及
	投资有限公司			76.24%出资份额,张志平任
				执行事务合伙人。
	合计	74, 625, 000	73. 78%	_

二、减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	张志平
减持计划首次披露日期	2025年8月16日
减持数量	2, 375, 600股
减持期间	2025年10月13日~2025年11月14日
减持方式及对应减持数	集中竞价减持, 352, 610 股
量	大宗交易减持, 2,022,990 股
减持价格区间	27.80~39.41元/股
减持总金额	73, 421, 431. 50元
减持完成情况	已完成
减持比例	2. 35%
原计划减持比例	不超过: 2.35%
当前持股数量	17, 499, 400股
当前持股比例	17. 30%

股东名称	珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年8月16日
减持数量	257, 812股
减持期间	2025年10月21日~2025年11月14日
减持方式及对应减持数 量	集中竞价减持, 257, 812 股
减持价格区间	37.25~40.00元/股
减持总金额	9, 809, 189. 36元
减持完成情况	已完成
减持比例	0. 25%

原计划减持比例	不超过: 0.25%
当前持股数量	3, 492, 188股
当前持股比例	3. 45%

股东名称	珠海乔戈里企业管理合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年8月16日
减持数量	401,028股
减持期间	2025年11月11日~2025年11月14日
减持方式及对应减持数	住土文/A → 101 000 □□
量	集中竞价减持,401,028 股
减持价格区间	37.35~40.00元/股
减持总金额	15, 148, 784. 51元
减持完成情况	已完成
减持比例	0. 40%
原计划减持比例	不超过: 0.40%
当前持股数量	3, 348, 972股
当前持股比例	3. 31%

- (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ✓是 □否
- (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施
- (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到
- (五)是否提前终止减持计划 □是 √否
- 三、本次权益变动情况
- (一) 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
 - 1. 身份类别

投资者及其一致行动人的身份 | ☑控股股东/实际控制人及其一致行动人

□其他 5%以上大股东及其一致行动人
□合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用
于无控股股东、实际控制人)
□其他(请注明)

2. 信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
张志平	☑ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致 行动人 □ 其他直接持股股东	□
珠海乔戈里企业管理 合伙企业(有限合伙)	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致 行动人 □ 其他直接持股股东	☑ 91440400MA4WJB9N2J □ 不适用
珠海博广聚力企业管 理合伙企业(有限合 伙)	□ 控股股东/实控人 ☑ 控股股东/实控人的一致 行动人 □ 其他直接持股股东	☑ 91440400MA4WJAHE70 □ 不适用

3. 一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
深圳昆仑鼎天投资有限公司	☑ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致 行动人 □ 其他直接持股股东	☑ 91440300335319021B □ 不适用
刘聪	☑ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致 行动人 □ 其他直接持股股东	□

(二)权益变动触及1%刻度的基本情况

2025年10月13日,张志平先生通过集中竞价交易和大宗交易的方式合计减持公司股份130.02万股,占公司总股本的比例为1.29%。减持后,张志平先生及其一致行动人合计持有公司股份数量由7,462.50万股减少至7,332.48万股,占公司总股本的比例由73.78%减少至72.49%,权益变动触及1%的整数倍,具体内容详见公司于2025年10月15日披露的《关于持股5%以上股东权益变动触及

1%刻度的提示性公告》(公告编号: 2025-046)。

2025年10月15日至2025年10月21日期间,张志平先生通过大宗交易方式减持公司股份72.30万股;博广聚力通过集中竞价方式减持公司股份10万股。本次权益变动后,张志平先生、博广聚力及其一致行动人合计持有公司股份数量由7,332.48万股减少至7,250.18万股,占公司总股本的比例由72.49%减少至71.68%,权益变动触及1%的整数倍。具体内容详见公司于2025年10月22日披露的《关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2025-047)。

2025年11月11日至2025年11月14日期间,张志平先生通过集中竞价方式减持公司股份35.24万股,博广聚力通过集中竞价方式减持公司股份15.78万股,乔戈里通过集中竞价方式减持公司股份40.10万股。本次权益变动后,张志平先生、博广聚力、乔戈里及其一致行动人合计持有公司股份数量由7,250.18万股减少至7,159.06万股,占公司总股本的比例由71.68%减少至70.78%,权益变动触及1%的整数倍。具体情况如下:

投资者名称	变动前股 数 (万股)	变动前 比例(%)	变动后股 数(万股)	变动后 比例 (%)	权益变动方 式	权益变动的 时间区间	资金来 源(仅增 持填写)
发生直接持股变动的主体:
张志平	1, 785. 18	17. 65	1, 749. 94	17. 30	集中竞价 ☑ 大宗交易 □ 其他:	2025/11/11 [~] 2025/11/14	/
珠海博广聚力 企业管理合伙 企业(有限合 伙)	365. 00	3. 61	349. 22	3. 45	集中竞价 ☑ 大宗交易 □ 其他:	2025/11/11 [~] 2025/11/14	/
珠海乔戈里企 业管理合伙企 业(有限合伙)	375. 00	3. 71	334. 90	3. 31	集中竞价 ☑ 大宗交易 □ 其他:	2025/11/11 [~] 2025/11/14	/
未发生直接持股变动的主体:
深圳昆仑鼎天 投资有限公司	4, 225. 00	41.77	4, 225. 00	41.77	/	/	/
刘聪	500.00	4. 94	500.00	4. 94	/	/	/
合计	7, 250. 18	71.68	7, 159. 06	70. 78

(三) 其他说明

- 1、本次权益变动系信息披露义务人履行此前披露的减持计划,不触及要约 收购,不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。本次减持事项与信息披露义 务人此前已披露的计划、承诺一致。
- 2、本次权益变动系信息披露义务人正常减持行为,不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响,也不存在损害公司及其股东利益的情形。
- 3、截至本公告披露日,信息披露义务人减持股份计划已实施完毕。敬请广 大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 17 日