# 浙江春风动力股份有限公司 控股股东及一致行动人提前终止减持计划 暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示:

#### ● 控股股东及一致行动人持股的基本情况

本次减持股份计划实施前,浙江春风动力股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东春风控股集团有限公司(以下简称"春风控股")持有公司股份 45,000,808 股,占公司总股本的29.4937%;春风控股一致行动人重庆春风投资有限公司(以 下简称"重庆春风") 持有公司股份 12,661,734 股,占公司总股本的 8.2986%;春 风控股一致行动人林阿锡先生持有公司股份 3.168.826 股, 占公司总股本的 2.0769%; 春风控股一致行动人赖雪花女士持有公司股份 894,561 股,占公司总 股本的 0.5863%。

#### ● 减持计划的实施结果情况

公司于 2025 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站披露了《春风动力控股股东 及一致行动人减持股份计划公告》(公告编号 2025-069 号),春风控股、重庆 春风、林阿锡先生、赖雪花女士计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内,通过大宗交易方式分别减持其所持有的公司股份不超过2,200,000股、 600,000 股、150,000 股、60,000 股,减持比例分别不超过公司总股本的 1.4419%、 0.3932%、0.0983%、0.0393%, 在任意连续 90 个自然日内, 减持股份的总数不 超过公司总股本的2%。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。

近日,公司收到股东春风控股、重庆春风、林阿锡先生、赖雪花女士出具的 《减持完成告知函》。截至本公告披露日,春风控股减持公司股份 1.946.462 股, 占公司总股本的 1.2757%; 重庆春风减持公司股份 600,000 股, 占公司总股本的 0.3932%; 林阿锡先生减持公司股份 150,000 股,占公司总股本的 0.0983%; 赖雪花女士减持公司股份 60,000 股,占公司总股本的 0.0393%。上述减持主体本次减持计划已提前实施完毕。

## 一、减持主体减持前基本情况

股东名称	春风控股集团有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	√是 □否
	直接持股 5%以上股东	√是 □否
	董事、监事和高级管理人员	□是 √否
	其他: 不适用
持股数量	45,000,808股
持股比例	29.4937%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 45,000,808股

股东名称	重庆春风投资有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	√是 □否
	直接持股 5%以上股东	√是 □否
	董事、监事和高级管理人员	□是 √否
	其他: 不适用
持股数量	12,661,734股
持股比例	8.2986%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 12,661,734股

股东名称	林阿锡
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	√是 □否
	直接持股 5%以上股东	□是 √否
	董事、监事和高级管理人员	□是 √否
	其他: 不适用
持股数量	3,168,826股

持股比例	2.0769%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 3,168,826股

股东名称	赖雪花
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	√是 □否
	直接持股 5%以上股东	□是 √否
	董事、监事和高级管理人员	□是 √否
	其他: 不适用
持股数量	894,561股
持股比例	0.5863%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 894,561股

# 上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系形成原因
	春风控股集团有限公司	45,000,808	29.4937%	春风控股实际控制人系公司董事赖国贵先生
	重庆春风投资有限公司	12,661,734 8.2986%	因重庆春风实控人赖国强与赖国贵亲属关系构成 一致行动人
	林阿锡	3,168,826	2.0769%	因与实际控制人赖国贵亲属关系构成一致行动人
第一组	赖金法	1,010,361	0.6622%	因与实际控制人赖国贵亲属关系构成一致行动人
	赖雪花	894,561	0.5863%	因与实际控制人赖国贵亲属关系构成一致行动人
	全益平	500,000	0.3277%	因与实际控制人赖国贵亲属关系构成一致行动人
	赖民杰	461,238	0.3023%	因与实际控制人赖国贵亲属关系构成一致行动人
	赖冬花	90,000	0.0590%	因与实际控制人赖国贵亲属关系构成一致行动人
	合计	63,787,528	41.8066%	_

## 二、减持计划的实施结果

(一) 控股股东及一致行动人因以下事项披露减持计划实施结果: 减持计划实施完毕

股东名称	春风控股集团有限公司
减持计划首次披露日期	2025年9月19日
减持数量	1,946,462股
减持期间	2025年11月5日~2025年11月18日
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,1,946,462 股
减持价格区间	214.51~230.18元/股
减持总金额	441,125,274.62元
减持完成情况	未完成: 253,538 股
减持比例	1.2757%
原计划减持比例	不超过: 1.4419%
当前持股数量	43,054,346股
当前持股比例	28.2180%

股东名称	重庆春风投资有限公司
减持计划首次披露日期	2025年9月19日
减持数量	600,000股
减持期间	2025年11月4日~2025年11月5日
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持, 600,000 股
减持价格区间	230.18~236.96元/股
减持总金额	141,226,800.00元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.3932%
原计划减持比例	不超过: 0.3932%
当前持股数量	12,061,734股
当前持股比例	7.9053%

股东名称	林阿锡
减持计划首次披露日期	2025年9月19日
减持数量	150,000股
减持期间	2025年11月4日~2025年11月5日
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持, 150,000 股
减持价格区间	230.18~236.96元/股
减持总金额	35,476,200.00元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0983%
原计划减持比例	不超过: 0.0983%
当前持股数量	3,018,826股
当前持股比例	1.9786%

股东名称	赖雪花
减持计划首次披露日期	2025年9月19日
减持数量	60,000股
减持期间	2025年11月4日~2025年11月4日
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持, 60,000 股
减持价格区间	236.96~236.96元/股
减持总金额	14,217,600.00元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0393%
原计划减持比例	不超过: 0.0393%
当前持股数量	834,561股
当前持股比例	0.5470%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

- (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施
- (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到
- (五)是否提前终止减持计划 √是 □否

截至本公告披露日,股东重庆春风、林阿锡先生、赖雪花女士本次减持计划 已实施完毕;股东春风控股结合自身情况,剩余未减持股份 253,538 股将不再减 持,本次减持计划提前终止。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会 2025年11月19日