证券代码: 873575 证券简称: 西诺稀贵 主办券商: 中信建投

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

- 一、本次股票解除限售数量总额为930,000股,占公司总股本1.18%,可交易时 间为 2025 年 11 月 26 日。
- 二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位:股

							十四. 从
序号	股东姓名或名称	是否为控 股股东、 实际控制 人或其一 致行动人	董事、监 事、高级 管理人员 任职情况	本次解限售原因	本次解除 限售登记 股票数量	本除股公股	尚未解除 限售的股 票数量 ¹
1	朱绍珍	否	否	D	75,000	0.0953%	0
2	李红宇	否	否	D	75,000	0.0953%	0
3	沈大吉	否	否	D	40,000	0.0508%	0
4	姚修楠	否	否	D	40,000	0.0508%	0
5	张锟宇	否	否	D	40,000	0.0508%	0
6	董璞	否	否	D	35,000	0.0445%	0
7	邢健	否	否	D	30,000	0.0381%	0
8	李硕	否	否	D	30,000	0.0381%	0
9	李蛟	否	否	D	30,000	0.0381%	0
10	周龙海	否	否	D	30,000	0.0381%	0
11	蔡文博	否	否	D	30,000	0.0381%	0
12	刘倚天	否	否	D	30,000	0.0381%	0
13	王涵睿	否	否	D	30,000	0.0381%	0
14	徐莎	否	否	D	25,000	0.0318%	0
15	郝小雷	否	否	D	20,000	0.0254%	0
16	李俊	否	否	D	20,000	0.0254%	0
17	郑梗梗	否	否	D	20,000	0.0254%	0
18	马晓东	否	否	D	20,000	0.0254%	0
19	宜楠	否	否	D	20,000	0.0254%	0
20	马祥玉	否	否	D	20,000	0.0254%	0
21	少王	否	否	D	20,000	0.0254%	0
22	马小龙	否	否	D	20,000	0.0254%	0
23	余志国	否	否	D	20,000	0.0254%	0

1扣除本次申请解除限售股份后的尚未解除的股份数量。

24	黄明月	否	否	D	20,000	0.0254%	0
25	范晔	否	否	D	20,000	0.0254%	0
26	权振兴	否	否	D	20,000	0.0254%	0
27	王航	否	否	D	15,000	0.0191%	0
28	韩军	否	否	D	15,000	0.0191%	0
29	周晓	否	否	D	15,000	0.0191%	0
30	涂家迅	否	否	D	15,000	0.0191%	0
31	谯小瑜	否	否	D	10,000	0.0127%	0
32	薛晶晶	否	否	D	10,000	0.0127%	0
33	张凯悦	否	否	D	10,000	0.0127%	0
34	史智锋	否	否	D	10,000	0.0127%	0
35	刘杨	否	否	D	10,000	0.0127%	0
36	王金刚	否	否	D	10,000	0.0127%	0
37	贺慧	否	否	D	10,000	0.0127%	0
38	丁锋	否	否	D	10,000	0.0127%	0
39	文琳	否	否	D	10,000	0.0127%	0
合计				_	930,000	1.18%	0

注:解除限售原因: A 挂牌前股份批次解除限售; B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售; C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售; D 自愿限售解除限售; E 限制性股票解除限售; F 其他

自愿限售解除情况说明

西诺稀贵核心员工自愿对 2022 年 8 月定向发行所认购的全部股份限售 36 个月,西诺稀贵参与本次发行的高管及监事自愿对本次发行认购的除法定限售股外的其他股份限售 36 个月,自在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记之日起 36 个月内,不得转让本次认购的股份;36 个月后可解禁本次认购的全部股份。

根据以上规定,所涉股东权振兴、涂家迅、李俊、贺慧、李硕、宜楠、董璞、徐莎、张锟宇、文琳、李蛟、王飞、谯小瑜、郑梗梗、马小龙、史智锋、丁锋、

马晓东、沈大吉、余志国、姚修楠、李红宇、朱绍珍、蔡文博、周龙海、邢健、马祥玉、刘倚天、郝小雷、薛晶晶、韩军、刘杨、张凯悦、黄明月、周晓、王涵睿、范晔、王金刚、王航均满足解禁要求,故申请解除定向发行认购的股份。

三、本次股票解除限售后的股本情况

	股份性质	数量 (股)	百分比
无限售条件的股份		77,538,390	98.52%
	1、高管股份 ²	1,161,610	1.48%
	2、个人或基金	0	0%
有限售条件的	3、其他法人	0	0%
股份	4、限制性股票	0	0%
	5、其他	0	0%
	有限售条件股份合计	1,161,610	1.48%
总股本		78,700,000	100%

四、其它情况

- (一)申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
- (二) 不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形
- (三)不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益 行为的情况
- (四)在本次解除限售的股票中,不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的 限售股份

五、备查文件

- (一)《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司全体证券持有人名册》;
- (二)《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司部分股票解除限售的申请》:
- (三)《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司股票解除限售申请表》。

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

²包含董事、监事、高级管理人员所持股份。

董事会 2025年11月21日