证券代码: 874674 证券简称: 微纳芯

主办券商:中信证券

## 天津微纳芯科技股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股票自愿限售数量共计 1,636,600 股,占公司总股本 5.46%,涉及自愿限售 股东 14 名。

## 二、本次股票自愿限售的明细情况

单位:股

序号	股东姓名或名称	是控东际人一 动否股 实制其行人	是股实人属,明系*	是否为公 开发行前 直接持有 10%以上股 份的股东*	是开未有实际。 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	董事、监 事、高级管 理人员任 职情况	截止 2025 年11月 20 日持股数 量	本次自愿 限分子 本度,不是 本。 本度,一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	本次自 愿限售 登记股 票数量	本售占 总比例	自愿限售期间	本限后股所的限条股数次售该东持无售件份量
	海南栎水	否	否	否	否	不适用	576,000	0	576,000	1.92%	自取得公司	0
1	科技合伙										股份之日起
	企业(有										12 个月内
	限合伙)										, , , , , ,
											自取得公司
2	冯彦红	否	否	否	否	不适用	326,000	0	326,000 1.09%	股份之日起	0
											12 个月内
3	尹莉	否	否否	否	否	不适用	150,000	0	150,000	0.50%	自取得公司	0
ა											股份之日起

											12 个月内
	开源证券										自取得公司
4	股份有限	否	否	否	否	不适用	113,000	0	113,000	0.38%	股份之日起	0
	公司										12 个月内
											自取得公司
5	展德文	否	否	否	否	不适用	109,100	0	108,000	0.36%	股份之日起	1,100
											12 个月内
	艾叶进取										自取得公司
6	2号私募	否	否	否	否	不适用	94,000	0	94,000	0.31%	股份之日起	0
	证券投资										12 个月内
	基金										12   / 1   1
	首正泽富										自取得公司
7	创新投资	否	否	否	否	不适用	60,000	0	60,000	0.20%	股份之日起	0
	(北京)			Г	Г	, , , , ,	20,000			0.20,0	12 个月内
	有限公司										12 1/313
	马双	否	否	否	否	不适用	47,000	0	47,000 0.16%		自取得公司
8										0.16%	股份之日起	0
											12 个月内
9	胡俊霞	否	否	否	否	不适用	46,800	0	46,800	0.16%	自取得公司	0

											股份之日起
											12 个月内
											自取得公司
10	郗锦田	否	否	否	否	不适用	32,000	0	32,000	0.11%	股份之日起	0
											12 个月内
											自取得公司
11	郗玉萍	否	否	否	否	不适用	31,000	0	31,000	0.10%	股份之日起	0
											12 个月内
											自取得公司
12	高涌	否	否	否	否	不适用	28,000	0	28,000	0.09%	股份之日起	0
											12 个月内
											自取得公司
13	王阳	否	否	否	否	不适用	23,682	0	20,000	0.07%	股份之日起	3, 682
											12 个月内
											自取得公司
14	朱平东	否	否	否	否	不适用	5,380	0	4,800	0.02%	股份之日起	580
											12 个月内

挂牌公司已于 2025 年 11 月 26 日对上述股票申请限售。

## 三、本次股票自愿限售的依据及解除条件

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》 1-2 申报前引入新股东与增资扩股规定,发行人申报前 12 个月通过增资或股份转让产生新股东的,应当承诺其所持新增股份自取得之日起 12 个月内不得转让。限售期满后,上述股东可依规办理解除限售。

根据上述规定,海南栎水科技合伙企业(有限合伙)、冯彦红、尹莉、开源证券股份有限公司、展德文、艾叶进取2号私募证券投资基金、首正泽富创新投资(北京)有限公司、马双、胡俊霞、郗锦田、郗玉萍、高涌、王阳、朱平东以大宗交易方式成为公司新股东,属于上述限售主体。

四、	本次股票自愿限售后公司股本情况	ļ
<b>占</b> 、	一个认从不可必以自用公司从午间以	_

	股份性质	数量 (股)	百分比(%)
无	<b>限售条件的股份</b>	7, 926, 251	26. 42%
	1、高管股份	2, 763, 180	9. 21%
   有限售条件的股	2、个人或基金	4, 429, 818	14.77%
<b>一有限告来件的放</b> 份	3、其他法人	14, 880, 751	49.60%
W	4、其他	-	-
	有限售条件股份合计	22, 073, 749	73. 58%
	总股本	30, 000, 000	100.00%

## 五、 其他情况

公司将根据相关规定及时在中国证券登记结算有限责任公司办理完成自愿限售登记。

天津微纳芯科技股份有限公司 董事会

2025年11月26日