公告编号：2025-042

证券代码：873547      证券简称：烟东股份      主办券商：恒泰长财证券

烟东物流科技（山东）股份有限公司

股票解除限售更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

烟东物流科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年11月19

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了

《股票解除限售公告》（公告编号：2025-041）。由于该公告存在错漏，现对该

公告进行更正。

原公告内容为：

三、本次股票解除限售后的股本情况
股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 5,739,900 50.35%

有限售条件的

股份

1、高管股份 0 0%

2、个人或基金 4,36,500 38.25%

3、其他法人 1,299,600 11.4%

4、限制性股票 0 0%

5、其他 0 0%

有限售条件股份合计 5,660,100 49.65%

总股本 11,400,000 100%

更正后内容为：

三、本次股票解除限售后的股本情况
股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 11,400,000 100%

有限售条件的

股份

1、高管股份 0 0%

2、个人或基金 0 0%

3、其他法人 0 0%

4、限制性股票 0 0%

5、其他 0 0%

有限售条件股份合计 0 0%

总股本 11,400,000 100%

除上述内容更正外，《股票解除限售公告》的其他内容保持不变。公司于

同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

了更正后的《股票解除限售公告》（公告编号 2025-041）。我们对上述更正给

投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

烟东物流科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 12月 8日