江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于股东减持股份期限届满暨实施情况的公告

控股股东、实际控制人之一致行动人彭九莲女士，董事、总裁毛志平先生，董事乐珍荣先生，董事、副总裁、董事会秘书刘明先生，副总裁王甘英先生，副总裁冷玲丽女士，副总裁刘炳荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-054），股东彭九莲女士、毛志平先生、乐珍荣先生、刘明先生、王甘英先生、冷玲丽女士、刘炳荣先生计划在预披露公告之日起15个交易日后的3个月内实施减持计划（股东可根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，法律法规禁止减持的期间不减持）。近日，公司收到彭九莲女士、毛志平先生、乐珍荣先生、刘明先生、王甘英先生、冷玲丽女士、刘炳荣先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，本次减持股份期限已届满，现将减持计划实施情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	占总股本的比例（%）
彭九莲	集中竞价	2025年10月10日-2025年10月22日	9.22	726,800	0.1392%
		2025年10月31日-2025年11月26日	9.71	1,537,600	0.2946%
合计			9.51	2,264,400	0.4328%

注：（1）减持股份来源：首次公开发行前已持有的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份）。

（2）截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的股份数量为160,000股，上表在计算占总股本比例时，总股本已剔除公司回购专用证券账户中的股份数量，下同。

（3）公司于2025年10月28日披露了《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回

购注销完成的公告》（公告编号：2025-062），公司总股本由522,397,525股减少为522,084,275股，导致剔除公司回购专用账户中的股份数量后的总股本由522,237,525股减少为521,924,275股。故上表中2025年10月10日-2025年10月22日期间减持比例对应的总股本以522,237,525股计算，2025年10月31日-2025年11月26日期间减持比例对应的总股本以521,924,275股计算。

(4) 减持股数2,264,400股对应的减持比例为减持前后持有股份数量占当时/目前总股本比例的差额。

(5) 表格中若出现合计数与所列数值之和不符的情况，均为四舍五入计算所致。

本次减持期间，股东毛志平先生、乐珍荣先生、刘明先生、王甘英先生、冷玲丽女士、刘炳荣先生未实施股份减持计划。

2、股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
彭九莲	合计持有股份	9,309,659	1.7826%	7,045,259	1.3499%
	其中：无限售条件股份	2,327,415	0.4457%	63,015	0.0121%
	有限售条件股份	6,982,244	1.3370%	6,982,244	1.3378%
毛志平	合计持有股份	2,973,650	0.5694%	2,973,650	0.5697%
	其中：无限售条件股份	743,413	0.1424%	743,413	0.1424%
	有限售条件股份	2,230,237	0.4271%	2,230,237	0.4273%
乐珍荣	合计持有股份	1,574,000	0.3014%	1,574,000	0.3016%
	其中：无限售条件股份	393,500	0.0753%	393,500	0.0754%
	有限售条件股份	1,180,500	0.2260%	1,180,500	0.2262%
刘明	合计持有股份	669,200	0.1281%	669,200	0.1282%
	其中：无限售条件股份	167,300	0.0320%	167,300	0.0321%
	有限售条件股份	501,900	0.0961%	501,900	0.0962%
王甘英	合计持有股份	911,000	0.1744%	911,000	0.1745%
	其中：无限售条件股份	227,750	0.0436%	227,750	0.0436%
	有限售条件股份	683,250	0.1308%	683,250	0.1309%
冷玲丽	合计持有股份	524,120	0.1004%	524,120	0.1004%
	其中：无限售条件股份	131,030	0.0251%	131,030	0.0251%

	有限售条件股份	393,090	0.0753%	393,090	0.0753%
刘炳荣	合计持有股份	822,600	0.1575%	822,600	0.1576%
	其中：无限售条件股份	130,650	0.0250%	205,650	0.0394%
	有限售条件股份	691,950	0.1325%	616,950	0.1182%

注：（1）上述股东在本次减持前持有公司股份比例按限制性股票注销前扣除公司回购专用证券账户中的股份数量后的总股本522,237,525股计算；在本次减持后持有公司股份比例按限制性股票注销后扣除公司回购专用证券账户中的股份数量后的总股本521,924,275股计算。

（2）公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份于2025年9月1日上市流通，刘炳荣先生因个人股份存放账户差异导致限制性股票解除限售后有限售条件股份和无限售条件股份发生变化，但其持股总数不变。

（3）表格中若出现合计数与所列数值之和不符的情况，为四舍五入计算所致。

二、其他相关说明

1、本次减持严格遵守了《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致。

3、本次减持不存在应当履行而未履行的承诺事项。

三、备查文件

1、股东彭九莲女士、毛志平先生、乐珍荣先生、刘明先生、王甘英先生、冷玲丽女士、刘炳荣先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2025年12月10日