证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2025-077

西安爱科赛博电气股份有限公司

关于公司股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动系西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)（以下简称“达晨创通”）、深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙)（以下简称“达晨创鸿”）作为一致行动人履行此前披露的减持股份计划所致，不触及要约收购。
- 本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份 5,769,181 股，占上市公司总股本的 4.9999%。
- 本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东正常减持行为，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

公司于 2025 年 12 月 10 日收到股东达晨创通、达晨创鸿发来的《西安爱科赛博电气股份有限公司简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

(一) 信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1、深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）

名称	深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）
注册地址	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层/三十八层

执行事务合伙人	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（委派代表：刘昼）
注册资本	504,100 万人民币
统一社会信用代码	91440300MA5EY3RR5R
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2018/01/09
经营期限	2018/01/09 至 2026/01/08
经营范围	股权投资(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)。
主要股东构成	珠海君斐股权投资中心（有限合伙）出资比例 20.4325%； 深圳市引导基金投资有限公司出资比例 11.9024%； 安徽建安投资基金有限公司出资比例 5.9512%； 招商财富资产管理有限公司出资比例 4.8403%；

2、深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）

名称	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）
注册地址	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层/三十八层
执行事务合伙人	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（委派代表：刘昼）
注册资本	694,400 万人民币
统一社会信用代码	91440300MA5GBU8C1Y
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2020/08/20
经营期限	2020/08/20 至 无固定期限
经营范围	股权投资（不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目是：无

主要股东构成	招商财富资产管理有限公司出资比例 14.9770%； 常德市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）出资比例 9.2886%； 芜湖歌斐皓怡股权投资中心(有限合伙)出资比例 5.1843%； 芜湖歌斐皓仁股权投资中心(有限合伙)出资比例 4.4067%； 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司出资比例 4.2483%
--------	---

(二) 本次权益变动的情况

股东名称	减持方式	减持时间	股份种类	减持价格区间	减持数量 (股)	减持比例
达晨创通	集中竞价	2024/11/11~2025/05/26	人民币普通股	28.26 元/股 ~37.59 元/股	1,331,407	1.1539%
	大宗交易	2024/11/21~2025/12/09	人民币普通股	25.91 元/股 ~47.75 元/股	2,047,500	1.7745%
达晨创鸿	集中竞价	2025/11/11~2025/06/13	人民币普通股	26.16 元/股 ~41.81 元/股	821,312	0.7118%
合计					4,200,219	3.6402%

(三) 本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司的股份数量

和比例

股东名称	股份性质	变动前		变动后
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
达晨创通	合计持有股份	7,988,400	6.9232%	4,609,493	3.9949%
	其中：无限售条件股份	7,988,400	6.9232%	4,609,493	3.9949%
达晨创鸿	合计持有股份	1,981,000	1.7169%	1,159,688	1.0051%
	其中：无限售条件股份	1,981,000	1.7169%	1,159,688	1.0051%

合计	合计持有股份	9,969,400	8.6401%	5,769,181	4.9999%
	其中：无限售条件股份	9,969,400	8.6401%	5,769,181	4.9999%

注：表格中比例如有尾差，为数据四舍五入所致。

二、其他情况说明

- 1、本次权益变动属于股东按照之前已披露的减持股份计划进行减持，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东正常减持行为，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 3、上述股东已就本次权益变动事项编制简式权益变动报告书，具体内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
- 4、本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人不再是公司合计持股 5%以上的股东，上述股东仍处于其减持股份计划实施期间，公司将督促其严格执行减持相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日