文投控股股份有限公司

关于部分限售股上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为其他股份；股票认购方式为网下，上市股数为200,000,000股。

本次股票上市流通总数为200,000,000股。

- 本次股票上市流通日期为2025年12月16日。

一、本次限售股上市类型

2024年10月21日，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的（2024）京01破申89号《民事裁定书》及（2024）京01破540号《决定书》，北京一中院裁定受理公司债权人对公司的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所担任公司管理人（以下简称“管理人”），详见公司于2024年10月22日披露的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-095）。

2024年11月6日，公司和管理人与首都文化科技集团有限公司（以下简称“首文科集团”）签署《重整投资协议》，首文科集团以产业投资人身份参与公司重整投资，认购公司资本公积转增股本。同日，公司和管理人分别与河南资产管理有限公司、深圳市德远投资有限公司（代表“德远英华私募证券投资基金”）、沈阳兴途股权投资基金管理有限公司（兴途文投联合体牵头方）、海南华锴私募基金管理合伙企业（有限合伙）、中国银河资产管理有限责任公司、上海宝弘景资产管理有限公司（代表“宝弘景大宗轮动一号私募证券投资基金”）、北京京国创优势产业基金（有限合伙）等7家主体签署《重整投资协议》，该等主体以

财务投资人身份参与公司重整投资，认购公司资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日披露的《关于签署重整投资协议的公告》（公告编号：2024-109）。

2024 年 11 月 22 日，公司召开第一次债权人会议，审议通过《文投控股股份有限公司重整计划（草案）》等议案。同日，公司召开出资人组会议，审议通过《文投控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露的《关于重整第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2024-116）、《出资人组会议决议公告》（公告编号：2024-117）。

2024 年 11 月 25 日，经公司申请，北京一中院作出（2024）京 01 破 540 号《民事裁定书》，裁定批准《文投控股股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止公司重整程序。根据《重整计划》，公司以重整前总股本 1,854,853,500 股为基数，按每 10 股转增约 11.88773 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 2,205,000,000 股股票。转增完成后，公司总股本将增至 4,059,853,500 股。上述转增股票不向股东分配，全部在管理人的监督下按照《重整计划》的规定进行分配和处置：（1）转增股票中的 1,000,000,000 股股票用于引进重整投资人，其中产业投资人以 1 元/股受让 800,000,000 股转增股票，该部分股票自登记至产业投资人名下之日起锁定 36 个月；财务投资人以 1.33 元/股合计受让 200,000,000 股转增股票，该部分股票自登记至财务投资人名下之日起锁定 12 个月；（2）转增股票中的 1,205,000,000 股转增股票用于清偿公司债务，用于清偿公司债务的转增价格为 2.50 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日披露的《关于重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2024-119）、《文投控股股份有限公司重整计划》。

根据《重整计划》执行情况，截至 2024 年 11 月 28 日，8 家重整投资人已按照《重整投资协议》的约定向管理人指定的银行账户支付了重整投资款合计 1,066,000,000.00 元。截至 2024 年 12 月 13 日，公司为执行《重整计划》拟转增的 2,205,000,000 股股票全部完成转增，公司总股本由 1,854,853,500 股增至 4,059,853,500 股。上述 2,205,000,000 股转增股票中，2,005,000,000 股转增股票直接登记至管理人名义开立的文投控股股份有限公司破产企业财产处置专用账

户，另外 200,000,000 股转增股票直接登记至 7 家财务投资人名下证券账户。转增完成后，上述 7 家财务投资人持股情况如下：

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例
1	河南资产管理有限公司	33,355,064	0.82%
2	深圳市德远投资有限公司—德远英华私募证券投资基 金	6,670,000	0.16%
3	北京兴途私募基金管理有限公司—兴途晨辉 2 号私募证 券投资基金	26,666,666	0.66%
4	海南华锴私募基金管理合伙企业(有限合伙)—海南华 锴华瑞五号私募股权投资基金	35,714,286	0.88%
5	中国银河资产管理有限责任公司	37,593,984	0.93%
6	上海宝弘景资产管理有限公司—宝弘景大宗轮动一号 私募证券投资基金	30,000,000	0.74%
7	北京京国创基金管理有限公司—北京京国创优势产业 基金(有限合伙)	30,000,000	0.74%
合计		200,000,000	4.93%

2024 年 12 月 20 日，北京一中院作出 (2024) 京 01 破 540 号之二《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕，并终结公司重整程序。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日披露的《关于法院裁定确认公司重整计划执行完毕的公告》(公告编号：2024-138)、《文投控股股份有限公司管理人关于文投控股重整计划执行情况的监督报告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》规定，本次申请上市流通的限售股为上述 7 家财务投资人持有的 200,000,000 股公司股票。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《重整计划》安排，上述 7 家财务投资人河南资产管理有限公司、深圳市德远投资有限公司、北京兴途私募基金管理有限公司、海南华楷私募基金管理合伙企业（有限合伙）、中国银河资产管理有限责任公司、上海宝弘景资产管理有限公司、北京京国创基金管理有限公司承诺，自本次受让的股份登记至其指定证券账户之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份。

截至本公告披露日，上述 7 家财务投资人严格履行上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

四、中介机构核查意见

公司财务顾问第一创业证券承销保荐有限责任公司对本次限售股上市流通出具了核查意见，认为：

1. 公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》等法律、行政法规的规定；
2. 本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、行政法规的规定；
3. 本次申请解除限售股份的股东未发生非经营性占用上市公司资金的情况，上市公司也不存在违规向其提供担保的情况；
4. 公司限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整；
5. 财务顾问对公司本次限售股份解除限售事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1. 本次限售股上市流通数量为 200,000,000 股；
2. 本次限售股上市流通日期为 2025 年 12 月 16 日；
3. 本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	河南资产管理有限公司	33,355,064	0.82%	33,355,064	0
2	深圳市德远投资有限公司 —德远英华私募证券投资	6,670,000	0.16%	6,670,000	0

	基金
3	北京兴途私募基金管理有限公司—兴途晨辉2号私募证券投资基金	26,666,666	0.66%	26,666,666	0
4	海南华楷私募基金管理合伙企业（有限合伙）—海南华楷华瑞五号私募股权投资基金	35,714,286	0.88%	35,714,286	0
5	中国银河资产管理有限责任公司	37,593,984	0.93%	37,593,984	0
6	上海宝弘景资产管理有限公司—宝弘景大宗轮动一号私募证券投资基金	30,000,000	0.74%	30,000,000	0
7	北京京国创基金管理有限公司—北京京国创优势产业基金（有限合伙）	30,000,000	0.74%	30,000,000	0
合计		200,000,000	4.93%	200,000,000	0

六、股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	1,397,481,259	-200,000,000	1,197,481,259
无限售条件的流通股	2,662,372,241	200,000,000	2,862,372,241
股份合计	4,059,853,500	-	4,059,853,500

公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日