特别提示：

1、杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“中威电子”）股票（证券代码：300270，证券

简称：中威电子）自2025年12月12日（星期五）上午开市起复牌。

2、本次控制权变更事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大投资者关注后续公告

并注意投资风险。

一、停牌情况概述

公司于2025年12月4日收到公司控股股东新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）的通

知，获悉其正在筹划公司控制权变更相关事宜，该事项可能导致公司实际控制人发生变更。

鉴于上述事项正在洽谈当中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公

司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第6号——停复牌》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：300270，证券简称：

中威电子）自2025年12月5日（星期五）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。停牌期间，相

关各方积极推进本次交易的各项工作，因整体方案仍在协商，交易各方尚未签署正式协议，公司预计无法

在2025年12月9日（星期二）上午开市起复牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：300270，

证券简称：中威电子）自2025年12月9日（星期二）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。

具体内容详见公司于2025年12月5日、2025年12月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于筹划控制权变更事项停牌的公告》（公告编号：2025-045）、《关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌

的公告》（公告编号：2025-046）。

二、交易进展介绍

2025年 12月 10 日，济南君川科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南君川”）与新乡市新投产

业并购投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新乡产业基金”）签署了《有限合伙财产份额转让协

议》，济南君川拟协议受让新乡产业基金所持新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）（以

下简称“新乡产业基金壹号”）55.00%有限合伙财产份额并成为新乡产业基金壹号有限合伙人。同日，济

南君川执行事务合伙人北京九岱科技有限公司（以下简称“九岱科技”）与北京海厚泰资本管理有限公司

（以下简称“海厚泰”）签署《普通合伙财产份额转让协议》，九岱科技拟协议受让海厚泰所持新乡产业

基金壹号 0.0077%普通合伙财产份额并成为新乡产业基金壹号普通合伙人（执行事务合伙人）。

2025年 12月 10 日，济南萌睿思科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南萌睿思”）与石旭刚、

新乡产业基金壹号签署《股份转让协议》，济南萌睿思拟协议受让石旭刚、新乡产业基金壹号合计持有的

公司 15,140,302 股股份（占公司总股本的 5.00%）。其中，石旭刚转让的公司股份数为 9,054,950股（占公

司总股本的 2.99%）、新乡产业基金壹号转让的公司股份数为 6,085,352股（占公司总股本的 2.01%）。

2025年 12月 10 日，济南萌睿思与九岱科技签署《一致行动协议书》，约定双方应当在决定公司日常

经营管理事项时，九岱科技通过新乡产业基金壹号与济南萌睿思共同行使股东权利，特别是行使召集权、

提案权、表决权时采取一致行动。双方若不能就一致行动达成统一意见时，应当最终以九岱科技的意见为

准。

2025年 12月 10 日，石旭刚与新乡产业基金壹号签署《一揽子协议之补充协议（三）》，解除石旭刚

委托新乡产业基金壹号行使公司 10.89%股份表决权的约定，同时，石旭刚出具了《不谋求控制权及放弃部

分股东权利的承诺函》，承诺放弃其持有中威电子 7.90%股份的表决权，承诺不单方/联合任何第三方、不

以任何直接、间接方式谋求中威电子控股权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及相关方签署股

份转让协议等暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-051）。

上述权益变动完成后，公司控股股东仍为新乡产业基金壹号，公司实际控制人由新乡市人民政府变更

为付英波。

三、复牌安排

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停

复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：300270，证券简称：中威电子）

自 2025年 12 月 12 日（星期五）上午开市起复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公

司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。