证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2025-079

## 中安科股份有限公司

### 关于股东自愿延长股份锁定期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中安科股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），武汉融晶实业投资有限公司（以下简称“武汉融晶”）作为重整投资人参与公司重整计划，通过认购资本公积金转增股本取得432,800,000股，占公司当前总股本的15.04%，武汉融晶承诺自上述转增股份过户登记至其名下之日起36个月内，不通过任何形式（包括集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）减持或者委托他人管理其直接和/或间接持有的该等转增股票（登记日以相应股票实际登记至重整投资人各自指定的证券账户之日为准）。武汉融晶上述股份自愿锁定期将于2025年12月23日期满。

2025年12月22日，公司收到武汉融晶送达的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》：“基于对公司未来发展前景的信心及对公司发展价值的认可，为进一步促进公司持续、稳定发展，维护广大投资者的利益，增强广大投资者信心，我司承诺就我司持有上述上市公司股份锁定期届满后，自愿将锁定期自愿延长6个月至2026年6月23日。”

公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督，并按照相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十三日