证券代码：870543

证券简称：红岭云

主办券商：长江承销保荐

云南红岭云科技股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次持股变动基本情况

(一) 投资者股份变动情况

股东名称	股份性质	本次股份变动前		本次股份变动后		变动时间	变动方式
		股数(股)	占股本比例	股数(股)	占股本比例
曾健昆	合计持有股份	3,503,953	11.68%	0	0%	2025年12月24日	执行法院裁定
	其中：无限售股份	3,503,953	11.68%	0	0%
	有限售股份	0	0%	0	0%
云南红兰企业管理合伙企业	合计持有股份	3,978,288	13.26%	3,267,140	10.89%	2025年12月24日	执行法院裁定
	其中：无限售股份	1,326,095	4.42%	1,091,416	3.64%
		2,652,193	8.84%	2,175,724	7.25%

(有限合伙)	有限售股份
云南省工业投资控股集团有限责任公司	合计持有股份	0	0%	4,215,101	14.05%	2025年12月24日	执行法院裁定
	其中：无限售股份	0	0%	3,738,632	12.46%
	有限售股份	0	0%	476,469	1.59%

依据云南省临沧市中级人民法院裁定如下：

一、扣划曾健昆证券账户（账号：0030504621）持有云南红岭云科技股份有限公司证券无限售流通股 3,503,953 股至云南省工业投资控股集团有限责任公司名下；二、扣划曾健昆通过云南红兰企业管理合伙企业（有限合伙）证券账户（账号：0800320385）持有的红岭云科技股份有限公司证券：无限售流通股 234,679 股、挂牌前机构类限售股 476,469 股，共 711,148 股至云南省工业投资控股集团有限责任公司名下。

本次扣划完成后，云南省工业投资控股集团有限责任公司合法持有红岭云 4,215,101 股股权，相关股份所有权自《执行裁定书》送达及扣划完成之日起转移。

（二）投资者基本情况

1、法人基本信息

公司名称	云南省工业投资控股集团有限责任公司
法定代表人	王国栋
实际控制人	云南省人民政府国有资产监督管理委员会

成立日期	2008年5月12日
注册资本（单位：元）	8,077,852,348.99
住所/通讯地址	云南省昆明市经济技术开发区顺通大道50号
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；品牌管理；信息系统运行维护服务；园区管理服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司类型	其他有限责任公司
股权结构	云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股53.34%；云南省能源投资集团有限公司持股28.52%；云南铜业（集团）有限公司持股5.28%；云天化集团有限责任公司持股3.96%；云南省财政厅持股3.62%；云南省物流投资集团有限公司持股2.64%；云南锡业集团（控股）有限责任公司持股2.64%。
统一社会信用代码	915301006736373000
是否属于失信联合惩戒对象	否

投资者详细情况见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《云南红岭云科技股份有限公司权益变动报告书》等文件。

二、 所涉及后续事项

本次权益变动后，云南红岭云科技股份有限公司控股股东由无控股股东变更为云南省工业投资控股集团有限责任公司，实际控制人由无实际控制人变更为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《云南红岭云科技股份有限公司控股股东、实际控制人变更公告》（公告编号：2025-034）。

本次股东权益变动事项已涉及披露权益变动报告书，详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《云南红岭云科技股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2025-033）。

三、 备查文件目录

- (一)《云南红岭云科技股份有限公司收购报告书》；
- (二)《云南红岭云科技股份有限公司权益变动报告书》。

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2025年12月26日