江西正邦科技股份有限公司

关于部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为 11,276,554 股，占公司目前总股本的 0.12%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2025 年 12 月 31 日（星期三）。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

2022 年 10 月 27 日，江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）作出（2022）赣 01 破申 51 号《民事裁定书》及（2022）赣 01 破申 52 号《民事裁定书》，分别裁定受理江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东正邦集团有限公司及其一致行动人江西永联农业控股有限公司的重整申请。

2023 年 11 月 3 日，南昌市中级人民法院作出（2022）赣 01 破 38、39 号之二号《民事裁定书》，裁定批准《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实质合并重整计划》（以下简称“重整计划”），并终止正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实质合并重整程序。

根据《重整计划》规定，南昌新振邦企业管理中心(有限合伙)作为正邦集团有限公司与江西永联农业控股有限公司实质合并重整案中的偿债平台，南昌新振邦企业管理中心（有限合伙）将根据股权资产的处置进展，以 1.6 元/股价格认购 1.4415 亿股正邦科技重整过程中转增的上市公司股票，依据《重整计划》规定将这部分股票从管理人账户直接过户至相关债权人的证券账户实施以股抵债，债权人受让的该部分股份自登记至证券账户之日起 12 个月不得转让。

2024 年 12 月 31 日，接到管理人通知，已将 11,276,554 股股份从管理人账

户过户至 19 位债权人的证券账户中。

二、本次申请解除股份限售股东情况

本次申请解除股份限售的 19 位股东为正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司债权人，分别为：中航信托股份有限公司—中航信托·天启【2020】381 号江西永联贷款集合资金信托计划、广东华兴银行股份有限公司广州分行、江西九州创业投资基金管理有限公司—南昌江旅旅游产业投资中心(有限合伙)、中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资有限公司、北京首创融资担保有限公司、江西安远农村商业银行股份有限公司、江苏省农垦米业集团有限公司、湖北三江航天建筑工程有限公司、中原银行股份有限公司、武汉银鹏控股股份有限公司、赣州银行股份有限公司南昌分行、东营市河口区新户镇人民政府、中国化学工程第十六建设有限公司、湖南金霞九鼎农牧有限公司、长安国际信托股份有限公司、江西泰和农村商业银行股份有限公司、湖南快乐通宝科技小额贷款有限公司、广东华兴银行股份有限公司佛山分行，合计数量为 11,276,554 股，占公司目前总股本的 0.12%。

三、相关股东做出的承诺及履行情况

1、关于限售股解禁的承诺：

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限
锁定期承诺	中航信托股份有限公司—中航信托·天启【2020】381 号江西永联贷款集合资金信托计划	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2024 年 12 月 31 日	12 个月
锁定期承诺	广东华兴银行股份有限公司广州分行	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2024 年 12 月 31 日	12 个月
锁定期承诺	江西九州创业投资基金管理有限公司—南昌江旅旅游产业投资中心(有限合伙)	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2024 年 12 月 31 日	12 个月
锁定期承诺	中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2024 年 12 月 31 日	12 个月

锁定期承诺	中银金融资产投资有限公司	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2024 年 12 月 31 日	12 个月
锁定期承诺	北京首创融资担保有限公司	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2024 年 12 月 31 日	12 个月
锁定期承诺	江西安远农村商业银行股份有限公司	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2024 年 12 月 31 日	12 个月
锁定期承诺	江苏省农垦米业集团有限公司	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2024 年 12 月 31 日	12 个月
锁定期承诺	湖北三江航天建筑工程有限公司	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2024 年 12 月 31 日	12 个月
锁定期承诺	中原银行股份有限公司	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2024 年 12 月 31 日	12 个月
锁定期承诺	武汉银鹏控股股份有限公司	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2024 年 12 月 31 日	12 个月
锁定期承诺	赣州银行股份有限公司南昌分行	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2024 年 12 月 31 日	12 个月
锁定期承诺	东营市河口区新户镇人民政府	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2024 年 12 月 31 日	12 个月
锁定期承诺	中国化学工程第十六建设有限公司	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2024 年 12 月 31 日	12 个月
锁定期承诺	湖南金霞九鼎农牧有限公司	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2024 年 12 月 31 日	12 个月
锁定期承诺	长安国际信托股份有限公司	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2024 年 12 月 31 日	12 个月
锁定期承诺	江西泰和农村商业银行股份有限公司	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2024 年 12 月 31 日	12 个月
锁定期承诺	湖南快乐通宝科技小额贷款有限公司	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2024 年 12 月 31 日	12 个月
锁定期承诺	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月	2024 年 12 月 31 日	12 个月

2、承诺履行情况：

本次申请解除股份限售的上述股东承诺受让的转增股票自登记至其证券账户之日起锁定 12 个月，截至本公告披露日，上述股东均严格履行相关锁定期承诺，未出现违反上述承诺的情形。

除上述锁定期承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他承诺。

四、本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营性资金占用、违规担保

等情况

本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用,不存在公司对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

五、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期: 2025 年 12 月 31 日。
- 2、本次解除限售股份的数量: 11,276,554 股, 占公司目前总股本的 0.12%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 19 名。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况:

序号	股东名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次解除限售股份占总股本比例	是否存在质押/冻结情况
1	中航信托股份有限公司—中航信托·天启【2020】381号江西永联贷款集合资金信托计划	3,705,817	3,705,817	0.04%	否
2	广东华兴银行股份有限公司广州分行	1,300,245	1,300,245	0.01%	否
3	江西九州创业投资基金管理有限公司—南昌江旅旅游产业投资中心(有限合伙)	1,453,870	1,453,870	0.02%	否
4	中央企业贫困地区(云南)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	819,524	819,524	0.01%	否
5	中银金融资产投资有限公司	89,932	89,932	0.00%	否
6	北京首创融资担保有限公司	303,747	303,747	0.00%	否
7	江西安远农村商业银行股份有限公司	266,221	266,221	0.00%	否
8	江苏省农垦米业集团有限公司	246,110	246,110	0.00%	否
9	湖北三江航天建筑工程有限公司	98,808	98,808	0.00%	否
10	中原银行股份有限公司	86,748	86,748	0.00%	否
11	武汉银鹏控股股份有限公司	80,745	80,745	0.00%	否
12	赣州银行股份有限公司南昌分行	78,328	78,328	0.00%	否
13	东营市河口区新户镇人民政府	40,809	40,809	0.00%	否
14	中国化学工程第十六建设有限公司	13,072	13,072	0.00%	否

15	湖南金霞九鼎农牧有限公司	2,083	2,083	0.00%	否
16	长安国际信托股份有限公司	2,021,186	2,021,186	0.02%	否
17	江西泰和农村商业银行股份有限公司	363,587	363,587	0.00%	否
18	湖南快乐通宝科技小额贷款有限公司	35,780	35,780	0.00%	否
19	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	269,942	269,942	0.00%	否
合计		11,276,554	11,276,554	0.12%

六、本次解除限售股份上市流通前后股本结构的变化

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后
	股份数量(股)	比例%	数量(股)	股份数量(股)	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	2,027,184,936	21.92	-11,276,554	2,015,908,382	21.79
高管锁定股	234,900	0.00	0	234,900	0.00
首发后限售股	2,026,935,036	21.91	-11,276,554	2,015,658,482	21.79
股权激励限售股	15,000	0.00	0	15,000	0.00
二、无限售条件流通股	7,222,977,653	78.08	11,276,554	7,234,254,207	78.21
三、总股本	9,250,162,589	100.00	0	9,250,162,589	100.00

注：以上数据如存在尾差，是因为四舍五入导致的；

以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表和限售股仓名细表。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三十日