证券代码：874219

证券简称：巨隆股份

主办券商：国金证券

宁波巨隆机械股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次持股变动基本情况

(一) 投资者股份变动情况

股东名称	股份性质	本次股份变动前		本次股份变动后		变动时间	变动方式
		股数(股)	占股本比例	股数(股)	占股本比例
宁波江北创业投资合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	3,000,000	6%	0	0%	-	特定事项协议转让
	其中：无限售股份	3,000,000	6%	0	0%
	有限售股份	0	0%	0	0%
宁波嘉甬敏企业管理有限公司	合计持有股份	0	0%	3,000,000	6%	-	特定事项协议转让
	其中：无限售股份	0	0%	3,000,000	6%

限公 司	有 限售股 份	0	0%	0	0%
宁波 北坤 投资 控股 集团 有限 公司	合计持 有股份	2,000,000	4%	0	0%	- 特定 事 项 协 议 转 让	特定 事 项 协 议 转 让
	其中：无 限售股 份	2,000,000	4%	0	0%
	有 限售股 份	0	0%	0	0%
徐敏	合计持 有股份	9,500,000	19%	11,500,000	23%	- 特定 事 项 协 议 转 让	特定 事 项 协 议 转 让
	其中：无 限售股 份	2,375,000	4.75%	2,875,000	5.75%
	有 限售股 份	7,125,000	14.25%	8,625,000	17.25%

宁波江北创业投资合伙企业（有限合伙）与徐敏、宁波嘉甬敏企业管理有限公司于 2026 年 1 月 9 日签订了《股份回购协议》，约定宁波江北创业投资合伙企业（有限合伙）将其持有的公司股份通过特定事项协议转让方式转让给宁波嘉甬敏企业管理有限公司。特定事项协议转让完成前，宁波江北创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本 6%。本次特定事项协议转让完成后，宁波江北创业投资合伙企业（有限合伙）不再持有公司股份，宁波嘉甬敏企业管理有限公司持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本 6%。

宁波北坤投资控股集团有限公司与徐敏于 2026 年 1 月 9 日签订了《股份回购协议》，约定宁波北坤投资控股集团有限公司将其持有的公司股份通过特定事

项协议转让方式转让给徐敏。特定事项协议转让完成前，宁波北坤投资控股集团有限公司持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本 4%。本次特定事项协议转让完成后，宁波北坤投资控股集团有限公司不再持有公司股份，徐敏持有公司股份 11,500,000 股，占公司股本 23%。

（二）投资者基本情况

1、合伙企业基本信息

企业名称	宁波江北创业投资合伙企业（有限合伙）
合伙类型	有限合伙
执行事务合伙人	宁波蓝湖投资管理有限公司
成立日期	2021 年 12 月 2 日
住所/通讯地址	浙江省宁波市江北区慈城镇庆丰路 799 弄 1 号 119
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业):(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
统一社会信用代码	91330205MA7DUWMA40
是否属于失信联合惩戒对象	否

2、其他主体基本信息

名称	宁波嘉甬敏企业管理有限公司
类型	有限公司
实际控制人名称	徐敏
实际控制人的认定依据	法定代表人
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
其他相关情况	无

名称	宁波北坤投资控股集团有限公司
类型	有限公司
实际控制人名称	王天华
实际控制人的认定依据	法定代表人
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
其他相关情况	无

3、自然人基本信息

姓名	徐敏
性别	男
国籍	中国
是否拥有永久境外居留权	否	无
住所/通讯地址	宁波市江北区振甬路 89 号
是否属于失信联合惩戒对象	否

投资者权益变动情况参见于 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《权益变动报告书》(公告编号：2026-003) 相关内容。

二、所涉及后续事项

上述股份转让事宜拟通过特定事项协议转让方式完成，尚需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请，经审批通过后转让双方到中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。

上述股份转让不会导致公司第一大股东、控股股东及实际控制人变更，不会给公司经营造成不利影响。

宁波巨隆机械股份有限公司

董事会

2026年1月12日