北京汉仪创新科技股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍

暨股份减持计划实施完毕的公告

控股股东谢立群先生及其一致行动人泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）、泰州汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-052），公司控股股东谢立群先生及其一致行动人泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）（以下称“汉仪天下”）、泰州汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下称“汉之源”）计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 10 月 17 日至 2026 年 1 月 16 日）以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,940,000 股（占剔除回购专用账户后公司总股本的 3.00%）（以下简称“本次减持计划”）。

根据上述股份减持计划实施进展情况，公司于 2025 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东及其一致行动人减持公司股份触及 5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2025-067）和《简式权益变动报告书》，本次权益变动后，谢立群先生及其一致行动人汉仪天下、汉之源合计持有公司股份 24,499,975 股，占公司总股本的 24.49998%，占剔除回购专用账户后公司总股本的 24.99997%。

近日，公司收到了控股股东谢立群先生及其一致行动人汉仪天下、汉之源共同出具的《关于减持股份触及 1%整数倍暨减持计划实施完毕的告知函》，获悉谢立群先生及其一致行动人汉仪天下、汉之源于 2025 年 12 月 26 日至 2026 年 1 月 9 日期间通过集中竞价以及大宗交易的方式累计减持公司股份 1,501,400 股，

占公司总股本的 1.50140%，占剔除公司回购股份数量后总股本的 1.53204%。本次减持完成后，谢立群先生及其一致行动人汉仪天下、汉之源合计持有公司股份 22,998,575 股，占公司总股本的 22.99858%，占剔除回购专用账户后公司总股本的 23.46793%，合计持股比例变动触及 1%的整数倍。

自 2025 年 12 月 18 日至 2026 年 1 月 9 日期间，谢立群先生及其一致行动人汉仪天下、汉之源通过集中竞价以及大宗交易的方式累计减持公司股份 2,939,800 股，占公司总股本的 2.93980%，占剔除公司回购股份数量后总股本的 2.99980%，上述减持计划已实施完毕。本次减持计划实施完毕后，谢立群先生及其一致行动人汉仪天下、汉之源合计持有公司股份 22,998,575 股，占公司总股本的 22.99858%，占剔除回购专用账户后公司总股本的 23.46793%。现将有关事项公告如下：

一、股东减持股份触及 1%整数倍的情况

1.基本情况
信息披露义务人之一	谢立群
住所	北京市朝阳区
信息披露义务人之二	泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）
住所	泰兴市黄桥经济开发区兴园路电子商务产业园 B 座 202 室
信息披露义务人的一致行动人	泰州汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
住所	泰兴市黄桥经济开发区胜利东路中小企业创业园 A 棚 407 室
权益变动时间	2025 年 12 月 26 日-2026 年 1 月 9 日
权益变动过程	谢立群先生及其一致行动人汉仪天下、汉之源于 2025 年 12 月 26 日至 2026 年 1 月 9 日期间通过集中竞价以及大宗交易的方式累计减持公司股份 1,501,400 股，占公司总股本的 1.50140%，占剔除公司回购股份数量后总股本的 1.53204%。 本次减持完成后，谢立群先生及其一致行动人汉仪天下、汉之源合计持有公司股份 22,998,575 股，占公司总股本的 22.99858%，占剔除回购专用账户后公司总股本的 23.46793%，合计持股比例变动触及 1%的整数倍。
股票简称	汉仪股份	股票代码	301270
变动方向	上升□ 下降□	一致行动人	有□ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否□

2.本次权益变动情况
股份种类	减持股数(股)	占公司总股本比例(%)	占剔除公司回购股份数量后总股本比例(%)
流通股A股	1,501,400	1.50140	1.53204
合计	1,501,400	1.50140	1.53204
本次权益变动方式(可多选)	<input checked="" type="checkbox"/> 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)
本次增持股份的资金来源	不适用
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份			本次变动后持有股份
		股数(股)	占公司总股本比例(%)	占剔除公司回购股份数量后总股本比例(%)	股数(股)	占公司总股本比例(%)	占剔除公司回购股份数量后总股本比例(%)
谢立群	合计持有股份	7,342,875	7.34288	7.49273	6,510,675	6.51068	6.64355
	其中：无限售条件股份	1,835,719	1.83572	1.87318	1,003,519	1.00352	1.02400
	有限售条件股份	5,507,156	5.50716	5.61955	5,507,156	5.50716	5.61955
泰州汉仪天下投资中心(有限合伙)	合计持有股份	15,705,025	15.70503	16.02554	15,149,825	15.14983	15.45901
	其中：无限售条件股份	15,705,025	15.70503	16.02554	15,149,825	15.14983	15.45901
	有限售条件股份	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
泰州汉之源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	1,452,075	1.45208	1.48171	1,338,075	1.33808	1.36538
	其中：无限售条件股份	1,452,075	1.45208	1.48171	1,338,075	1.33808	1.36538
	有限售条件股份	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
合计	合计持有股份	24,499,975	24.49999	24.99998	22,998,575	22.99858	23.46793
	其中：无限售条件股份	18,992,819	18.99283	19.38043	17,491,419	17.49142	17.84839
	有限售条件股份	5,507,156	5.50716	5.61955	5,507,156	5.50716	5.61955

注 1：上述数值若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。本次权益变动结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。（下方表格同理）

注 2：截至本公告披露之日，公司总股本为 100,000,000 股；回购专用证券账户总股本为 2,000,000 股；剔除回购专用证券账户后的股本为 98,000,000 股。（下方表格同理）

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 公司于 2025 年 9 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-052）。谢立群先生及其一致行动人汉仪天下、汉之源本次减持情况与此前已披露的减持计划一致，减持数量在已披露的减持计划范围内。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

5. 被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	--

6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）

7. 备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
- 2、相关书面承诺文件
- 3、律师的书面意见
- 4、本所要求的其他文件

二、股东本次减持计划实施完成情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例	占剔除公司回购股份数量后总股本比例	减持股份来源
谢立群	集中竞价交易	2026.01.07至2026.01.09	39.24	277,400	0.27740%	0.28306%	公司首次公开发行股票前持有的股份
	大宗交易		36.00	554,800	0.55480%	0.56612%
泰州汉仪天下投资中心(有限合伙)	集中竞价交易	2025.12.18至2025.12.26	38.39	645,500	0.64550%	0.65867%
	大宗交易		35.16	1,291,100	1.29110%	1.31745%
泰州汉之源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	集中竞价交易		37.96	57,000	0.05700%	0.05816%
	大宗交易		34.2	114,000	0.11400%	0.11633%
合计			2,939,800	2.93980%	2.99980%	-

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份			本次减持后持有股份
		股数(股)	占公司总股本比例(%)	占剔除公司回购股份数量后总股本比例(%)	股数(股)	占公司总股本比例(%)	占剔除公司回购股份数量后总股本比例(%)
谢立群	合计持有股份	7,342,875	7.34288	7.49273	6,510,675	6.51068	6.64355
	其中：无限售条件股份	1,835,719	1.83572	1.87318	1,003,519	1.00352	1.02400
	有限售条件股份	5,507,156	5.50716	5.61955	5,507,156	5.50716	5.61955
泰州汉仪天下投资中心(有限合伙)	合计持有股份	17,086,425	17.08643	17.43513	15,149,825	15.14983	15.45901
	其中：无限售条件股份	17,086,425	17.08643	17.43513	15,149,825	15.14983	15.45901
	有限售条件股份	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
泰州汉之源企业管理咨询合伙企业(有	合计持有股份	1,509,075	1.50908	1.53987	1,338,075	1.33808	1.36538
	其中：无限售条件股份	1,509,075	1.50908	1.53987	1,338,075	1.33808	1.36538
	有限售条件股份	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00

限合伙)
合计	合计持有股份	25,938,375	25.93838	26.46773	22,998,575	22.99858	23.46793
	其中：无限售条件股份	20,431,219	20.43122	20.84818	17,491,419	17.49142	17.84839
	有限售条件股份	5,507,156	5.50716	5.61955	5,507,156	5.50716	5.61955

注3：谢立群先生为公司董事、高级管理人员，其所持有限售条件股份均为高管锁定股。

三、其他事项说明

1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、上述股东本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情形。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕，公司已就其减持股份进展情况履行了信息披露义务。

3、本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

四、备查文件

1、谢立群先生及其一致行动人汉仪天下、汉之源共同出具的《关于减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的告知》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2026年1月12日