证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：恒泰长财证券

南京海融医药科技股份有限公司
关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、本次持股变动基本情况

#### (一) 投资者股份变动情况

股东名称	股份性质	本次股份变动前		本次股份变动后		变动时间	变动方式
		股数(股)	占股本比例	股数(股)	占股本比例
海南瑞克卫医药有限公司	合计持有股份	0	0.0000%	6,767,682	11.5498%	2026年1月22日	取得挂牌公司发行的新股
	其中：无限售股份	0	0.0000%	2,516,331	4.2944%
	有限售股份	0	0.0000%	4,251,351	7.2554%

2026 年 1 月 22 日公司 2025 年第一次股票定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，海南瑞克卫医药有限公司通过参与本次股票定向发行认购公司股份 1,097,214 股。本次交易完成后，海南瑞克卫医药有限公司直接持有公司股份 1,097,214 股，直接持股比例由 0.0000% 增至 1.8725%。通过一致行动方式持有公司股份 5,670,468 股，合计持股比例由 0.0000% 增至 11.5498%，触发权益变动。

#### (二) 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要内容

本次股份变动系公司 2025 年第一次股票定向发行所致，公司召开第四届董事会第四次会议和 2025 年第三次临时股东会审议通过了本次定向发行的相关议案，并于 2025 年 11 月 4 日收到由全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2562 号）。除此以外，本次股份变动不涉及其他行政审批、司法裁定等情形。

本次股份变动因海南瑞克卫医药有限公司认购公司 2025 年第一次股票定向发行的新股所致，涉及的协议为海南瑞克卫医药有限公司于 2025 年 12 月 8 日与公司签订的《定向发行认购协议书》，不涉及其他股权转让等协议，详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《南京海融医药科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书(发行对象确定稿)(更正后)》(公告编号: 2025-081)。

### （三）投资者基本情况

#### 1、法人基本信息

公司名称	海南瑞克卫医药有限公司
法定代表人	贵少峰
实际控制人	贵少峰
成立日期	2009 年 12 月 7 日
注册资本（单位：元）	10,000,000
住所/通讯地址	海南省澄迈县老城镇老城开发区南一环路一公里处北侧（海南生态软件园）A-05 号大楼第一层 101 号和 104 号办公室
经营范围	许可项目：药品批发；药品进出口；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第一类

	医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品批发；医疗设备租赁；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
公司类型	其他有限责任公司
股权结构	截至本公告披露日，海南瑞克卫医药有限公司的股权结构如下： 1、华夏心禾（上海）生命科学有限公司持股比例为 60%； 2、黄星辉持股比例为 20%； 3、杜丽娜持股比例为 20%。
统一社会信用代码	914601006989027694
是否属于失信联合惩戒对象	否

海南瑞克卫医药有限公司通过参与公司 2025 年第一次股票定向发行认购公司股份 1,097,214 股。本次交易完成后，海南瑞克卫医药有限公司直接持有公司股份 1,097,214 股，直接持股比例由 0.0000% 增至 1.8725%。通过一致行动方式持有公司股份 5,670,468 股，合计持股比例由 0.0000% 增至 11.5498%，触发权益变动。

## 二、 所涉及后续事项

权益变动前后公司第一大股东未发生变动，控股股东未发生变动，实际控制人未发生变动。

因参与公司 2025 年第一次股票定向发行，海南瑞克卫医药有限公司直接和一致行动方式合计持股比例由 0.0000% 增至 11.5498%，触发权益变动，涉及披

露权益变动报告书，详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《南京海融医药科技股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2026-005）。

除此以外，本次权益变动不涉及其他收购报告书、要约收购报告等文件。

### 三、 备查文件目录

《南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》

《南京海融医药科技股份有限公司权益变动报告书》

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日