证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2026-012

债券代码：113058

转债简称：友发转债

## 天津友发钢管集团股份有限公司

### 关于实际控制人减持公司可转债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、实际控制人配售可转债情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]328号）核准，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日公开发行了2,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200,000.00万元。其中，实际控制人配售9,468,700张，占此次可转债发行总量的47.34%。

#### 二、历次实际控制人减持可转债情况

2022年10月12日-2022年11月30日期间，实际控制人通过集中竞价交易方式减持公司可转债2,301,410张，占公司发行总量的11.51%。详见公司于2022年12月3日披露的《关于实际控制人减持公司可转债的公告》（公告编号：2022-128）。

2022年10月12日-2023年2月6日期间，实际控制人及其一致行动人累计减持公司可转债5,713,600张。详见公司于2023年02月07日披露的《天津友发钢管集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

2023年2月21日-2025年7月8日期间，部分实际控制人通过集中竞价交易方式减持公司可转债2,097,410张，占公司发行总量的10.49%。详见公司于2025年7月9日披露的《关于实际控制人减持公司可转债的公告》（公告编号：2025-081）。

#### 三、本次实际控制人减持可转债情况

近日，公司收到部分实际控制人函告，自2025年7月10日-2026年1月16日，实际控制人减持公司可转债2,003,450张，占公司发行总量的10.02%。具体减持信息如下：

持有人	本次减持前持有数量（张）	本次减持前占发行数量比例	本次减持数量（张）	本次减持数量占持有发行总量比例	本次减持后持有数量（张）	本次减持后占发行总量比例
李茂津	2,890,000	14.45%	1,738,290	8.69%	1,151,710	5.76%
陈克春	169,800	0.85%	169,800	0.85%	0	0
刘振东	249,000	1.25%	95,360	0.48%	153,640	0.77%

合 计	3,308,800	16.54%	2,003,450	10.02%	1,305,350	6.53%
-----	-----------	--------	-----------	--------	-----------	-------

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 19 日