证券代码：430077

证券简称：ST道隆

主办券商：诚通证券

北京道隆华尔软件股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次持股变动基本情况

(一) 投资者股份变动情况

股东名称	股份性质	本次股份变动前		本次股份变动后		变动时间	变动方式
		股数(股)	占股本比例	股数(股)	占股本比例
北京道隆 合创投资合伙企业 (有限合伙)	合计持有股份	855,900	3.64%	2,188,418	9.33%	2026年1月16日	大宗交易
	其中：无限售股份	855,900	3.64%	2,188,418	9.33%
	有限售股份	0	0%	0	0%
鲁巍	合计持有股份	9,539,700	40.67%	10,872,218	46.35%	2026年1	大宗交易

	其中： 无限售 股份	3,787,200	16.15%	5,119,718	21.83%	月 16 日
	有限售 股份	5,752,500	24.52%	5,752,500	24.52%
沈阳 康地 科技 有限 公司	合计持 有股份	1,332,518	5.68%	0	0%	2026 年 1 月 16 日	大宗 交易
	其中： 无限售 股份	1,332,518	5.68%	0	0%
	有限售 股份		0%	0	0%

2026年1月16日，北京道隆合创投资合伙企业（有限合伙）通过大宗交易转让方式增持公司流通合计1,332,518股，拥有权益比例从3.64%变为9.33%。该增持导致鲁巍直接间接合计拥有权益比例从40.67%变为46.35%。

2026年1月16日，沈阳康地科技有限公司通过大宗交易转让方式减持其公司流通股合计1,332,518股，拥有权益比例从5.68%变为0.00%。

（二）投资者基本情况

1、法人基本信息

公司名称	沈阳康地科技有限公司
法定代表人	宋志强
实际控制人	宋志强
成立日期	2007年12月12日
注册资本（单位：元）	3000万元

住所/通讯地址	沈阳市浑南区银卡东路 6 号 339 室
经营范围	计算机软硬件及外部设备、机电设备、通讯器材及充值卡、办公设备、办公家具，仪器仪表的租赁；系统集成和网络技术服务。
公司类型	有限责任公司
股权结构	宋志强持股 31.25%、叶芝岩持股 37.5%、李巧文持股 31.25%
统一社会信用代码	912101126671780697
是否属于失信联合惩戒对象	否

2、合伙企业基本信息

企业名称	北京道隆合创投资合伙企业（有限合伙）
合伙类型	有限合伙
执行事务合伙人	鲁荣延
成立日期	2015 年 10 月 21 日
住所/通讯地址	北京市海淀区中关村东路 16 号院 10 号楼 1506
经营范围	投资管理、投资咨询
统一社会信用代码	91110108MA001BDEXK
是否属于失信联合惩戒对象	否

3、自然人基本信息

姓名	鲁巍
性别	男
国籍
是否拥有永久境外居留权	否
住所/通讯地址	北京市海淀区香山路 81 号院 7 号楼 1-3 层 03
是否属于失信联合惩戒对象	否

二、 所涉及后续事项

上述股份变动不会导致第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化。

上述股份变动情况，涉及投资者披露权益变动报告书，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益变动报告书》（公告编号：2026-001）。本次股东权益变动事项不涉及投资者披露收购报告书、要约收购报告书等文件。

三、 备查文件目录

无

北京道隆华尔软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日