证券代码：874225

证券简称：凯龙洁能

主办券商：浙商证券

## 新疆凯龙清洁能源股份有限公司

### 关于股东所持公司股票自愿限售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次股票自愿限售数量共计 21,120,798 股，占公司总股本 12.80%，涉及自愿限售股东 16 名。

## 二、本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

序号	股东姓名或名称	是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人	是否为控股股东、实际控制人的亲属，如是，说明亲属关系*	是否为公开发行前直接持有10%以上股份的股东*	是否为公开发行前未直接持有但可实际支配10%以上股份表决权的相关主体*	董事、监事、高级管理人员任职情况	截止2025年12月31日持股数量	本次自愿限售前已处于限售登记状态的股票数量	本次自愿限售登记股票数量	本次限售股数占公司总股本比例	自愿限售期间	本次限售后该股东所持的无限售条件股份数量
1	苟思思	否	否	否	否	否	7,294,998	0	7,294,998	4.42%	自取得公司股份之日起12个月	0
2	卢彧	否	否	否	否	否	7,214,800	0	7,214,800	4.37%	自取得公司股份之日起12个月	0

3	车美英	否	否	否	否	否	1,400,000	0	1,400,000	0.85%	自取得公司股份之日起12个月	0
4	刘显虹	否	否	否	否	否	890,202	0	890,202	0.54%	自取得公司股份之日起12个月	0
5	谢燕	否	否	否	否	否	760,000	0	760,000	0.46%	自取得公司股份之日起12个月	0
6	董恒	否	否	否	否	否	590,000	0	590,000	0.36%	自取得公司股份之日起12个月	0

										月
7	饶淑芳	否	否	否	否	否	520,000	0	520,000	0.32%	自取得公司股份之日起12个月	0
8	唐学文	否	否	否	否	否	400,000	0	400,000	0.24%	自取得公司股份之日起12个月	0
9	李博	否	否	否	否	否	394,700	0	394,700	0.24%	自取得公司股份之日起12个月	0
10	黄伟	否	否	否	否	否	350,000	0	350,000	0.21	自取得公司股份之日起12个月	0

										起 12 个 月
11	周游	否	否	否	否	否	310,000	0	310,000	0.19%	自取得 公司股 份之日 起 12 个 月
12	王宇峰	否	否	否	否	否	300,000	0	300,000	0.18%	自取得 公司股 份之日 起 12 个 月
13	周伶俐	否	否	否	否	否	250,000	0	250,000	0.15%	自取得 公司股 份之日 起 12 个 月
14	窦一畅	否	否	否	否	否	200,000	0	200,000	0.12%	自取得 公司股

										份之日 起 12 个 月
15	吴启伟	否	否	否	否	否	146,098	0	146,098	0.09%	自取得 公司股 份之日 起 12 个 月
16	彭红	否	否	否	否	否	100,000	0	100,000	0.06%	自取得 公司股 份之日 起 12 个 月

挂牌公司已于 2026 年 1 月 20 日对上述股票申请限售。

### 三、本次股票自愿限售的依据及解除条件

本次限售的依据为：《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》“1-2 申报前引入新股东与增资扩股”之“一、发行人申报前 12 个月通过增资或股份转让产生新股东的，应按照以下要求做好相关工作：（一）发行人应当按照北交所信息披露相关规定，在招股说明书中披露新股东的基本情况、入股原因、入股价格及定价依据，新股东与发行人其他股东、董事、监事（如有）、高级管理人员是否存在关联关系，新股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系，新股东及其持股主体、其他股东之间是否存在股份代持情形。新股东间以及新股东的直接或间接控制主体间存在一致行动关系的，应当充分披露一致行动关系类型、持续期间及稳定性等内容。新股东属于战略投资者的，应予注明并说明具体战略关系。新股东如为法人，应披露其股权结构及实际控制人（如有）；如为自然人，应披露其基本信息；如为合伙企业，应概括披露合伙企业的普通合伙人及其实际控制人（如有）、有限合伙人的基本信息。最近一年末资产负债表日后增资扩股引入新股东的，申报前须增加一期审计。

上述新股东应当承诺其所持新增股份自取得之日起 12 个月内不得转让。

（二）发行人在全国股转系统挂牌、境外证券交易所上市交易期间通过集合竞价、连续竞价、做市交易等方式新增的股东，以及因继承、执行法院判决或仲裁裁决、执行国家法规政策要求或由省级及以上人民政府主导取得发行人股份的新股东，可以申请豁免本条规定的披露、核查与股份锁定要求。”

根据上述规定，荀思思、卢彧、车美英、刘显虹、谢燕、董恒、饶淑芳、唐学文、李博、黄伟、周游、王宇峰、周伶俐、窦一畅、吴启伟、彭红共 16 名股东（以 2025 年 12 月 31 日股东名册为准）出具了《新疆凯龙清洁能源股份有限公司及相关股东关于提请协助出具限售股份登记函的申请书》，申请对所持股份进行自愿限售。

### 四、本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质	数量(股)	百分比(%)
无限售条件的股份	18,501,502	11.21%
有限售条件的股份	1、高管股份	43,715,500
	2、个人或基金	21,320,798
	3、其他法人	81,462,200
	4、其他	-

	有限售条件股份合计	146,498,498	88.79%
	总股本	165,000,000	100%

## 五、 其他情况

公司将及时在中国证券登记结算有限责任公司办理完成自愿限售登记。

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

董事会

2026年1月20日