证券代码：838883

证券简称：酒便利

主办券商：光大证券

河南酒便利商业股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次持股变动基本情况

(一) 投资者股份变动情况

股东名称	股份性质	本次股份变动前		本次股份变动后		变动时间	变动方式
		股数(股)	占股本比例	股数(股)	占股本比例
河南侨华商业管理有限公司	合计持有股份	39,799,980	52.98%	1,487,861	1.98%	2026年1月16日	执行法院裁定
	其中：无限售股份	17,414,463	23.18%	1,487,861	1.98%
	有限售股份	22,385,517	29.80%	0	0.00%
共青城创东方华科股权投资	合计持有股份	0	0.00%	38,312,119	51.00%	2026年1月16日	执行法院裁定
	其中：无限售股份	0	0.00%	15,926,602	21.20%
		0	0.00%	22,385,517	29.80%

合伙企业 (有限合伙)	有限售股份
----------------	-------	--	--	--	--	--

(二) 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要内容

共青城创东方华科股权投资合伙企业(有限合伙)于2026年1月16日收到杭州市上城区人民法院做出的(2025)浙0102执8710号之二、之三、之四《执行裁定书》，裁定如下：一、解除对被执行人河南侨华商业管理有限公司持有的酒便利(证券代码：838883)15,926,602股无限售流通股、22,385,517股挂牌后机构类限售股股票的查封。二、被执行人河南侨华商业管理有限公司持有的酒便利(证券代码：838883)15,926,602股无限售流通股、22,385,517股挂牌后机构类限售股股票的所有权及相应的其他权利归买受人共青城创东方华科股权投资合伙企业(有限合伙)(统一社会信用代码：91360405MA7NGGJE7E)所有。三、买受人共青城创东方华科股权投资合伙企业(有限合伙)三十日内持本裁定到登记机构办理相关产权过户登记手续。

(三) 投资者基本情况

1、法人基本信息

公司名称	河南侨华商业管理有限公司
法定代表人	蔡立斌
实际控制人	余增云
成立日期	2021年6月3日
注册资本(单位：元)	60,000万元
住所/通讯地址	河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路11号18层1804号

经营范围	一般项目：食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；日用百货销售；办公设备耗材销售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子产品销售；企业管理；品牌管理；广告设计、代理；图文设计制作；平面设计；广告制作；软件开发；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：烟草制品零售；保健食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
股权结构	浙江侨华商贸有限公司持有河南侨华商业管理有限公司 100% 股权
统一社会信用代码	91410100MA9GY7HW2A
是否属于失信联合惩戒对象	否

2、合伙企业基本信息

企业名称	共青城创东方华科股权投资合伙企业（有限合伙）
合伙类型	有限合伙
执行事务合伙人	深圳市创东方资本管理有限公司
成立日期	2022 年 4 月 12 日
住所/通讯地址	江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、

	资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
统一社会信用代码	91360405MA7NGGJE7E
是否属于失信联合惩戒对象	否

有关河南侨华商业管理有限公司、共青城创东方华科股权投资合伙企业（有限合伙）基本情况参见上述信息披露义务人披露的有关权益变动报告书相关内容。

二、 所涉及后续事项

本次股东持股情况变动导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化，有关变更后的第一大股东、控股股东、实际控制人的股权结构、本次持股变动对公司的影响、相关风险提示等内容详见收购人披露的有关收购报告书。

上述股份变动等事项涉及投资者披露权益变动报告书、收购报告书。

三、 备查文件目录

- (一) 法院作出有关执行裁定文书；
- (二) 收购人收购报告书；
- (三) 有关权益变动报告书。

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2026年1月20日