## 北京普发动力控股股份有限公司

### 关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、本次持股变动基本情况

##### (一) 投资者股份变动情况

股东名称	股份性质	本次股份变动前		本次股份变动后		变动时间	变动方式
		股数(股)	占股本比例	股数(股)	占股本比例
吉凯滨	合计	3,358,75	5.5717%	6,728,75	11.1621%	2026年1月20日	特定事项协议转让
	持有股份	0		0
	其中：无限售股份	836,875	1.3883%	4,206,875	6.9787%
武桥重工控股集团有限公司	有限售股份	2,521,875	4.1834%	2,521,875	4.1834%	2026年1月20日	特定事项协议转让
	合计	5,561,25	9.2254%	2,191,25	3.635%
	持有股份	0		0
	其中：无限售股份	5,561,25	9.2254%	2,191,25	3.635%
		0		0

	有 限售股份	0	0%	0	0%
--	-----------	---	----	---	----	--	--

备注：1、上表合计股份仅指投资人直接持股情况。

2、变动时间仅指双方签署《股权转让协议》日期，具体时间尚需全国股转公司审核同意并在中国结算办理登记。

公司股东武桥重工控股集团有限公司拟通过特定事项协议转让方式减持挂牌公司股3,370,000股，直接持股比例从9.2254%变
为3.635%。

公司股东吉凯滨拟通过特定事项协议转让方式增持挂牌公司
股份3,370,000股，直接持股比例从5.5717%变为11.1621%，吉凯
滨及其一致行动人合计持股比例从26.33%变为31.9204%。

(二) 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定
书的主要内容

2026年1月20日，公司股东武桥重工控股集团有限公司与吉
凯滨签订了《股份转让协议》，协议约定武桥重工控股集团有限公
司将其持有的挂牌公司共计3,370,000股股份以3.48元/股的价格
转让给吉凯滨。本次协议转让不存在任何有关业绩承诺及补偿等特
殊事项及任何纠纷及潜在的纠纷等情况。

(三) 投资者基本情况

1、法人基本信息

公司名称	武桥重工控股集团有限公司
法定代表人	黄雍
实际控制人	黄雍

成立日期	2007年9月29日
注册资本（单位：元）	6009万元
住所/通讯地址	武汉市汉阳区汉阳大道140号闽东国际城3幢A单元22层2208号房
经营范围	智能装备研发；商务、信息咨询（不含证券投资咨询）；实业投资；企业策划；市场调查与研究；建筑装潢材料、金属材料（不含贵金属）、纺织品、办公用品、家用电器、五金交电、化工产品（不含危险化学品和国家限制经营的化工产品）批发与零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
股权结构	黄雍 40.74%; 任继新 0.38%; 严汉平 0.48%; 陈维克 2.38%; 汪晓岚 2.60%; 王献忠 1.50%; 黄克瑞 0.68%; 浦伟忠 1.30%; 辛俊钢 0.28%; 祝岚 0.25%; 严元利 0.23%; 杨堃 0.32%; 唐文斌 0.30%; 王经雄 0.25%; 张菊华 0.22%; 蔡嘉伟 0.38%; 吴治龙 0.30%; 徐龙高 0.40%;

	葆红 0.12%; 陈明生 0.25%; 江安 1.31%; 简靖锋 5.99%; 廖晓庆 5.66%; 石求精 2.18%; 黄峰 2.75%; 周湘桥 2.06%; 孙 波 7.51%; 吕辉 1.86%; 田淑琼 0.28%; 朝晖 5.87%; 严利军 0.30%; 范杰 0.62%; 刘国平 0.23%; 张建钢 0.23%; 张勇 0.58%; 叶巩固 0.28%; 姚敏 5.86%; 黄 浦 0.25%; 周俊 0.22%; 李志诚 0.50%; 斌武 0.27%; 吴艳明 0.28%; 李建伟 0.30%; 王剑 0.88%; 杨长虹 0.37%。
统一社会信用代码	91420000665496338E
是否属于失信联合惩戒 对象	否

## 2、自然人基本信息

姓名	吉凯滨
性别	男
国籍	中国
是否拥有永久境外居留 权	否	-
住所/通讯地址	哈尔滨市道里区紫园路 9 号

是否属于失信联合惩戒对象	否
--------------	---

公司股东吉凯滨先生拟通过特定事项协议转让方式增持挂牌公司股份 3,370,000 股，本次交易后吉凯滨先生直接持有挂牌公司股份由 3,358,750 股变为 6,728,750 股，直接持股比例从 5.5717% 变为 11.1621%，吉凯滨及其一致行动人合计持股比例从 26.33% 变为 31.9204%。

## 二、所涉及后续事项

上述股份变动未导致公司第一大股东、控股股东及实际控制人的变更，公司无实际控制人，公司第一大股东仍为哈尔滨交通集团有限公司。不会对公司持续经营产生不利影响。

本次权益变动涉及投资者披露权益变动报告书，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《权益变动报告书》（公告编号：2026-004）。

本次股份转让尚需全国股转公司审核同意，并在取得其出具的确认文件后，方可向中国结算申请办理股份转让过户登记。

上述股份变动等事项，不涉及收购报告书、要约收购报告书等文件。

## 三、备查文件目录

(一)《权益变动报告书》；

(二)《股份转让协议》。

北京普发动力控股股份有限公司

董事会

2026年1月21日