公告编号：2026-006

证券代码：873845        证券简称：鑫宇科技           主办券商：一创投行

河南鑫宇光科技股份有限公司

关于股东所持公司股票自愿限售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 本次股票自愿限售数量共计 6,094,540 股，占公司总股本 4.62%，涉及自愿限售

股东 3 名。

公告编号：2026-006

二、 本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

挂牌公司已于 2026 年 1 月 28 日对上述股票申请限售。

序

号

股东姓名或

名称

是否为

控股股

东、实际

控制人

或其一

致行动

人

是否为

控股股

东、实

际控制

人的亲

属，如

是，说

明亲属

关系*

是否为

公开发

行前直

接持有

10%以上

股份的

股东*

是否为公开

发行前未直

接持有但可

实际支配

10%以上股

份表决权的

相关主体*

董事、监

事、高级

管理人员

任职情况

截止 2025

年 12月

30日持股

数量

本次自

愿限售

前已处

于限售

登记状

态的股

票数量

本次自愿

限售登记

股票数量

本次限

售股数

占公司

总股本

比例

自愿限售期间

本次限

售后该

股东所

持的无

限售条

件股份

数量

1 周丽红 否 否 否 否 不适用 4,503,894 0 4,503,894 3.4110% 2025 年 12 月 30 日

至

2026 年 12 月 31 日

0

2 成都华西金

智银创股权

投资基金合

伙企业（有

限合伙）

否 否 否 否 不适用 1,490,646 0 1,490,646 1.1289%

2025 年 12 月 30 日

至

2026 年 12 月 31 日

0

3 申绍霞 否 否 否 否 不适用 100,000 0 100,000 0.0757% 2025 年 12 月 30 日

至

2026 年 12 月 31 日

0

三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件

因鑫宇科技股票自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 12 月 26 日期间收盘价涨幅累计达

到 182.24%，股价严重偏离市场和行业走势。为了稳定二级市场股票价格，降低投资者

投资风险，支持公司长期稳定发展，股东周丽红、成都华西金智银创股权投资基金合伙

企业（有限合伙）、申绍霞等 3 名股东，与公司协商一致，自愿限售所持鑫宇科技全部

股份，限售 12 个月，限售期为 2025 年 12 月 30 日至 2026 年 12 月 31 日。

四、 本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质 数量（股） 百分比（%）

无限售条件的股份 74,230,121 56.2183%

有限售条件的股

份

1、高管股份 41,886,232 31.7226%

2、个人或基金 15,922,725 12.0591%

3、其他法人 0 0%

4、其他 0 0%

有限售条件股份合计 57,808,957 43.7817%

总股本 132,039,078 100%

五、 其他情况

公司将根据相关规定及时在中国证券登记结算有限责任公司办理完成自愿限售登

记。

六、 备查文件

（一）《河南鑫宇光科技股份有限公司及相关股东关于提请协助出具限售股份登记

函的申请书》；

（二）全体股东名册;

（三）股票限售申请书。

河南鑫宇光科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日  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