证券代码：871296

证券简称：风炫文化

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海风炫文化传媒股份有限公司 关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次持股变动基本情况

(一) 投资者股份变动情况

股东名称	股份性质	本次股份变动前		本次股份变动后		变动时间	变动方式
		股数(股)	占股本比例	股数(股)	占股本比例
邢琦	合计持有股份	272,875	5.0125%	215.157	3.9523%	2026年1月28日	竞价
	其中：无限售股份	57,718	1.0602%	0	0%
	有限售股份	215,157	3.9523%	215,157	3.9523%
上海盛顿实业有限公司	合计持有股份	217,127	3.9885%	274,645	5.0450%	2026年1月28日	竞价
	其中：无限售股份	217,127	3.9885%	274,645	5.0450%

有 限售股 份	0	0%	0	0%
---------------	---	----	---	----	--	--

邢琦于 2026 年 01 月 28 日通过竞价交易方式减持公司股份 57,718 股，邢琦拥有公司股东权益比例从 5.0125% 变为 3.9523%。

上海盛顿实业有限公司于 2026 年 01 月 28 日通过竞价交易方式增持公司股份 57,518 股，增持后，上海盛顿实业有限公司拥有公司股东权益比例从 3.9885% 变为 5.0450%，上海盛顿实业有限公司及其一致行动人上海世明文化传播有限公司合计拥有公司股东权益比例从 22.3577% 变为 23.4142%。

（二）投资者基本情况

1、法人基本信息

公司名称	上海盛顿实业有限公司
法定代表人	杨志田
实际控制人	杨志田
成立日期	2003 年 10 月 30 日
注册资本（单位：元）	60,000,000.00
住所/通讯地址	嘉定区兴贤路 1388 号 4 幢 2067 室
经营范围	机械设备、电子设备、金属材料、金属制品、五金交电、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建材、办公设备、电力设备的销售，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的技术开发、销售，一类医疗器械技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，投资咨询（除金融、证券），汽车租赁，企业形象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司类型	有限责任公司
股权结构	自然人投资或控股
统一社会信用代码	9131011475573407XA
是否属于失信联合惩戒对象	否

2、自然人基本信息

姓名	邢琦
性别	女
国籍	中国
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
住所/通讯地址	上海市黄浦区湖滨路 222 号领展企业天地 15 楼 1502 室
是否属于失信联合惩戒对象	否

邢琦于 2026 年 01 月 28 日通过竞价交易方式减持公司股份 57,718 股，邢琦拥有公司股东权益比例从 5.0125% 变为 3.9523%。

上海盛顿实业有限公司于 2026 年 01 月 28 日通过竞价交易方式增持公司股份 57,518 股，增持后，上海盛顿实业有限公司拥有公司股东权益比例从 3.9885% 变为 5.0450%，上海盛顿实业有限公司及其一致行动人上海世明文化传播有限公司合计拥有公司股东权益比例从 22.3577% 变为 23.4142%。

二、所涉及后续事项

上述股份变动，未导致第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化，本次股份变动不会对公司生产经营造成不利影响。

上述股份变动等事项不涉及投资者披露权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告等。

三、备查文件目录

《持股 5%以上股东每日持股变化清单》

上海风炫文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日