中公教育科技股份有限公司 关于股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、本次司法拍卖尚在公告阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定司法裁定程序、股权变更过户等步骤环节，并且存在流拍风险，最终拍卖能否成功存在不确定性。

2、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规则的相关规定。

3、截至本公告披露日，鉴于控股股东及其一致行动人持有的本公司股份累计被质押及冻结比例较高，存在债务负担较重、资金链紧张的情况，若后续未能以其除持有公司股票以外的资产偿还债务，则其持有的公司股份存在后续被采取司法处置或强制执行等风险，进而影响公司控制权稳定性。请投资者注意相关风险。

一、本次股东股份将被拍卖基本情况

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东李永新通知，获悉公司控股股东李永新所持有的本公司部分股份将被北京市第一中级人民法院拍卖，具体事项如下：

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次拍卖股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	拍卖时间	拍卖人	原因
李永新	是	183,886,641	21.92%	2.98%	否	2026年2月26日至2026年2月27日	北京市第一中级人民法院	借款担保纠纷
合计	—	183,886,641	21.92%	2.98%	—	—	—	—

北京市第一中级人民法院在执行浙商金汇信托股份有限公司与被执行人李永新借款担保纠纷案的过程中，将于2026年2月26日至2026年2月27日止（延时的除外）在淘宝网络司法拍卖平台上（网址：<https://sf.taobao.com>）公开拍卖李永新名下合计183,886,641股中公教育股份。本次拍卖以公告日（2026年1月26日）作为基准日，以基准日前二十个交易日的收盘价均价（2.90元/股）乘以总股数作为处置参考价，以参考价的81%作为起拍价。

二、股东股份累计被拍卖的情况

截至本公告披露日，除上述拟被拍卖的股份外，公司控股股东李永新及其一致行动人鲁忠芳所持股份累计被司法拍卖情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被拍卖数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
鲁忠芳	124,651,798	2.02%	0	0.00%	0.00%
李永新	838,907,232	13.60%	48,000,000	5.72%	0.78%
北京中公未来信息咨询中心（有限合伙）	80,000,000	1.30%	0	0.00%	0.00%
合计	1,043,559,030	16.92%	48,000,000	4.60%	0.78%

三、其他事项

1、本次司法拍卖尚在公告阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定司法裁定程序、股权变更过户等步骤环节，并且存在流拍风险，最终拍卖能否成功存在不确定性。

2、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规则的相关规定。

3、截至本公告披露日，鉴于控股股东及其一致行动人持有的本公司股份累计被质押及冻结的比例较高，存在债务负担较重、资金链紧张的情况，若后续未能以其除持有公司股票以外的资产偿还债务，则其持有的公司股份存在后续被采取司法处置或强制执行等风险，进而影响公司控制权稳定性。请投资者注意相关风险。

4、本次司法拍卖对公司治理及日常生产经营暂不构成重大不利影响。公司将持续关注上述股东股票被拍卖的后续进展，并依照法律法规及时督促股东履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

1、北京市第一中级人民法院拍卖公告。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

2026年1月28日