证券代码：603268

证券简称：*ST 松发

公告编号：2026-013

广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本业绩预告的具体适用情形：
 - 1、2024 年度，因触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条规定的情形，公司股票已被实施退市风险警示；
 - 2、2025 年度，公司净利润实现扭亏为盈。
- 经财务部门初步核算，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年年度实现利润总额为 280,000.00 万元到 310,000.00 万元，预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 240,000.00 万元到 270,000.00 万元，预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 180,000.00 万元到 210,000.00 万元。预计 2025 年年度营业收入为 2,000,000.00 万元到 2,200,000.00 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 1,500,000.00 万元到 1,700,000.00 万元。预计 2025 年年末净资产为 900,000.00 万元到 1,000,000.00 万元。

一、本期业绩预告情况

(一) 业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(二) 业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计 2025 年年度实现利润总额 280,000.00 万元到 310,000.00 万元，预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润

240,000.00 万元到 270,000.00 万元，预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 180,000.00 万元到 210,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。

预计 2025 年年度营业收入为 2,000,000.00 万元到 2,200,000.00 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 1,500,000.00 万元到 1,700,000.00 万元。

预计 2025 年年末净资产为 900,000.00 万元到 1,000,000.00 万元。

(三) 公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方对本次业绩预告内容不存在重大分歧。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司被实施退市风险警示情形预计将消除的情况出具了专项说明，具体内容详见公司同日发布的《关于广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年度因财务类指标涉及退市风险警示有关情形消除预审计情况的专项说明》（中汇会专[2026]0155 号）。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一) 利润总额：-7,585.56 万元，归属于母公司所有者的净利润：-7,664.24 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-7,834.37 万元。

(二) 每股收益：-0.62 元。

(三) 营业收入：27,481.43 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入：27,395.96 万元。

(四) 期末净资产：151.30 万元。

三、本期业绩预盈的主要原因

(一) 报告期内，公司完成重大资产重组，主营业务从传统陶瓷制造企业变更为高增长的船舶制造行业。置入资产恒力重工集团有限公司（以下简称“恒力重工”）具备全球领先的船舶制造能力，业务涵盖发动机自主生产、船舶制造等环节，并实现 LNG、甲醇等双燃料全覆盖，构建了从核心部件到整船的完整产业链。本次重组完成后，置入资产成为公司业绩增长的核心来源，公司依托恒力重工的高盈利能力，叠加全球船舶市场需求旺盛，在手订单充足，显著提升了整体盈利能力和抗风险能力。

(二) 合并报表范围变化及非经营性损益的影响

1、本次重组相关标的的交割事宜于 2025 年 5 月办理完毕，恒力重工 100% 股权纳入合并报表范围。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

号——非经常性损益》的相关规定，公司本次重组的置入资产恒力重工期初至合并日的当期净损益计入非经常性损益项目，影响金额约为 52,000.00 万元。

2、报告期内，公司收到的政府补助与上年同期相比大幅增加。

（三）与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入的影响

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件第七号《财务类退市指标：营业收入扣除》有关规定，公司本次重组的置入资产恒力重工期初至合并日的收入计入与主营业务无关的业务收入，影响金额约为 500,000.00 万元。

四、风险提示

（一）本次业绩预告中的财务数据未经会计师审计，为财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。公司 2025 年度业绩具体数据将在《2025 年年度报告》中详细披露，公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（二）截至目前，公司审计工作尚在进行中，最终的审计意见尚未形成。若公司出现 2025 年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明事项

（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）关于公司股票可能被撤销风险警示或者终止上市的说明

公司于 2025 年 4 月 28 日披露了《2024 年年度报告》，公司因 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项规定，上海证券交易所于 2025 年 4 月 29 日起对公司股票实施“退市风险警示”。若公司 2025 年度出现《股票上市规则》第 9.3.7 条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

报告期内，公司积极主动采取相关措施，以重大资产置换及发行股份购买资产的方式置出全部资产及经营性负债，同时置入恒力重工 100%股权，战略性退出日用陶瓷制品制造行业，进入发展前景良好的船舶制造行业。本次交易完成后，上市公司的财务状况及经营业绩得到大幅改善。若公司 2025 年度未出现《股票上市规则》第 9.3.7 条规定的情形，可以根据相关规则在年度报告披露后 5 个交易日，向上海证券交易所申请撤销对其股票实施的退市风险警示。

公司发布的信息以《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日