无锡吉冈精密科技股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次股票解除限售数量总额为 1,743,490 股，占公司总股本 0.6547%，可交易时间为 2026 年 2 月 4 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号	股东姓名或名称	是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人	任职情况	本次解限售原因	本次解除限售登记股票数量	本次解除限售股数占公司总股本比例	尚未解除限售的股票数量
1	张玉霞	是	董事	C	621,320	0.2333%	53,938,864
2	周斌	是	核心员工	C	621,320	0.2333%	1,254,347
3	刘波	否	核心员工	C	700	0.0003%	1,400
4	王亚东	否	核心员工	C	4,200	0.0016%	8,400
5	李晓松	否	核心员工	C	112,700	0.0420%	225,400
6	王成政	否	核心员工	C	700	0.0003%	1,400
7	范存贵	否	核心员工	C	98,000	0.0368%	196,000
8	董建	否	核心员工	C	700	0.0003%	4,200
9	张伟中	否	核心员工	C	82,250	0.0309%	168,700
10	方圣莱	否	核心员工	C	4,200	0.0016%	8,400
11	朱冬翔	否	核心员工	C	11,900	0.0045%	107,800
12	黄栋	否	核心员工	C	4,200	0.0016%	8,400
13	顾伟峰	否	核心员工	C	9,800	0.0037%	61,600

14	宋开珍	否	核心员工	C	2,100	0.0008%	4,200
15	王大威	否	核心员工	C	11,200	0.0042%	106,400
16	刘华侨	否	核心员工	C	2,100	0.0008%	4,200
17	骆君	否	核心员工	C	7,700	0.0029%	43,400
18	周宗于	否	核心员工	C	11,200	0.0042%	30,800
19	郭义娟	否	核心员工	C	700	0.0003%	1,400
20	季斌	否	核心员工	C	11,200	0.0042%	22,400
21	陆徐烨	否	核心员工	C	700	0.0003%	1,400
22	陆善磊	否	核心员工	C	7,000	0.0026%	56,000
23	谢浩强	否	核心员工	C	3,500	0.0013%	7,000
24	于利荣	否	核心员工	C	1,400	0.0005%	2,800
25	朱建	否	核心员工	C	4,200	0.0016%	8,400
26	李永刚	否	核心员工	C	700	0.0003%	1,400
27	张龙龙	否	核心员工	C	7,000	0.0026%	14,000
28	耿孟男	否	核心员工	C	700	0.0003%	1,400
29	黄红霞	否	核心员工	C	11,200	0.0042%	22,400
30	张丹丹	否	核心员工	C	700	0.0003%	1,400
31	丁称称	否	核心员工	C	9,100	0.0034%	18,200
32	李正泉	否	核心员工	C	700	0.0003%	7,000
33	武春露	否	核心员工	C	14,000	0.0050%	56,000
34	高小丽	否	核心员工	C	700	0.0003%	4,200
35	徐振南	否	核心员工	C	5,600	0.0021%	11,200
36	张翔	否	核心员工	C	2,100	0.0008%	7,000
37	王彪	否	核心员工	C	3,500	0.0013%	7,000
38	任进	否	核心员工	C	2,100	0.0008%	5,600
39	魏巍	否	核心员工	C	7,000	0.0026%	14,000
40	王众	否	核心员工	C	3,500	0.0013%	7,000
41	卢有田	否	核心员工	C	4,200	0.0016%	8,400
42	朱长燕	否	核心员工	C	5,600	0.0021%	33,600

43	于海龙	否	核心员工	C	4,200	0.0016%	8,400
44	王凯	否	核心员工	C	700	0.0003%	1,400
45	龚将军	否	核心员工	C	4,200	0.0016%	8,400
46	杜汶虹	否	核心员工	C	700	0.0003%	1,400
47	周红雷	否	核心员工	C	700	0.0003%	1,400
48	郑华	否	核心员工	C	700	0.0003%	1,400
49	费纪平	否	核心员工	C	7,000	0.0026%	14,000
50	杨萍	否	核心员工	C	700	0.0003%	1,400
51	文忠富	否	核心员工	C	4,900	0.0018%	9,800
52	徐铁柱	否	核心员工	C	4,200	0.0016%	8,400
53	向权	否	核心员工	C	2,100	0.0008%	4,200
合计			—	1,743,490	0.6547%	56,553,311

注：解除限售原因：

- A 董事、高级管理人员每年解除限售
- B 离任董事、监事、高级管理人员解除限售
- C 自愿限售解除限售
- D 限制性股票解除限售
- E 公开发行前特定主体股票解除限售
- F 参与战略配售取得股票解除限售
- G 其他（说明具体原因）

自愿限售解除情况说明：

根据公司《2022年股权激励计划（草案）（更正后）》中的关于额外限售期的相关规定，本次激励计划获授限制性股票，在每批次限售期届满之日起的12个月后，分两年分别按50%、50%的比例分两批次解除限售。

根据相关规定本次申请解除限售登记的股票为第一期解除限售部分的第二个50%，已满足额外限售期承诺要求。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质		数量(股)	百分比
无限售条件的股份		73,331,873	27.54%
有限售条件的股份	1、高管股份	170,130,700	63.88%
	2、个人或基金	17,492,807	6.57%

	3、其他法人	0	0.00%
	4、限制性股票	5,351,780	2.01%
	5、其他	0	0.00%
	有限售条件股份合计	192,975,287	72.46%
	总股本	266,307,160	100.00%

四、其它情况

- (一) 申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
- (二) 不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形
- (三) 不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况
- (四) 在本次解除限售的股票中，不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的限售股份
- (五) 其他说明事项

本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号—股份减持》等规定的减持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- (一)《无锡吉冈精密科技股份有限公司解除限售申请书》;
- (二)《无锡吉冈精密科技股份有限公司股票解除限售申请表》;
- (三)《中国证券登记结算有限责任公司北京分公司解除限售变更登记申报明细清单》;
- (四)《中国证券登记结算有限责任公司北京分公司关于发布解除限售公告的通知》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日