证券代码：874363

证券简称：海奥斯

主办券商：招商证券

## 山东海奥斯生物科技股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、本次股票解除限售数量总额为 43,182,695 股，占公司总股本 60.65%，可交易时间为 2026 年 2 月 5 日。**

**二、本次股票解除限售的明细情况及原因**

单位：股

序号	股东姓名或名称	是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人	董事、监事、高级管理人员任职情况	本次解限售原因	本次解除限售登记股票数量	本次解除限售股数占公司总股本比例	尚未解除限售的股 票数量 <sup>1</sup>
1	淄博艺林财务咨询有限公司	是	否	AD	8,008,475.00	11.25%	16,016,950
2	淄博奥升企业管理咨询服务有限公司	是	否	AD	5,833,333	8.19%	11,666,667
3	淄博金中大经贸有限公司	否	否	D	3,559,304	5.00%	0
4	任超远	否	否	D	1,334,746	1.87%	0
5	张焕伟	否	否	D	900,000	1.26%	0
6	徐新建	否	否	D	889,830	1.25%	0
7	巩端生	否	否	D	889,830	1.25%	0
8	白勇	否	否	D	889,830	1.25%	0
9	任广信	否	否	D	889,830	1.25%	0
10	甘瑞娟	否	否	D	889,830	1.25%	0
11	耿衍瑞	否	否	D	889,830	1.25%	0
12	卢少君	否	否	D	889,830	1.25%	0
13	孙飞	否	否	D	889,830	1.25%	0
14	耿殿明	否	否	D	889,830	1.25%	0
15	曹忠林	否	否	D	444,917	0.62%	0
16	王克勤	否	否	D	444,917	0.62%	0
17	于修滨	否	否	D	444,917	0.62%	0
18	付立春	否	否	D	444,917	0.62%	0
19	田端星	否	否	D	444,917	0.62%	0

<sup>1</sup> 扣除本次申请解除限售股份后的尚未解除的股份数量。

20	田慧卿	否	否	D	444,917	0.62%	0
21	荣瑞清	否	否	D	444,917	0.62%	0
22	辛光永	否	否	D	444,917	0.62%	0
23	程建设	否	否	D	444,917	0.62%	0
24	王春苗	否	否	D	444,917	0.62%	0
25	王燕	否	否	D	444,917	0.62%	0
26	刘向孝	否	否	D	444,917	0.62%	0
27	张济梅	否	否	D	444,917	0.62%	0
28	韩芸	否	否	D	444,917	0.62%	0
29	傅宁	否	否	D	444,917	0.62%	0
30	徐文	否	否	D	444,917	0.62%	0
31	刘政	否	否	D	444,917	0.62%	0
32	寇梅	否	否	D	444,917	0.62%	0
33	石强	否	否	D	444,917	0.62%	0
34	岳玉萍	否	否	D	444,917	0.62%	0
35	马龙	是	董事长	ABD	111,229	0.16%	333,688
36	黄同峰	否	否	D	444,917	0.62%	0
37	王涛	否	否	D	444,917	0.62%	0
38	安巍	否	否	D	444,917	0.62%	0
39	伊杰	否	否	D	444,917	0.62%	0
40	许友民	否	否	D	444,913	0.62%	0
41	毕宜亮	否	否	D	444,913	0.62%	0
42	周荣林	否	否	D	444,913	0.62%	0
43	杨延军	否	否	D	444,913	0.62%	0
44	姜学然	否	否	D	444,913	0.62%	0
45	魏金萍	否	否	D	444,913	0.62%	0
46	李孝顺	否	否	D	444,913	0.62%	0
47	朱浩	否	否	D	444,913	0.62%	0
48	于会香	否	否	D	444,913	0.62%	0

49	岳海龙	否	否	D	444,913	0.62%	0
50	上海鲁银投资管理有限公司	否	否	D	300,000	0.42%	0
合计			—	43,182,695	60.65%	28,017,305

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除限售；F 其他

#### 自愿限售解除情况说明

山东海奥斯生物科技股份有限公司（以下简称“海奥斯”或“公司”）在申请股票挂牌时，公司全体股东曾出具了《关于股份自愿锁定的承诺函》，承诺将所持公司股份锁定至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市之日，承诺内容具体如下：

“自公司股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请获得受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日期间，本人/本单位不转让或委托他人管理直接或者间接持有的公司本次挂牌前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，因公司进行权益分派等导致持有的股份发生变化的，仍遵守上述承诺。

本人/本企业若在股份限制流通期间内违反相关承诺减持公司股份，则由此所得收益归公司所有，且承担相应的法律责任，并在公司的股东会及《证券法》规定的平台上公开说明未履行的具体原因，向公司股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。”

公司于 2025 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，原拟于挂牌后 12 个月内向北交所提交发行上市申请文件。在综合考虑宏观经济及资本市场环境变化、公司实际状况及战略规划等诸多因素后，公司经营管理层认为公司不会在挂牌后的 12 个月内向北交所提交上市申请文件，后续将视情况择机向北交所提交发行上市申请文件。详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《山东海奥斯生物科技股份有限公司关于北交所发行上市计划不确定性的风险提示公告》（公告编号：2025-074）。

由于公司在北交所发行上市计划发生重大变更，且推迟向北交所提交上市申

请，原基于前述上市计划所作出的股份自愿锁定承诺已不再适用。考虑到股东的意愿和需求，综合考虑公司实际经营情况及战略规划等因素，公司与全体股东就其股份自愿锁定承诺解除事宜达成一致。公司于 2025 年 12 月 16 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于解除全体股东自愿限售承诺的议案》，于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于解除全体股东自愿限售承诺的议案》，本次自愿限售股票解除限售已履行公司内部决策程序。

### 三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质		数量（股）	百分比
无限售条件的股份		43,182,695	60.65%
有限售条件的股份	1、高管股份 <sup>2</sup>	333,688	0.47%
	2、个人或基金	0	0%
	3、其他法人	27,683,617	38.88%
	4、限制性股票	0	0%
	5、其他	0	0%
	有限售条件股份合计	28,017,305	39.35%
总股本		71,200,000	100%

### 四、其它情况

- (一) 申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
- (二) 不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形
- (三) 不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况
- (四) 在本次解除限售的股票中，存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份

由于公司在北交所发行上市计划发生重大变更，且推迟向北交所提交上市申请，原基于前述上市计划所作出的股份自愿锁定承诺已不再适用。考虑到股东的

<sup>2</sup> 包含董事、监事、高级管理人员所持股份。

意愿和需求，综合考虑公司实际经营情况及战略规划等因素，公司与全体股东就其股份自愿锁定承诺解除事宜达成一致。

## 五、备查文件

1. 股票解除限售申请表
2. 股票解除限售申请
3. 股东名册

山东海奥斯生物科技股份有限公司

董事会

2026年2月2日