## 华东建筑集团股份有限公司

### 董事、高管减持时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 董事、高管持股的基本情况：

本次减持计划实施前，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁周静瑜持有公司股份 990,560 股，占公司总股本比例 0.1021%；公司副总裁疏正宏持有公司股份 749,280 股，占公司总股本比例 0.0772%；公司总工程师王卫东持有公司股份 707,424 股，占公司总股本比例 0.0729%；公司财务总监吴峰宇持有公司股份 952,906 股，占公司总股本比例 0.0982%；公司工程总监过震文持有公司股份 695,727 股，占公司总股本比例 0.0717%；公司董事会秘书朱倩持有公司股份 255,440 股，占公司总股本比例 0.0263%；公司董事金健持有公司股份 241,440 股，占公司总股本比例 0.0249%。上述人员所持股份来源于公司限制性股票激励计划、二级市场增持及公司资本公积转增股本。

- 减持计划的实施结果情况：

公司于 2025 年 10 月 10 日披露了《华东建筑集团股份有限公司董事、高管减持股份计划公告》（公告编号：临 2025-051），公司副总裁周静瑜拟通过集中竞价方式减持不超过 190,000 股，占公司总股本的 0.0196%；公司副总裁疏正宏拟通过集中竞价方式减持不超过 180,000 股，占公司总股本 0.0186%；公司总工程师王卫东拟通过集中竞价方式减持不超过 170,000 股，占公司总股本 0.0175%；公司财务总监吴峰宇拟通过集中竞价方式减持不超过 230,000 股，占公司总股本 0.0237%；公司工程总监过震文拟通过集中竞价方式减持不超过 170,000 股，占公司总股本 0.0175%；公司董事会秘书朱倩拟通过集中竞价方式减持不超过 60,000 股，占公司总股本 0.0062%；公司董事金健拟通过集中竞价

方式减持不超过 50,000 股，占公司总股本 0.0052%。前述减持计划减持期限为自前述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。

公司于 2026 年 2 月 2 日收到上述董事、高管出具的《股份减持结果告知函》。截至 2026 年 2 月 2 日，公司副总裁周静瑜通过集中竞价方式减持公司股份 120,000 股，占公司总股本的 0.0124%；公司副总裁疏正宏通过集中竞价方式减持公司股份 180,000 股，占公司总股本 0.0186%；公司总工程师王卫东通过集中竞价方式减持公司股份 169,900 股，占公司总股本 0.0175%；公司财务总监吴峰宇通过集中竞价方式减持公司股份 229,500 股，占公司总股本 0.0237%；公司工程总监过震文通过集中竞价方式减持公司股份 164,600 股，占公司总股本 0.0170%；公司董事会秘书朱倩通过集中竞价方式减持公司股份 59,900 股，占公司总股本 0.0062%；公司董事金健通过集中竞价方式减持公司股份 49,675 股，占公司总股本 0.0051%。本次减持计划时间区间已届满，现将本次减持计划的实施情况公告如下：

### 一、减持主体减持前基本情况

股东名称	周静瑜
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 直接持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其他：不适用
持股数量	990,560股
持股比例	0.1021%
当前持股股份来源	股权激励取得：941,658股 集中竞价交易取得：48,902股

股东名称	疏正宏
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 直接持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

	其他：不适用
持股数量	749, 280股
持股比例	0. 0772%
当前持股股份来源	股权激励取得： 749, 280股

股东名称	王卫东
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 直接持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其他：不适用
持股数量	707, 424股
持股比例	0. 0729%
当前持股股份来源	股权激励取得： 707, 424股

股东名称	吴峰宇
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 直接持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其他：不适用
持股数量	952, 906股
持股比例	0. 0982%
当前持股股份来源	股权激励取得： 924, 739股 集中竞价交易取得： 28, 167股

股东名称	过震文
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 直接持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其他：不适用

持股数量	695,727股
持股比例	0.0717%
当前持股股份来源	股权激励取得：695,727股

股东名称	朱倩
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 直接持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其他：不适用
持股数量	255,440股
持股比例	0.0263%
当前持股股份来源	股权激励取得：241,440股 集中竞价交易取得：14,000股

股东名称	金健
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 直接持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其他：不适用
持股数量	241,440股
持股比例	0.0249%
当前持股股份来源	股权激励取得：241,440股

上述减持主体无一致行动人。

## 二、减持计划的实施结果

### (一)董事、高管因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	周静瑜
------	-----

减持计划首次披露日期	2025 年 10 月 10 日
减持数量	120, 000股
减持期间	2025 年 11 月 3 日~2026 年 2 月 2 日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持, 120000 股
减持价格区间	23. 25~24. 97元/股
减持总金额	2, 892, 411元
减持完成情况	未完成: 70000 股
减持比例	0. 0124%
原计划减持比例	不超过: 0. 0196%
当前持股数量	870, 560股
当前持股比例	0. 0897%

股东名称	疏正宏
减持计划首次披露日期	2025 年 10 月 10 日
减持数量	180, 000股
减持期间	2025 年 11 月 3 日~2026 年 2 月 2 日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持, 180000 股
减持价格区间	18. 55~23. 88元/股
减持总金额	3, 686, 200元
减持完成情况	已完成
减持比例	0. 0186%
原计划减持比例	不超过: 0. 0186%
当前持股数量	569, 280股
当前持股比例	0. 0587%

股东名称	王卫东
减持计划首次披露日期	2025 年 10 月 10 日
减持数量	169, 900股

减持期间	2025年11月3日~2026年2月2日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，169900股
减持价格区间	22.70~22.72元/股
减持总金额	3,857,452元
减持完成情况	未完成：100股
减持比例	0.0175%
原计划减持比例	不超过：0.0175%
当前持股数量	537,524股
当前持股比例	0.0554%

股东名称	吴峰宇
减持计划首次披露日期	2025年10月10日
减持数量	229,500股
减持期间	2025年11月3日~2026年2月2日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，229500股
减持价格区间	23.00~23.50元/股
减持总金额	5,311,450元
减持完成情况	未完成：500股
减持比例	0.0237%
原计划减持比例	不超过：0.0237%
当前持股数量	723,406股
当前持股比例	0.0746%

股东名称	过震文
减持计划首次披露日期	2025年10月10日
减持数量	164,600股
减持期间	2025年11月3日~2026年2月2日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，164600股
减持价格区间	19.23~24.98元/股

减持总金额	3, 469, 858元
减持完成情况	未完成: 5400 股
减持比例	0. 0170%
原计划减持比例	不超过: 0. 0175%
当前持股数量	531, 127股
当前持股比例	0. 0547%

股东名称	朱倩
减持计划首次披露日期	2025 年 10 月 10 日
减持数量	59, 900股
减持期间	2025 年 11 月 3 日~2026 年 2 月 2 日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持, 59900 股
减持价格区间	22. 00~23. 38元/股
减持总金额	1, 393, 920元
减持完成情况	未完成: 100 股
减持比例	0. 0062%
原计划减持比例	不超过: 0. 0062%
当前持股数量	195, 540股
当前持股比例	0. 0202%

股东名称	金健
减持计划首次披露日期	2025 年 10 月 10 日
减持数量	49, 675股
减持期间	2025 年 11 月 3 日~2026 年 2 月 2 日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持, 49675 股
减持价格区间	21. 25~24. 03元/股
减持总金额	1, 144, 339元
减持完成情况	未完成: 325 股
减持比例	0. 0051%

原计划减持比例	不超过：0.0052%
当前持股数量	191,765股
当前持股比例	0.0198%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 是 否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否

(四)减持时间区间届满，是否未实施减持 未实施 已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） 未达到 已达到

(六)是否提前终止减持计划 是 否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 是 否

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2026年2月4日