埃夫特智能机器人股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产停牌前一个交易日 前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海盛普流体设备股份有限公司 100%股份（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简称：埃夫特，证券代码：688165）自 2026 年 1 月 27 日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日披露的《埃夫特智能机器人股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2026-004）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关规定，现将公司股票停牌前一个交易日（2026 年 1 月 26 日）前十大股东和前十大流通股股东（公司前十大股东均为无限售条件流通股股东）的名称及持股数量披露如下：

一、公司停牌前一个交易日前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	占公司总股本 的比例 (%)	股票种类
1	芜湖远宏工业机器人投资有限公司	84,000,000	16.10	人民币普通股
2	芜湖远大创业投资有限公司	65,818,276	12.61	人民币普通股
3	安徽信惟基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）	45,937,700	8.80	人民币普通股

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本的比例(%)	股票种类
4	芜湖睿博投资管理中心（有限合伙）	45,922,050	8.80	人民币普通股
5	马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）	13,748,718	2.63	人民币普通股
6	上海鼎晖源霖股权投资合伙企业(有限合伙)	12,191,644	2.34	人民币普通股
7	中国建设银行股份有限公司—易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	10,460,560	2.00	人民币普通股
8	兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基	7,358,768	1.41	人民币普通股
9	芜湖嘉植可为创业投资合伙企业(有限合伙)	5,533,982	1.06	人民币普通股
10	UBS AG	5,246,440	1.01	人民币普通股

二、公司停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本的比例(%)	股票种类
1	芜湖远宏工业机器人投资有限公司	84,000,000	16.10	人民币普通股
2	芜湖远大创业投资有限公司	65,818,276	12.61	人民币普通股
3	安徽信惟基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）	45,937,700	8.80	人民币普通股
4	芜湖睿博投资管理中心（有限合伙）	45,922,050	8.80	人民币普通股
5	马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）	13,748,718	2.63	人民币普通股
6	上海鼎晖源霖股权投资合伙企业(有限合伙)	12,191,644	2.34	人民币普通股
7	中国建设银行股份有限公司—易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	10,460,560	2.00	人民币普通股
8	兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基	7,358,768	1.41	人民币普通股
9	芜湖嘉植可为创业投资合伙企业(有限合伙)	5,533,982	1.06	人民币普通股
10	UBS AG	5,246,440	1.01	人民币普通股

特此公告。

埃夫特智能机器人股份有限公司董事会

2026年2月10日