证券代码：873966 证券简称：诺德电子 主办券商：国联民生承销保荐

常州诺德电子股份有限公司

关于补发权益变动报告书及股东持股情况变动的提示性公告的声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2026年1月21日，公司股东常州诺创创业投资中心（有限合伙）通过二级市场集合竞价的交易方式减持公司股份544,320股，本次交易前，常州诺创创业投资中心（有限合伙）持有公司股份2,147,430股，持股比例6.9835%，本次交易后，常州诺创创业投资中心（有限合伙）持有股份1,603,110股，持股比例5.2134%。常州诺创创业投资中心（有限合伙）为公司实际控制人梅叶兵、邱志贤的一致行动人，本次交易前，梅叶兵及其一致行动人持公司股份20,363,437股，持股比例66.2225%；本次交易后，梅叶兵及其一致行动人合计拥有权益比例由66.2225%变为64.4524%。

上述事宜发生时，公司未能及时披露相关的公告。公司及信息披露义务人于2026年2月10日在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)(www.neeq.com.cn)补发了《权益变动报告书（补发）》(公告编号:2026-001)、《关于股东持股情况变动的提示性公告（补发）》(公告编号: 2026-003)，对上述事项进行补充披露。

公司对于补充披露上述信息给投资者带来的不便深表歉意，公司日后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，进一步加强信息披露工作管理，确保公司信息披露的及时和准确。

特此公告。

常州诺德电子股份有限公司

董事会

2026年2月10日