证券代码：603268

证券简称：*ST 松发

公告编号：2026-019

广东松发陶瓷股份有限公司

关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为109,080,992股。
- 本次股票上市流通总数为109,080,992股。
- 本次股票上市流通日期为2026年2月24日。

一、本次限售股上市类型

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市类型为重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中向特定对象发行股份募集配套资金的限售股，具体如下：

（一）向特定对象发行股份注册情况

2025年5月16日，公司收到中国证监会出具的《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1032号），同意公司发行股份募集配套资金不超过40亿元。

（二）本次限售股股份登记时间及锁定期安排

本次募集配套资金发行的股份109,080,992股已于2025年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次发行股票募集配套资金的发行对象所认购的上市公司新增股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让，上市流通时间为限售期满的次一交易日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次募集配套资金新增股份数量为 109,080,992 股，本次募集配套资金后公司总股本增加至 970,778,303 股。本次募集配套资金发行限售股形成后至本公告披露日，公司总股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东在本次向特定对象发行时承诺：本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的上市公司新增股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，公司独立财务顾问西南证券股份有限公司认为：“本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。”

五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 109,080,992 股；

(二) 本次上市流通日期为 2026 年 2 月 24 日；

(三) 限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	广州广资智造投资咨询中心(有限合伙)	13,635,124	1.40%	13,635,124	0
2	杭州润菏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,272,429	0.34%	3,272,429	0

3	蒋海东	3,272,429	0.34%	3,272,429	0
4	深圳市招平蓝博五号投资合伙企业（有限合伙）	4,090,537	0.42%	4,090,537	0
5	钮丽梅	5,334,060	0.55%	5,334,060	0
6	中国信达资产管理股份有限公司	3,272,429	0.34%	3,272,429	0
7	广东广金投资管理有限公司-广金睿远私募证券投资基金	4,243,250	0.44%	4,243,250	0
8	量利元玺 2 号私募证券投资基金	6,544,859	0.67%	6,544,859	0
9	金德运	3,272,429	0.34%	3,272,429	0
10	上海洪毅私募基金管理有限公司-洪毅深高 5 号私募证券投资基金	5,535,860	0.57%	5,535,860	0
11	徐群华	7,635,669	0.79%	7,635,669	0
12	中国中信金融资产管理股份有限公司	7,635,669	0.79%	7,635,669	0
13	许利民	3,272,429	0.34%	3,272,429	0
14	中国银河资产管理有限责任公司	3,272,429	0.34%	3,272,429	0
15	财通基金管理有限公司	9,170,439	0.94%	9,170,439	0
16	易米基金管理有限公司	4,363,239	0.45%	4,363,239	0
17	诺德基金管理有限公司	3,644,395	0.38%	3,644,395	0
18	杭州微光电子股份有限公司	3,272,429	0.34%	3,272,429	0
19	UBS AG	14,340,888	1.48%	14,340,888	0
合计		109,080,992	11.24%	109,080,992	0

(四) 限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量 (股)	限售期(月)
1	向特定对象发行	109,080,992	6
合计		109,080,992	-

六、股本变动结构表

本次解除限售前后公司股本结构变化情况如下表:

股份类型	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件股份	846,609,503	-109,080,992	737,528,511

无限售条件股份	124,168,800	109,080,992	233,249,792
股份合计	970,778,303	0	970,778,303

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026年2月11日