证券代码：000565

证券简称：渝三峡 A

公告编号：2026-001

## 重庆三峡油漆股份有限公司

### 关于处置部分北陆药业股票的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟处置部分北陆药业股票的议案》，同意公司未来拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式或两者相结合的方式，自北陆药业减持计划预披露公告之日起的 15 个交易日后的 3 个月内出售不超过 1,000 万股公司持有的北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”，股票代码：300016）股票。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日披露的《关于拟处置部分北陆药业股票的公告》（公告编号：2025-062）。

近日，公司计划处置的北陆药业部分股票已实施完毕，现将有关情况公告如下：

#### 一、进展情况

公司于 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 12 月 31 日处置北陆药业股票 0 股；2026 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 12 日公司通过二级市场集中竞价累计处置北陆药业股票 3,000,000 股，交易均价约为 10.22 元/股，成交金额 30,665,658 元。

本次处置完成后公司仍持有北陆药业 34,465,700 股股票，截至目前占其总股本的 6.12%。

#### 二、交易的目的及对公司的影响

本次交易有利于提高我公司资产流动性和使用效率，进一步聚焦主业，集中资源发展核心业务。经公司财务与资产部初步测算，本次出售北陆药业 3,000,000 股股票，本公司预计扣除成本和相关交易税费后增加净利润约 1,855 万元(上述数据未经会计师事务所审计，对公司 2026 年度净利润影响额以会计师事务所审计

---

数为准)。

鉴于上述财务数据未经审计，公司提醒广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年2月13日