证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2026-016

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 1%及 5%整数倍

暨披露简式权益变动报告书的公告

公司控股股东新银国际有限公司及其一致行动人李勍保证向本公司提供的信息

内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动系因晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公

司债券转股、资本公积金转增股本方案实施、公司第二期限制性股票激励计划部分

归属完成、以简易程序向特定对象发行股票、创业板向特定对象发行股票、公司分

红时回购账户中的股票没有分红权以及集中竞价减持等事项，导致信息披露义务人

新银国际有限公司（以下简称“新银国际”）及其一致行动人李勍先生合计持有公司

股份数量由 63,119,725股变动至 160,977,794股，持股比例由 18.53%变动至 15.00%。

2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变

化，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。

公司于 2026年 1月 21日披露了《关于控股股东减持股份计划的预披露公告》，

持有公司股份 165,176,124 股（占公司总股本比例为 15.3942%）的控股股东新银国

际计划通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，减持期间自本公告披露之日起

十五个交易日后的三个月内（即 2026年 2月 12日至 2026年 5月 11日，根据法律

法规等相关规定禁止减持的期间除外），减持数量不超过 21,459,400股（占公司总股

本比例为 2.0000%）。

近日，公司接到控股股东新银国际及其一致行动人李勍先生（与公司的实际控

制人罗培楠女士为夫妻关系）共同出具的《关于权益变动触及 1%及 5%整数倍的告

知函》、《简式权益变动报告书》，自新银国际 2021年 11月 11日披露《简式权益变

动报告书》后至 2026年 3月 2日，因公司可转换公司债券转股、资本公积金转增股

本方案实施、公司第二期限制性股票激励计划部分归属完成、以简易程序向特定对

象发行股票、创业板向特定对象发行股票、公司分红时回购账户中的股票没有分红

权以及集中竞价减持等事项，导致新银国际及其一致行动人李勍先生合计持有公司

股份数量由 63,119,725股变动至 160,977,794股，持股比例由 18.53%变动至 15.00%。

具体情况如下：

一、权益变动过程

（一）新银国际

2021 年 11 月 11 日至 2026 年 3 月 2日，新银国际持有公司股份的权益变动情

况如下：

权益变动时间 变动方式
变动后持股

数量（股）

变动时/止上市

公司总股本

（股）

变动后持股

比例（%）

变动比

例（%）
备注

2021 年 11 月 11 日

至 2021 年 11 月 16
日

被动稀释 63,119,725 340,635,714 18.53 0.00 “晶瑞转债”转股。

2021 年 11 月 17 日

至 2021 年 11 月 19
日

减少 60,119,725 340,635,714 17.65 -0.88 集中竞价减持 3,000,000
股。

2021 年 11 月 20 日

至 2022 年 1 月 27
日

被动稀释 60,119,725 340,644,001 17.65 0.00 “晶瑞转债”转股。

2022年 1月 28日 被动稀释 60,119,725 346,454,526 17.35 -0.30

中国证监会《关于同意晶

瑞电子材料股份有限公司

向特定对象发行股票注册

的批复》（证监许可〔2022〕
54 号），同意公司向特定

对象发行股票的注册申

请，公司以简易程序向特

定对象发行股票 5,810,032
股及“晶瑞转债”转股。

2022年 1月 29日至

2022年 3月 22日 被动稀释 60,119,725 346,457,869 17.35 0.00 “晶瑞转债”及“晶瑞转

2”转股。

2022年 3月 23日 被动稀释 60,119,725 346,682,898 17.34 -0.01
第二期限制性股票激励计

划部分人员股票完成归属

手续及“晶瑞转 2”转股。

2022年 3月 24日 竞价减持 59,844,725 346,682,898 17.26 -0.08 集中竞价减持 275,000股。

2022年 3月 25日至

2022年 3月 27日 被动稀释 59,844,725 346,683,477 17.26 0.00 “晶瑞转 2”转股。

2022年 3月 28日 竞价减持 57,567,725 346,683,570 16.61 -0.65 集中竞价减持 2,277,000
股及“晶瑞转债”转股。

2022年 3月 29日至

2022年 6月 8日 被动稀释 57,567,725 346,684,132 16.61 0.00 “晶瑞转 2”转股。

2022年 6月 9日 —— 97,162,426 585,131,189 16.61 0.00

实施 2021 年年度权益分

派方案，其中以资本公积

向全体股东每 10 股转增

6.877934股。

2022年 6月 10日至

2022年 11月 2日 被动稀释 97,162,426 585,147,743 16.60 -0.01 “晶瑞转债”及“晶瑞转

2”转股。

2022年 11月 3日 被动稀释 97,162,426 585,178,126 16.60 0.00
第二期限制性股票激励计

划部分人员股票完成归属

手续。

2022年 11月 4日至

2023年 4月 26日 被动稀释 97,162,426 585,183,151 16.60 0.00 “晶瑞转债”及“晶瑞转

2”转股。

2023年 4月 27日 被动稀释 97,162,426 585,821,250 16.59 -0.01
第二期限制性股票激励计

划部分人员股票完成归属

手续及“晶瑞转 2”转股。

2023年 4月 28日至

2023年 7月 6日 被动稀释 97,162,426 585,821,957 16.59 0.00 “晶瑞转债”及“晶瑞转

2”转股。

2023年 7月 7日 被动增加 165,176,124 994,576,164 16.61 0.02

实施 2022 年度权益分派

方案，其中以资本公积向

全体股东每 10 股转增

6.977447 股，回购账户的

股票不享有分红权导致持

股比例被动增加。

2023 年 7 月 8 日至

2023年 9月 25日 被动稀释 165,176,124 994,576,437 16.61 0.00 “晶瑞转债”转股。

2023年 9月 26日 被动稀释 165,176,124 994,940,092 16.60 -0.01
第二期限制性股票激励计

划部分人员股票完成归属

手续。

2023年 9月 27日至

2023年 11月 27日 被动稀释 165,176,124 994,950,063 16.60 0.00 “晶瑞转债”及“晶瑞转

2”转股。

2023年 11月 28日 被动稀释 165,176,124 997,843,826 16.55 -0.05
第二期限制性股票激励计

划部分人员股票完成归属

手续。

2023 年 11 月 29 日

至 2024 年 4 月 18
日

被动稀释 165,176,124 997,871,823 16.55 0.00 “晶瑞转债”及“晶瑞转

2”转股。

2024年 4月 19日 被动稀释 165,176,124 1,059,515,658 15.59 -0.96

中国证监会《关于同意晶

瑞电子材料股份有限公司

向特定对象发行股票注册

的批复》（证监许可〔2023〕
2695号），同意公司向特

定对象发行股票的注册申

请，公司向特定对象发行

股票 61,643,835 股。

2024年 4月 20日至

2025年 8月 28日 被动稀释 165,176,124 1,072,970,107 15.39 -0.20 “晶瑞转债”及“晶瑞转

2”转股。

2025年 8月 29日至

2026年 2月 23日 被动稀释 165,176,124 1,072,974,990 15.39 0.00 “晶瑞转 2”转股。

2026年 2月 24日 竞价减持 161,176,124 1,072,974,990 15.02 -0.37 集中竞价减持 4,000,000
股。

2026年 2月 25日 —— 161,176,124 1,072,974,990 15.02 0.00 无变化。

2026年 2月 26日 竞价减持 160,556,124 1,072,974,990 14.96 -0.06 集中竞价减持 620,000股。

2026年 2月 27日至

2026年 3月 1日 —— 160,556,124 1,072,974,990 14.96 0.00 无变化。

2026年 3月 2日 竞价减持 160,455,124 1,072,974,990 14.95 -0.01 集中竞价减持 101,000股。

合计变动比例 -3.58

（二）李勍

2021 年 11 月 11 日至 2026 年 3 月 2日，控股股东新银国际的一致行动人李勍

先生（系公司实际控制人的配偶）持有公司股份的权益变动情况如下：

权益变动时间 变动方式
变动后持股

数量（股）

变动时/止上市

公司总股本

（股）

变动后持股

比例（%）

变动比

例（%）
备注

2021 年 11 月 11 日

至 2023 年 4 月 26
日

—— 0 585,183,151 0 0.00 未持股。

2023年 4月 27日
股权激励

归 属 +被

动稀释

136,723 585,821,250 0.02 0.02

作为第二期限制性股票激

励计划激励对象，部分股

票完成归属手续及“晶瑞

转 2”转股。

2023年 4月 28日至

2023年 7月 6日 被动稀释 136,723 585,821,957 0.02 0.00 “晶瑞转债”及“晶瑞转

2”转股。

2023年 7月 7日 被动增加 232,429 994,576,164 0.02 0.00

实施 2022 年度权益分派

方案，其中以资本公积向

全体股东每 10 股转增

6.977447 股，回购账户的

股票不享有分红权导致持

股比例被动增加。

2023年 7月 8日至

2023年 9月 25日 被动稀释 232,429 994,576,437 0.02 0.00 “晶瑞转债”转股。

2023年 9月 26日 被动稀释 232,429 994,940,092 0.02 0.00
第二期限制性股票激励计

划部分人员股票完成归属

手续。

2023年 9月 27日至

2023年 11月 27日 被动稀释 232,429 994,950,063 0.02 0.00 “晶瑞转债”及“晶瑞转

2”转股。

2023年 11月 28日
股权激励

归 属 +被

动稀释

696,670 997,843,826 0.07 0.05

作为第二期限制性股票激

励计划激励对象，部分股

票完成归属手续；第二期

限制性股票激励计划其他

人员部分股票完成归属手

续导致被动稀释。

2023 年 11 月 29 日

至 2024 年 4 月 18
日

被动稀释 696,670 997,871,823 0.07 0.00 “晶瑞转债”及“晶瑞转

2”转股。

2024年 4月 19日 被动稀释 696,670 1,059,515,658 0.07 0.00

中国证监会《关于同意晶

瑞电子材料股份有限公司

向特定对象发行股票注册

的批复》（证监许可〔2023〕
2695号），同意公司向特

定对象发行股票的注册申

请，公司向特定对象发行

股票 61,643,835 股。

2024年 4月 20日至

2025年 8月 28日 被动稀释 696,670 1,072,970,107 0.06 -0.01 “晶瑞转债”及“晶瑞转

2”转股。

2025年 8月 29日至

2025年 12月 8日 被动稀释 696,670 1,072,974,716 0.06 0.00 “晶瑞转 2”转股。

2025年 12月 9日至

2025年 12月 11日 竞价减持 522,670 1,072,974,775 0.05 -0.01 集中竞价减持 174,000 股

及“晶瑞转 2”转股。

2025 年 12 月 12 日

至 2026年 3月 2日 被动稀释 522,670 1,072,974,990 0.05 0.00 “晶瑞转 2”转股。

合计变动比例 0.05

本次权益变动前，罗培楠女士通过 100%控股新银国际（BVI）控制新银国际

96.79%股权，间接控制公司股份 63,119,725股，控制比例为 18.53%，为公司的实际

控制人；李勍先生未持有公司股份。

本次权益变动后，罗培楠女士通过 100%控股新银国际（BVI）控制新银国际

97.75%股权，间接控制公司股份 160,455,124股，控制比例变动至 14.95%，仍为公

司的实际控制人；李勍先生持有公司股份 522,670 股，持股比例为 0.05%。新银国

际与李勍先生合计持有公司股份 160,977,794股，合计持股比例为 15.00%。

本次权益变动前后，新银国际及李勍先生持有公司股份的情况如下：

信息披

露义务

人

股份性质

本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量（股）
占总股本比例

①（%）
持股数量（股）

占总股本比例

②（%）

新银国

际

合计持有股份 63,119,725 18.53 160,455,124 14.95

其中：无限售条件股份 63,119,725 18.53 160,455,124 14.95
有限售条件股份

李勍

合计持有股份 522,670 0.05
其中：无限售条件股份 130,668 0.01
有限售条件股份 392,002 0.04

合计持有股份 63,119,725 18.53 160,977,794 15.00
其中：无限售条件股份 63,119,725 18.53 160,585,792 14.96
有限售条件股份 392,002 0.04

注：占总股本比例①按公司截至 2021 年 11月 9日总股本 340,635,122股计算；

占总股本比例②按公司截至 2026 年 2月 27日总股本 1,072,974,990股计算。

二、权益变动触及 1%、5%的情况

1、基本情况

信息披露义务人 新银国际有限公司及一致行动人李勍

住所 香港干诺道西 188 号香港商业中心 35楼 3508 室

权益变动时间 2021年 11月 11日至 2026年 3月 2日

权益变动过程

因公司可转换公司债券转股、资本公积金转增股本方案实施、公司第二期限

制性股票激励计划部分归属完成、以简易程序向特定对象发行股票、创业板

向特定对象发行股票、公司分红时回购账户中的股票没有分红权以及集中竞

价减持等事项，导致新银国际及其一致行动人李勍先生（与公司的实际控制

人罗培楠女士为夫妻关系）合计持有公司股份数量由 63,119,725 股变动至

160,977,794 股，持股比例由 18.53%变动至 15.00%。本次权益变动不触及要

约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的治理

结构及持续性经营产生重大影响。

股票简称 晶瑞电材 股票代码 300655

变动方向 上升□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□

是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□

2、本次权益变动情况

股份种类（A股、B股等） 增持/减持/其他变动 增持/减持/其他变动

股数（万股） 比例

A股 -1,044.70 -2.06%（新银国际、李勍集中竞

价方式减持）

A股 60.0964 +0.07%（一致行动人李勍限制性

股票归属）

A股 10,770.4105 0.00%（资本公积金转增股本）

A股 0
-0.30%（股权激励人员限制性股

票归属及公司可转债转股导致被

动稀释）

A股 0
+0.02%（因公司分红时回购账户

中的股票没有分红权导致持股比

例被动增加）

A股 0
-1.26%（以简易程序向特定对象

发行股票、公司向特定对象发行

股票导致被动稀释）

合计 9,785.8069 -3.53%

本次权益变动方式（可多

选）

通过证券交易所的集中交易 √

通过证券交易所的大宗交易 □

其他 √ （信息披露义务人本次权益变动方式

还包括一致行动人李勍先生限制性股票归属、股权激励人员限制性股票

归属及“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股导致被动稀释、因公司分红时回购

账户中的股票没有分红权导致持股比例被动增加、公司向特定对象发行

股票导致被动稀释、资本公积金转增股本导致持股数量增加）。

本次增持股份的资金来

源（可多选）

自有资金 □

其他金融机构借款 □

其他 □

不涉及资金来源 √

银行贷款 □

股东投资款 □

（请注明）

3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股份性质
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数（股） 占总股本比例
①

股数（股） 占总股本比例
②

合计持有股份 63,119,725 18.53% 160,977,794 15.00%

其中：无限售条件股份 63,119,725 18.53% 160,585,792 14.96%

有限售条件股份 392,002 0.04%

注：占总股本比例①以 2021年 11月 9日收市后公司总股本 340,635,122 股为依据计算；

占总股本比例②以 2026年 2月 27日收市后公司总股本 1,072,974,990股为依据计算。

4、承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已

作出的承诺、意向、计划

是√ 否□

1、公司于 2026 年 1 月 21 日披露了《关于控股股东减持股份计划的预

披露公告》，持有公司股份 165,176,124 股（占公司总股本比例为

15.3942%）的控股股东新银国际计划通过集中竞价、大宗交易方式减持

公司股份，减持期间自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内

（即 2026年 2月 12日至 2026年 5月 11日，根据法律法规等相关规定

禁止减持的期间除外），减持数量不超过 21,459,400 股（占公司总股本

比例为 2.0000%）。

截至本公告披露日，新银国际已经通过集中竞价减持 4,721,000 股，占

公司截至 2026年 2月 27日收市后公司总股本 1,072,974,990股的 0.44%。

2、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前

已披露的减持意向、减持计划及承诺一致。

3、截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。

本次变动是否存在违反

《证券法》《上市公司收

购管理办法》等法律、行

政法规、部门规章、规范

性文件和本所业务规则

等规定的情况

是□ 否√

如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。

5、被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三

条的规定，是否存在不得

行使表决权的股份

是□ 否√

如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。

6、30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）

7、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □

2.相关书面承诺文件 □

3.律师的书面意见 □

4.深交所要求的其他文件 √

三、其他相关说明

（一）《证券期货法律适用意见第 19号——〈上市公司收购管理办法〉第十三

条、第十四条的适用意见》于 2025年 1月 10日公布实施，此后权益变动适用“刻度

说”新规，相关股东在触及或者跨越 1%或 5%整数倍时需履行信息披露义务。

本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股

份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《证券期货法律

适用意见第 19号——〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见》

等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）控股股东新银国际有限公司本次股份减持事项已按照相关规定进行了预

披露，本次减持与此前已披露的减持意向、减持计划及承诺一致。截至本公告披露

日，上述减持计划尚未实施完毕。

（三）本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发

生变化，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。

（四）本次权益变动具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息

披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

1、控股股东新银国际有限公司及李勍先生出具的《关于权益变动触及 1%及 5%

整数倍的告知函》、《简式权益变动报告书》。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2026年 3月 2日