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四季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机构减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白酒板块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睐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[Table_Summary]

投资要点：

 行业动态&公司新闻

精酿啤酒首个行业新规将重点整治“小散乱”

市场占有率达 49%，国产奶粉提高全年销售“小目标”

市场疲软，去年国产葡萄酒产量下滑 7.4%

十部委出台推动消费平稳增长方案

 上市公司重要公告

恒顺醋业：发布关于部分董事、监事、高管减持公司股份的公告

双汇发展：发布关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告

舍得酒业：发布 2018 年度业绩快报公告

绝味鸭脖：发布 2018 年度业绩快报公告

 行业重点数据跟踪

乳制品方面，生鲜乳价格小幅波动，整体呈平稳趋势。截至 2019 年 1 月 30

日，主产区生鲜乳平均价为 3.61 元/公斤，同比上涨 3.1%。

肉制品方面，仔猪、生猪、猪肉价格去年年初开始下跌，至去年 5 月份跌至

相对低点，随后开始探底回升。截至 1 月 30 日，全国 22 省仔猪、生猪、猪

肉价格分别达到 21.02 元/千克、11.39 元/千克、19.24 元/千克，分别同比下

降 31.89%、23.61%、11.82%。

 本周市场表现回顾

近五个交易日沪深 300 指数上涨 0.87%，食品饮料板块上涨 0.32%，行业跑

输市场 0.55 个百分点，位列中信 29 个一级行业上游。其中，白酒上涨 1.32%，

其他饮料下跌 1.58%，食品下跌 0.9%。

个股方面，山西汾酒、广东甘化及口子窖涨幅居前，中葡股份、麦趣尔及莲

花健康跌幅居前。

 投资建议

截至 2018 年底，食品饮料板块基金持仓比例有所下滑。从子板块来看，白

酒板块减仓幅度相对较大，环比下降 1.58 个百分点，而肉制品和乳制品持仓

小幅上升。反映出四季度机构对于可选消费品的担忧以及大众品的偏好。整

体来看，白酒板块仍然具有长期配置价值，建议继续优选提前应对行业变化

趋势，品牌优势明显的龙头类个股。在大众品方面，建议长期关注基础消费

品品牌化机遇，寻找各细分领域的成长龙头，优选经过阶段性调整后估值回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
落至合理区间的调味板块，此外建议关注保健品和休闲食品相关公司积极变

化。我们认为在当前经济增速换挡的大环境下，消费特征呈多元化趋势发展，

高端可选消费面临压力但仍会保持稳健的增速，大众消费品则存在由于品牌

认知度的提升所带来的发展空间，因此给予行业“看好”的投资评级，推荐

贵州茅台（600519）、重庆啤酒（600132）、中炬高新（600872）及双汇发

展（000895）。

 风险提示

宏观经济下行风险；重大食品安全事件风险。

 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
1.行业动态&公司新闻

表 1：行业重要新闻汇总

资料来源 新闻标题 主要内容

北京商报
精酿啤酒首个行业新规将重点整

治“小散乱”

1 月 29 日，北京商报记者获悉，中国酒业协会已于 1 月 28 日晚间正式发布关

于公开征求《工坊啤酒及其生产规范》（征求意见稿）团体标准意见的函，针对

工坊啤酒生产场所、风险控制、存储销售提出了多个意见。业内人士称，此次

规范中进一步明确了工坊啤酒的定义，并对生产区域进行了严格规范。该标准

的出台是推动工坊啤酒规范发展的第一步。

经济观察

网

市场占有率达 49%，国产奶粉提

高全年销售“小目标”

2019 年开年，各家奶粉企业纷纷定下 2019 年的销售目标。1 月 24 日，飞鹤乳

业总裁蔡方良对外宣布，飞鹤乳业 2019 年营收目标为 150 亿元。1 月 28 日，

君乐宝乳业副总裁、奶粉事业部总经理刘森淼也宣布，2019 年君乐宝奶粉的目

标是年销售 7500 万罐，以此稳固行业第一阵营的地位。蔡方良介绍，国产奶

粉市场份额逐年增加。2018 年，国产奶粉市场占有率达到 49%，2015 年时仅

为 31%，2008 年占有率更低，为 25%。以飞鹤、君乐宝为代表的国产奶粉企

业上调 2019 年销售目标的背后是国产奶粉崛起带来的销售占比的提升，与之

伴随的也是 2019 年奶粉市场更加激烈的竞争。

北京商报
市场疲软，去年国产葡萄酒产量下

滑 7.4%

新年伊始，各大酒类统计数据也陆续出炉。近日，根据国家统计局最新发布的

2018 年全国工业利润数据解读中显示，2018 年，酒、饮料和精制茶制造业增

长 20.8%。同时数据还显示，酒、饮料和精制茶制造业 2018 年累计工业增加

值增长速度为 7.3%，保持较为平稳的增长态势，从具体各酒类的产量上看，白

酒、啤酒等实现了小幅上升，而葡萄酒产量数据则仍呈现出持续下滑的局面。

2018 年 1-12 月全国葡萄酒产量为 62.9 万千升，同比下滑 7.4%，比 2017 年总

产量 100.1 万千升大幅减少了 37.2 万千升。

广州日报
十部委出台推动消费平稳增长方

案

昨日，十部委联合印发了《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国

内市场的实施方案（2019 年）》，提出六大方面 24 项政策措施，推动消费平稳

增长。《方案》特别提到促进汽车、家电消费，要以稳汽车消费来托住商品消费

“大头”，更好地满足居民出行需要。重点是要有序推进老旧汽车的更新、报废

更新，持续优化新能源汽车补贴结构，促进农村汽车更新换代。同时，要求加

强引导支持，带动相关新品消费，包括支持绿色、智能家电销售；促进家电产

品更新换代；以及通过开展消费扶贫带动贫困地区产品销售三大方面内容。

资料来源：公开资料，渤海证券

 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
2.上市公司重要公告

表 2：A 股上市公司重要公告汇总

代码 公司名称 公告类型 主要内容

600305 恒顺醋业

关于部分董事、监

事、高管减持公司

股份的公告

由公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司重要岗位的管理人员共同参与

的“纳千川稳健 7 号证券投资基金” 通过上海证券交易所二级市场交易系统于

2019 年 1 月 28 日卖出公司股份 86,300 股，约占公司总股本（783，559，400

股）的 0.01%，交易价格 12.0038 元，2019 年 1 月 29 日卖出公司股份 1,585,500

股，约占公司总股本的 0.20%，交易价格 11.6470 元。上述减持股份系通过上

海证券交易所二级市场交易系统买入，减持行为符合 《上市公司大股东、董监

高减持股份的若干规定》及上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高

级管理人员减持股份细则》的规定。相关董事、监事及高级管理人员不属于公

司控股股东、实际控制人，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不

会对公司治理结构、股权结构、持续经营产生重大影响。

000895 双汇发展

关于披露重大资产

重组预案暨公司股

票复牌的提示性公

告

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划关于公司发行股份

购买资产事项（以下简称“本次重组”），经向深圳证券交易所申请，公司股票

（证券简称：双汇发展，证券代码：000895）已于 2019 年 1 月 21 日（星期

一）开市起停牌并于 2019 年 1 月 21 日发布了《关于筹划发行股份购买资产事

项的停牌公告》（公告编号：2019-002）。2019 年 1 月 25 日，公司经董事会审

议通过了《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集

团有限责任公司暨关联交易预案的议案》等与本次重组相关的议案。经向深圳

证券交易所申请，公司股票将于 2019 年 1 月 28 日开市起复牌。

600702 舍得酒业
2018年度业绩快报

公告

经财务部门初步测算，预计公司 2018 年年度实现归属于上市公司股东的净利

润为 33,000 万元到 36,000 万元，与上年同期相比增加 18,642.79 万元到

21,642.79 万元，同比增长 129.85%到 150.75%。预计公司 2018 年度实现归

属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,300万元到31,300万元，

与上年同期相比增加 14,808.80 万元到 17,808.80 万元，同比增长 109.77%到

132.00%。报告期内，公司大力推进营销改革，积极进行产品梳理和渠道变革，

市场不断拓展，产品销售收入增加，导致经营性利润增加。

603517 绝味食品
2018年度业绩快报

公告

报告期内，公司实现营业总收入 436,838.85 万元，同比增长 13.46%；营业利

润 82,562.76 万元，同比增长 27.04%；利润总额 84,597.20 万元，同比增长

26.92%；归属于上市公司股东的净利润 64,154.12 万元，同比增长 27.87%；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,538.53 万元，同比增长

28.28%。报告期内，公司经营业绩有较大幅度的增加，主要原因：公司主营业

务收入增长，使得公司净利润大幅提高。

资料来源：公司公告，渤海证券

 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
3.行业重点数据跟踪

乳制品方面，生鲜乳价格小幅波动，整体呈平稳趋势。截至 2019 年 1 月 30 日，

主产区生鲜乳平均价为 3.61 元/公斤，同比上涨 3.1%。

图 1：主产区生鲜乳平均价  图 2：主产区生鲜乳价格变动趋势

资料来源：Wind，渤海证券  资料来源：Wind，渤海证券

肉制品方面，仔猪、生猪、猪肉价格去年年初开始下跌，至去年 5 月份跌至相对

低点，随后开始探底回升。截至 1 月 30 日，全国 22 省仔猪、生猪、猪肉价格分

别达到 21.02 元/千克、11.39 元/千克、19.24 元/千克，分别同比下降 31.89%、

23.61%、11.82%。

图 3：22 省生猪价格及其变动趋势 图 4：22 省仔猪价格及其变动趋势 图 5：22 省猪肉价格及其变动趋势

资料来源：Wind，渤海证券   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
4.本周市场表现回顾

近五个交易日沪深300指数上涨 0.87%，食品饮料板块上涨0.32%，行业跑输市

场 0.55 个百分点，位列中信 29 个一级行业上游。其中，白酒上涨 1.32%，其他

饮料下跌 1.58%，食品下跌 0.9%。

图 6：行业指数周涨跌幅排行

资料来源：Wind，渤海证券

个股方面，山西汾酒、广东甘化及口子窖涨幅居前，中葡股份、麦趣尔及莲花健

康跌幅居前。

表 3：cs 食品饮料行业内个股涨跌幅

涨跌幅前五名 周涨跌幅（%） 涨跌幅后五名 周涨跌幅（%）

山西汾酒 6.57% 中葡股份 -24.42%

广东甘化 5.73% 麦趣尔 -17.42%

口子窖 5.57% 莲花健康 -15.50%

资料来源：Wind，渤海证券

 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
5.投资建议

截至 2018 年底，食品饮料板块基金持仓比例有所下滑。从子板块来看，白酒板

块减仓幅度相对较大，环比下降 1.58 个百分点，而肉制品和乳制品持仓小幅上升。

反映出四季度机构对于可选消费品的担忧以及大众品的偏好。整体来看，白酒板

块仍然具有长期配置价值，建议继续优选提前应对行业变化趋势，品牌优势明显

的龙头类个股。在大众品方面，建议长期关注基础消费品品牌化机遇，寻找各细

分领域的成长龙头，优选经过阶段性调整后估值回落至合理区间的调味板块，此

外建议关注保健品和休闲食品相关公司积极变化。我们认为在当前经济增速换挡

的大环境下，消费特征呈多元化趋势发展，高端可选消费面临压力但仍会保持稳

健的增速，大众消费品则存在由于品牌认知度的提升所带来的发展空间，因此给

予行业“看好”的投资评级，推荐贵州茅台（600519）、重庆啤酒（600132）、中炬

高新（600872）及双汇发展（000895）。

6.风险提示

宏观经济下行风险；重大食品安全事件风险。

 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
投资评级说明

项目名称 投资评级 评级说明

公司评级标准

买入 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅超过 20%

增持 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20%之间

中性 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于-10%~10%之间

减持 未来 6 个月内相对沪深 300 指数跌幅超过 10%

行业评级标准

看好 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅超过 10%

中性 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅介于-10%-10%之间

看淡 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数跌幅超过 10%

 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