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[Table_Summary]

投资要点：

 行业动态&公司新闻

2018 年 1-12 月饮料制造业主营业务收入同比增加 6.53%

中国将持续对食品药品安全执行“严防死守”政策

郎酒重回百亿阵营欲谋求上市，经营模式仍面临风险

茅台定制酒公司业务暂停，保健酒接手白金酒部分业务

 上市公司重要公告

来伊份：发布关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

舍得酒业：发布 2018 年年度报告

龙大肉食：发布 2019 年 1 月份销售情况简报

元祖食品：发布关于 5%以上股东减持股份计划公告

 行业重点数据跟踪

乳制品方面，生鲜乳价格小幅波动，整体呈平稳趋势。截至 2019 年 2 月 6

日，主产区生鲜乳平均价为 3.62 元/公斤，同比上涨 4.0%。

肉制品方面，仔猪、生猪、猪肉价格去年年初开始下跌，至去年 5 月份跌至

相对低点，随后开始探底回升。截至 2 月 1 日，全国 22 省仔猪、生猪、猪

肉价格分别达到 20.93 元/千克、11.32 元/千克、18.54 元/千克，分别同比下

降 32.51%、22.09%、14.92%。

 本周市场表现回顾

近五个交易日沪深 300 指数上涨 1.62%，食品饮料板块上涨 0.85%，行业跑

输市场 0.77 个百分点，位列中信 29 个一级行业下游。其中，白酒上涨 1.12%，

其他饮料上涨 1.91%，食品上涨 0.24%。

个股方面，广弘控股、*ST 椰岛以及科迪乳业涨幅居前，三全食品、安迪苏

及安井食品跌幅居前。

 投资建议

近日，茅台集团下发《关于全面停止定制、贴牌和未经审批产品业务的通知》。

自通知下发之日起，集团全面停止包括茅台酒在内的各子公司定制、贴牌和

未经审批产品所涉业务，相关产品和包装在未经集团允许的情况下，就地封

存，不再生产和销售。我们认为，这一举措将促进公司集中资源和精力做大

做强主业，使品牌和产品更加聚焦，依靠品牌力量推动后千亿时代的发展。

长期来看，白酒板块仍然具有配置价值，建议继续优选提前应对行业变化趋

势，品牌优势明显的龙头类个股。在大众品方面，建议长期关注基础消费品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
品牌化机遇，寻找各细分领域的成长龙头，优选经过阶段性调整后估值回落

至合理区间的调味板块，此外建议关注保健品和休闲食品相关公司积极变化。

而从短期来看，行业整体估值已经获得修复，当下建议投资者关注行业绝对

龙头及前期超跌个股。综上，我们推荐贵州茅台（600519）、重庆啤酒

（600132）、中炬高新（600872）、双汇发展（000895）以及西王食品

（000639）。

 风险提示

宏观经济下行风险；重大食品安全事件风险。

 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
1.行业动态&公司新闻

表 1：行业重要新闻汇总

资料来源 新闻标题 主要内容

中国轻工

业网

2018 年 1-12 月饮料制造业主营

业务收入同比增加 6.53%

2018 年 1-12 月，饮料制造业汇总企业单位数 2098 个，亏损企业数 341 个，

主营业务收入 5080.42 亿元，同比增加 6.53%;其中: 碳酸饮料制造业主营业务

收入 728.26 亿元，同比增加 10.71%；瓶（罐）装饮用水制造业主营业务收入

1020.91 亿元，同比增加 9.19%;瓶（罐）装饮用水制造业主营业务收入 1020.91

亿元，同比增加 9.19%,果菜汁及果菜汁饮料制造业主营业务收入 788.30 亿元，

同比增加 6.33%；含乳饮料和植物蛋白饮料制造业主营业务收入 978.28 亿元，

同比增加 3.61%;固体饮料制造业主营业务收入 618.82 亿元,同比增长 7.02%；

茶饮料及其他软饮料制造业主营业务收入 945.85 亿元，同比增长 3.69%。

中新网
中国将持续对食品药品安全执行

“严防死守”政策

中国国家市场监督管理总局副局长马正其 15 日在国务院新闻办召开的国务院

政策例行吹风会上表示，对于药品、食品、电梯、锅炉等特种产品，监管部门

会继续执行“严防死守”的政策，或实现 100%抽检，但抽检人员实行随机方

式。国务院近日印发的《关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一

公开”监管的意见》(下称《意见》)提出，在市场监管领域全面推行部门联合“双

随机、一公开”监管，要坚持全面覆盖、规范透明、问题导向、协同推进，增

强市场主体信用意识和自我约束力，对违法者“利剑高悬”；切实减少对市场主

体正常生产经营活动的干预，对守法者“无事不扰”。

中国商报
郎酒重回百亿阵营欲谋求上市，经

营模式仍面临风险

日前，四川郎酒集团有限责任公司(以下简称“郎酒”)对外公布，2018 年，集

团实现了此前规划的 100 亿元目标。此外，郎酒还公布了最新的上市时间表，

力争在 2020 年实现 A 股主板上市。业内人士分析，在郎酒百亿目标的实现中，

其主力产品青花郎出力不少，郎酒 2018 年“轰炸”式广告有所成效。不过，

为实现上市目标，郎酒的一些举措损害了很多经销商的利益。此外，大量压货

以及傍茅台发展的策略也使郎酒今后的发展仍面临风险。

糖酒快讯
茅台定制酒公司业务暂停，保健酒

接手白金酒部分业务

2 月 17 日-18 日，贵州省委书记、省人大常委会主任孙志刚深入茅台集团调研，

提出了“定位、定向、瘦身、规范、改革”加快推动高质量发展要求。在全面

贯彻孙志刚重要讲话精神后，茅台集团于 2 月 18 日下发《茅台集团关于全面停

止定制、贴牌和未经审批产品业务的通知》，要求全面停止包括茅台酒在内的各

子公司定制、贴牌和未经审批产品所涉业务，相关产品和包材在未经集团允许

的情况下，就地封存，不再生产和销售。

资料来源：公开资料，渤海证券

 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
2.上市公司重要公告

表 2：A 股上市公司重要公告汇总

代码 公司名称 公告类型 主要内容

600702 舍得酒业 2018 年年度报告

2018 年度公司实现营业收入 221,229.99 万元，较上年同期增长 35.02%，实现

营业利润 44,234.32 万元，较上年同期增长 119.15%，实现净利润 37,289.18

万元，较上年同期增长 162.40%。报告期内公司高端系列核心产品实现大幅增

长，2018 年公司实现酒类产品净销售收入 184,975.77 万元，其中舍得酒

144,169.87 万元。若剔除上述会计政策变更影响，公司对外酒类产品收入为

203,993.41 万元，比上年同期增长 23.79%，比公司改制前 2015 年增长

112.23%，其中舍得酒 158,992.19 万元，比上年同期增长 45.20%，比公司改

制前 2015 年增长 343.10%。

603777 来伊份

关于以集中竞价交

易方式回购股份的

回购报告书

鉴于公司当前股价受到宏观环境、行业政策及资本市场走势等多重因素影响，

未能真实反映公司内在价值和资产质量。为充分维护公司和投资者利益，稳定

投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，基于对公司未来

发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司财务状况以及未

来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟以自筹资金通过集中竞价交易

方式进行回购股份，回购的股份将全部用于股权激励。本次回购股份数量不低

于 250 万股，且不超过 500 万股。以回购股份数量上限 500 万股计算，约占公

司目前总股本 340,756,360 股的 1.47%，具体回购股份的金额以回购期限届满

时实际回购的金额为准。

002726 龙大肉食
2019年 1月份销售

情况简报

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台龙大养殖有

限公司（以下简称“龙大养殖”）从事生猪养殖业务，龙大养殖 2019 年 1 月份

共销售生猪 2.69 万头，实现销售收入 0.38 亿元。2019 年 1 月份，龙大养殖商

品猪销售均价为 12.69 元/公斤，比 2018 年 12 月份下降 7.24% 。公司目前主

营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工，上述销售情况只代表公司生猪养

殖板块中活体销售情况，生猪屠宰、肉制品加工等其他业务板块的经营情况不

包括在内，请投资者注意投资风险。

603886 元祖食品
5%以上股东减持

股份计划公告

卓傲国际计划通过集中竞价及大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式减持

公司股份不超过 14,400,000 股，即不超过公司总股本的 6%；元祖联合国际计

划通过上海证券交易所集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过

4,200,000 股，占公司总股本的 1.75%。其中，采取集中竞价交易方式减持公

司股份的，自公司本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行，

并遵守任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大

宗交易方式减持公司股份的，自公司本减持计划公告披露之日起三个交易日后

的六个月内进行，并遵守任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总

数的 2%。

资料来源：公司公告，渤海证券

 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
3.行业重点数据跟踪

乳制品方面，生鲜乳价格小幅波动，整体呈平稳趋势。截至 2019 年 2 月 6 日，

主产区生鲜乳平均价为 3.62 元/公斤，同比上涨 4.0%。

图 1：主产区生鲜乳平均价  图 2：主产区生鲜乳价格变动趋势

资料来源：Wind，渤海证券  资料来源：Wind，渤海证券

肉制品方面，仔猪、生猪、猪肉价格去年年初开始下跌，至去年 5 月份跌至相对

低点，随后开始探底回升。截至 2 月 1 日，全国 22 省仔猪、生猪、猪肉价格分

别达到 20.93 元/千克、11.32 元/千克、18.54 元/千克，分别同比下降 32.51%、

22.09%、14.92%。

图 3：22 省生猪价格及其变动趋势 图 4：22 省仔猪价格及其变动趋势 图 5：22 省猪肉价格及其变动趋势

资料来源：Wind，渤海证券   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
4.本周市场表现回顾

近五个交易日沪深300指数上涨 1.62%，食品饮料板块上涨0.85%，行业跑输市

场 0.77 个百分点，位列中信 29 个一级行业下游。其中，白酒上涨 1.12%，其他

饮料上涨 1.91%，食品上涨 0.24%。

图 6：行业指数周涨跌幅排行

资料来源：Wind，渤海证券

个股方面，广弘控股、*ST 椰岛以及科迪乳业涨幅居前，三全食品、安迪苏及安

井食品跌幅居前。

表 3：cs 食品饮料行业内个股涨跌幅

涨跌幅前五名 周涨跌幅（%） 涨跌幅后五名 周涨跌幅（%）

广弘控股 27.70% 三全食品 -4.53%

*ST 椰岛 12.99% 安迪苏 -4.30%

科迪乳业 12.00% 安井食品 -3.66%

资料来源：Wind，渤海证券

 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
5.投资建议

近日，茅台集团下发《关于全面停止定制、贴牌和未经审批产品业务的通知》。自

通知下发之日起，集团全面停止包括茅台酒在内的各子公司定制、贴牌和未经审

批产品所涉业务，相关产品和包装在未经集团允许的情况下，就地封存，不再生

产和销售。我们认为，这一举措将促进公司集中资源和精力做大做强主业，使品

牌和产品更加聚焦，依靠品牌力量推动后千亿时代的发展。短期来看，行业整体

估值已经获得修复，当下建议投资者关注行业绝对龙头及前期超跌个股。而从长

期来看，白酒板块仍然具有配置价值，建议继续优选提前应对行业变化趋势，品

牌优势明显的龙头类个股。在大众品方面，建议长期关注基础消费品品牌化机遇，

寻找各细分领域的成长龙头，优选经过阶段性调整后估值回落至合理区间的调味

板块，此外建议关注保健品和休闲食品相关公司积极变化。综上，我们推荐贵州

茅台（600519）、重庆啤酒（600132）、中炬高新（600872）、双汇发展（000895）

以及西王食品（000639）。

6.风险提示

宏观经济下行风险；重大食品安全事件风险。

 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
投资评级说明

项目名称 投资评级 评级说明

公司评级标准

买入 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅超过 20%

增持 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20%之间

中性 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于-10%~10%之间

减持 未来 6 个月内相对沪深 300 指数跌幅超过 10%

行业评级标准

看好 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅超过 10%

中性 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅介于-10%-10%之间

看淡 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数跌幅超过 10% 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