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
大尺寸面板市占率提升，国内厂商改变行业格局

电子行业

投资要点：

 一周行情表现

本周，上证综指下跌0.26%，创业板指下跌2.05%，电子（申万）指数下跌

3.13%。本周涨幅前五的股票是三盛教育、激智科技、华体科技、振华科技

以及视源股份；跌幅靠前的是科力远、兴瑞科技、传艺科技、海航科技、隆

利科技。目前，电子板块TTM市盈率（整体法，剔除）处于29.04倍，相对

于全部A股（非金融）的溢价比为1.43。

 行业重要动态

1） 5G 无线基站数量将翻倍；

 公司重要公告

纳思达等发布2018年报；

华天科技等发布2019一季度报告；

雄韬股份、汇顶科技发布股东减持预披露公告；

恒久科技发布签署股权收购框架协议公告；

兆易创新发布签署《可转股债权投资协议》公告等；

 周策略建议

本周电子（申万）指数下跌3.13%，其中半导体板块跌幅最大，下跌5.73%。

IHSMarkit最新数据表示，2019年1季度中国面板厂商占全球60英寸及以上

尺寸面板出货量的33.9％，市场份额较18年1季度的3.6%增加了近10倍。

而韩国面板厂商市场份额则从54.8％下降到45.1％。中国面板厂商大尺寸

LCD面板的出货量从17.7万台增加到22.42万台，增长了11.7倍。我们认为

国内大尺寸面板厂商市占率提升有助于中国企业在大尺寸面板上的议价能

力，同时大尺寸面板价格二季度开始有见底反转迹象，将有助于中大尺寸

面板企业业绩好转。建议关注国内面板龙头京东方A（000725.SZ）。

 风险提示

电子产品渗透率不及预期；

电子产品价格跌幅较大；

市场系统性风险。 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
1 本周走势回顾

本周，上证综指下跌 0.26%，创业板指下跌 2.05%，电子（申万）指数下跌 3.13%。

子板块中半导体下跌 5.73%，电子元器件下跌 2.83%，光学光电子下跌 3.62%，电

子设备与制造下跌 1.86%。

图表 1：本周电子板块走势（%）

来源：Wind，国联证券研究所

对比申万其他 27 个子行业涨跌情况，本周电子行业位列第 15，处于中游。

图表 2：电子行业对比其他行业涨跌情况（%）

来源：Wind，国联证券研究所
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
本周涨幅前五的股票是三盛教育、激智科技、华体科技、振华科技以及视源股份；

跌幅靠前的是科力远、兴瑞科技、传艺科技、海航科技、隆利科技。

图表 3：本周电子板块涨跌幅前五名

来源：Wind，国联证券研究所

估值方面，截止到 2019 年 4 月 30 日，电子板块 TTM 市盈率（整体法，剔除负

值）为 29.04 倍，相对于全部 A 股（非金融）的溢价比为 1.43。

图表 4：近三年内板块 TTM 估值对比

来源：Wind，国联证券研究所

2 行业重要动态

2.1 5G 无线基站数量将翻倍

据 C114 通信网报道，随着 5G 网络快速增长的推动，2018 年至 2024 年间部署

的新基站数量将会翻倍。StrategyAnalytics 方面预测，5G 基站行业细分市场的年复

合增长率将超过预期的 100%。5G 的快速增长，加上 4G 网络的持续增长，2024 年

将会部署近 940 万个新的和升级的无线基站设备。

点评：当前日韩欧美各国都在积极推动 5G 进程，而国内三大运营商也已经启动

5G 试验网络的建设。我们看好 5G 从网络建设到移动终端对电子产业需求的提振，

股票代码 股票名称 涨跌幅（%） 股票代码 股票名称 涨跌幅（%）

300282.SZ 三盛教育 9.87  600478.SH 科力远 -19.04

300566.SZ 激智科技 9.22  002937.SZ 兴瑞科技 -18.72

603679.SH 华体科技 6.74  002866.SZ 传艺科技 -17.30

000733.SZ 振华科技 6.21  600751.SH 海航科技 -15.38

002841.SZ 视源股份 5.72  300752.SZ 隆利科技 -14.90  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
建议关注天线升级、PCB 量价齐升、移动终端零部件变革带来的机会，可关注相关

标的。

3 公司重要公告

3.1 本周电子行业年报汇总

图表 5：本周电子行业 2018 年报汇总

证券简称 营业收入同比

（%）

扣非归母净利同比

（%）

毛利率同比

（pct）

经营性现金流量净额

（百万元）

披露日期

深华发 A -25.76 -26.19 1.70 -21.89 2019-04-30

德赛电池 38.15 30.88 -0.60 122.17 2019-04-30

东旭光电 63.29 33.32 -3.09 388.25 2019-04-30

华映科技 -7.59 -1,411.94 -3.27 -1,082.56 2019-04-30

华天科技 1.60 -27.33 -1.57 1,133.03 2019-04-30

深华发 B -25.76 -26.19 1.70 -21.89 2019-04-30

东旭 B 63.29 33.32 -3.09 388.25 2019-04-30

兆易创新 10.65 8.87 -0.91 619.64 2019-04-30

*ST 德豪 -4.80 41.34 -1.79 995.43 2019-04-29

纳思达 2.83 153.89 9.09 2,158.92 2019-04-29

亿纬锂能 45.90 81.02 -5.52 434.49 2019-04-29

来源：Wind，国联证券研究所

3.2 本周电子行业一季报汇总

图表 6：本周电子行业 2019 一季报汇总

证券简称 营业收入同比

（%）

扣非归母净利同比

（%）

毛利率同比

（pct）

经营性现金流量净

额（百万元）

披露日期

深华发 A -25.76 3,386.22 2.85 19.40 2019-04-30

德赛电池 38.15 -8.83 -0.23 292.60 2019-04-30

东旭光电 63.29 0.08 4.22 638.68 2019-04-30

华映科技 -7.59 -166.84 -26.43 -223.54 2019-04-30

华天科技 1.60 -98.86 -1.35 113.98 2019-04-30

深华发 B -25.76 3,386.22 2.85 19.40 2019-04-30

东旭 B 63.29 0.08 4.22 638.68 2019-04-30

兆易创新 10.65 -62.03 0.24 34.27 2019-04-30

*ST 德豪 -4.80 -776.34 -16.66 167.97 2019-04-30

雪莱特 -44.80 -394.57 -2.01 10.69 2019-04-30

远望谷 -17.50 161.60 -1.50 -8.77 2019-04-30

恒久科技 11.33 -44.14 -2.34 3.15 2019-04-30

欧比特 22.62 -31.78 2.04 -151.19 2019-04-30

长电科技 0.00 -388.55 -4.16 169.19 2019-04-30

海航科技 6.66 -97.96 0.10 5,898.39 2019-04-30

海科 B 6.66 -97.96 0.10 5,898.39 2019-04-30

丹邦科技 8.33 -75.47 2.50 -11.36 2019-04-30

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
*ST 瑞德 -5.42 -292.62 -8.81 33.80 2019-04-30

瀛通通讯 24.22 -8.73 -3.87 32.13 2019-04-30

北方华创 49.53 -87.76 2.97 -253.86 2019-04-30

依顿电子 1.30 43.02 -0.89 184.78 2019-04-30

*ST 盈方 -57.45 -33.60 11.98 -19.42 2019-04-30

卓翼科技 13.80 -39.32 5.43 256.64 2019-04-30

劲胜智能 -14.25 -90.76 -4.59 257.30 2019-04-30

维科技术 0.34 -158.34 -13.11 -21.68 2019-04-30

阳光照明 11.47 28.11 7.00 6.56 2019-04-30

超声电子 14.03 12,082.90 1.71 267.77 2019-04-30

飞乐音响 -39.35 29.82 5.39 -45.46 2019-04-30

科力远 20.93 -178.45 0.50 14.50 2019-04-30

福日电子 33.96 -541.39 -2.44 -19.85 2019-04-30

东晶电子 -23.63 5.84 -5.52 6.23 2019-04-30

联创光电 14.50 -25.87 -1.31 -30.53 2019-04-30

闻泰科技 2.48 164.44 -5.00 312.39 2019-04-30

鹏鼎控股 8.08 7.00 1.09 1,216.49 2019-04-30

艾华集团 20.81 11.48 -2.70 19.89 2019-04-30

惠威科技 1.05 -72.69 1.48 9.94 2019-04-30

士兰微 10.36 -83.77 -4.12 -10.44 2019-04-30

工业富联 17.16 7.39 0.03 3,820.12 2019-04-30

旭光股份 -0.27 31.35 4.58 -45.29 2019-04-30

环旭电子 12.94 -18.20 -0.40 884.27 2019-04-30

苏州固锝 1.66 240.10 0.26 71.72 2019-04-30

睿能科技 -2.96 -76.26 -2.64 14.17 2019-04-30

京东方 A 3.53 -71.56 -3.11 6,164.24 2019-04-30

京东方 B 3.53 -71.56 -3.11 6,164.24 2019-04-30

凯盛科技 -14.06 61.95 -0.02 39.76 2019-04-30

晶方科技 -9.95 -223.04 -2.77 34.40 2019-04-30

纳思达 2.83 439.48 -0.71 -473.67 2019-04-29

亿纬锂能 45.90 175.46 -3.81 180.10 2019-04-29

来源：Wind，国联证券研究所

3.3 雄韬股份实际控制人减持预披露

持有公司 29,611,237 股的实际控制人张华农先生计划自本公告披露之日起 15

个交易日后的 6 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持不超过公司股份 7,002,264 股

（占公司总股本的 2%）。

3.4 崇达技术控股股东增持计划完成

截至 2019 年 4 月 29 日，姜雪飞先生以自有资金通过深圳证券交易所交易系统

增持公司股份累计达 616,600 股，占公司总股本的 0.07%，累计增持总额为

10,042,785 元，本次股份增持计划已实施完毕。

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
3.5 汇顶科技股东减持预披露

自 2019 年 5 月 9 日起至 2019 年 11 月 5 日，公司股东汇信信息拟通过集中竞

价交易和大宗交易方式减持不超过 4,566,516 股公司股份，拟减持股份不超过公司总

股本 456,651,659 股的 1%。

3.6 恒久科技签署股权收购框架协议

公司已于 2019 年 4 月 29 日与福建省闽保信息技术股份有限公司实际控制人林

章威签署了《股权收购框架协议》，有意以支付现金的方式购买林章威所持有的标的

公司 22,897,000 股股份。

3.7 兆易创新签署《可转股债权投资协议》

公司与合肥产投于 2017 年 10 月 26 日签署了《关于存储器研发项目之合作协

议》，约定合作开展 12 英寸晶圆存储器研发项目。2018 年底，经沟通确认，双方继

续推进本项目实施。经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司与合肥产投、合

肥长鑫集成电路有限责任公司于 2019 年 4 月 26 日签署《可转股债权投资协议》，以

可转股债权方式对本项目投资 3 亿元，履行《合作协议》中约定的部分筹资义务。

4 周策略建议

本周电子（申万）指数下跌 3.13%，其中半导体板块跌幅最大，下跌 5.73%。

IHSMarkit 最新数据表示，2019 年 1 季度中国面板厂商占全球 60 英寸及以上尺寸面

板出货量的 33.9％，市场份额较 18 年 1 季度的 3.6%增加了近 10 倍。而韩国面板厂

商市场份额则从 54.8％下降到 45.1％。中国面板厂商大尺寸 LCD 面板的出货量从

17.7 万台增加到 22.42 万台，增长了 11.7 倍。我们认为国内大尺寸面板厂商市占率

提升有助于中国企业在大尺寸面板上的议价能力，同时大尺寸面板价格二季度开始有

见底反转迹象，将有助于中大尺寸面板企业业绩好转。建议关注国内面板龙头京东方

A（000725.SZ）。

京东方 A（000725.SZ）：公司已经成为全球面板行业的领军企业。2018 年京东

方显示屏出货量全球第一，五大主流显示屏市占率均位列全球第一。从供需的角度来

看，越来越多的手机面板使用 OLED 显示屏，而大尺寸显示屏 LCD 面板依然是主流

产品。拥有更多高世代线的京东方将补齐大尺寸端产品线，提升高阶产品的占比，抢

占高端市场，并进一步提升公司的整体盈利能力。同时公司凭借自身技术和资金实力，

大力布局 OLED。公司的成都第六代柔性 AMOLED 产线已实现量产，而绵阳第六代

柔性 AMOLED 产线也将于 2019 年投产。公司在 OLED 领域量产进度仅次于韩国厂

商，未来有望率先受益于行业快速成长的红利，推动公司持续增长。

5 风险提示

   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
1）电子产品渗透率不及预期；

2）电子产品价格跌幅较大；

3）市场系统性风险。

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