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
科创板开板，关注半导体企业估值提升

电子行业

投资要点：

 一周行情表现

本周，上证综指上涨1.92%，创业板指上涨2.68%，电子（申万）指数上涨

2.59%。本周涨幅前五的股票是民德电子、京泉华、铭普光磁、福蓉科技和

百邦科技；跌幅靠前的是民德电子、传艺科技、恒铭达、东晶电子以及隆

利科技。目前，电子板块TTM市盈率（整体法，剔除负值）处于25.69倍，

相对于全部A股（非金融）的溢价比为1.36。

 行业重要动态

1） 中国联通：已率先开通国内 40 个城市的 5G 试验网络；

2） 京东方已投产 4 条第 6 代柔性 AMOLED 产线。

 公司重要公告

苏州固锝发布实际控制人减持预披露公告；

欧比特发布重大经营活动中标公告；

深南电路发布高管减持计划实施完毕公告；

长电科技发布股东减持计划公告；

麦捷科技发布向激励对象首次授予股票期权公告；

 周策略建议

本周，电子（申万）指数上涨2.59%，其中子设备与制造板块涨幅最大，上

涨3.35%；半导体板块涨幅最小，上涨1.09%。本周在第十一届陆家嘴论坛

开幕式上，中国证监会和上海市人民政府联合举办上海证券交易所科创板

开板仪式。目前为止有123家企业申报科创板IPO，其中电子企业28家；已

过会企业9家，其中有4家与半导体相关。半导体企业在目前科创板过会企

业中占比较高，表明了国家对半导体产业的支持，科创板将为半导体公司

成长提供良好环境，推动我国半导体行业发展。同时科创板半导体公司也

有望带动主板上市公司的估值修复，建议关注半导体各细分行业领军企业，

封测领域长电科技（600584.SH），模拟领域圣邦股份（300661.SZ），分

立器件领域士兰微（600460.SH）、扬杰科技（300373.SZ），CIS芯片领

域韦尔股份（603501.SH），打印机芯片领域纳思达（002180.SZ）。

 风险提示

电子产品渗透率不及预期；

电子产品价格跌幅较大；

市场系统性风险。 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
1 本周走势回顾

本周，上证综指上涨 1.92%，创业板指上涨 2.68%，电子（申万）指数上涨 2.59%。

子板块中半导体上涨 1.09%，电子元器件上涨 2.46%，光学光电子上涨 2.62%，电

子设备与制造上涨 3.35%。

图表 1：本周电子板块走势（%）

来源：Wind，国联证券研究所

对比申万其他 27 个子行业涨跌情况，本周电子行业位列第 14，处于中游。

图表 2：电子行业对比其他行业涨跌情况（%）

来源：Wind，国联证券研究所

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2019-06-10 2019-06-11 2019-06-12 2019-06-13 2019-06-14

SW电子 上证指数 创业板指

0

1

2

3

4

5

6

有
色
金
属

S
W

食
品
饮
料

S
W

建
筑
材
料

S
W

休
闲
服
务

S
W

国
防
军
工

S
W

农
林
牧
渔

S
W

机
械
设
备

S
W

医
药
生
物

S
W

电
气
设
备

S
W

计
算
机
S
W

传
媒
S
W

建
筑
装
饰

S
W

采
掘
S
W

电
子
S
W

非
银
金
融

S
W

房
地
产
S
W

商
业
贸
易

S
W

银
行
S
W

化
工
S
W

轻
工
制
造

S
W

通
信
S
W

交
通
运
输

S
W

综
合
S
W

公
用
事
业

S
W

纺
织
服
装

S
W

汽
车
S
W

家
用
电
器

S
W

钢
铁
S
W

http://www.hibor.com.cn/

 4 请务必阅读报告末页的重要声明

行业研究简报

本周涨幅前五的股票是金安国纪、联创光电、华东科技、睿能科技和科力远；跌

幅靠前的是民德电子、传艺科技、恒铭达、东晶电子以及隆利科技。

图表 3：本周电子板块涨跌幅前五名

股票代码 股票名称 涨跌幅（%） 股票代码 股票名称 涨跌幅（%）

002636.SZ 金安国纪 26.70 300656.SZ 民德电子 (15.77)

600363.SH 联创光电 15.93 002866.SZ 传艺科技 (13.34)

000727.SZ 华东科技 13.54 002947.SZ 恒铭达 (12.57)

603933.SH 睿能科技 13.38 002199.SZ 东晶电子 (12.03)

600478.SH 科力远 13.13 300752.SZ 隆利科技 (9.26)

来源：Wind，国联证券研究所

估值方面，截止到 2019 年 6 月 14 日，电子板块 TTM 市盈率（整体法，剔除负

值）为 25.69 倍，相对于全部 A 股（非金融）的溢价比为 1.36。

图表 4：近三年内板块 TTM 估值对比

来源：Wind，国联证券研究所

2 行业重要动态

2.1 中国联通：已率先开通国内 40 个城市的 5G 试验网络

中国联通方面表示，目前已率先开通国内 40 个城市的 5G 试验网络，在众多城

市中搭建各种 5G 行业应用场景，为合作伙伴提供广阔的试验场景，推进 5G 应用孵

化及产业升级。截至目前，5G 先锋计划关注客户数量已超 2400 万，华为、中兴、

OPPO、vivo、小米、努比亚等 10 余家国内知名厂商都已向中国联通交付了首批 20

多款友好体验终端。

点评：近期 5G 商用牌照已正式发放，运营商将从小规模试验网逐步向大规模基
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
站建设积极迈进。预计 2020 年至 2025 年期间，中国 5G 发展将直接带动经济总产

出 10.6 万亿元，直接创造经济增加值 3.3 万亿元（工信部白皮书）。我们看好 5G 从

网络建设到移动终端对电子产业需求的提振，建议关注天线升级、PCB 量价齐升、

移动终端零部件变革带来的机会，可关注相关标的。

2.2 京东方已投产 4 条第 6 代柔性 AMOLED 产线

6 月 12 日，京东方表示目前公司与华为保持良好的战略合作关系，公司为华为

MateX 手机供应柔性 AMOLED 显示屏。此外，公司在柔性 AMOLED 产线布局方面，

已投产或规划 4 条第 6 代柔性 AMOLED 产线，其中成都第 6 代柔性 AMOLED 生产

线已量产，设计产能 48K／月，产能爬坡进展顺利，目前一期已经满产。同时，绵阳

第 6 代柔性 AMOLED 生产线预计在今年下半年量产。

点评：我们认为公司目前拥有四条柔性 AMOLED 产线，并已实现为一线品牌客

户供货，公司具备为全球品牌厂商提供高品质柔性屏的能力，在 AMOLED 领域的竞

争地位将持续增强，建议关注京东方 A（000725.SZ）。

3 公司重要公告

3.1 苏州固锝实际控制人拟减持预披露

公司实际控制人吴念博先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内

通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 250,000 股，占公司总

股本 0.0343%。

3.2 欧比特重大经营活动中标

公司于 2019 年 6 月 6 日收到了招标单位广东城智、招标代理机构珠海德联工程

咨询有限公司、交易机构珠海市公共资源交易中心共同签发的《中标通知书》，项目

合同金额为 8,362.33 万元人民币。

3.3 深南电路高管减持计划实施完毕

截至本公告披露之日，公司高级管理人员龚坚先生通过集中竞价交易的方式减持

公司股份 143,640 股，占公司总股本比例的 0.04%，本次减持计划已实施完毕。

3.4 泰晶科技控股股东减持公司可转债

2019 年 3 月 19 日至 2019 年 6 月 11 日期间，公司控股股东和实际控制人喻信

东先生、王丹女士、喻信辉先生和何虎先生通过上海证券交易所交易系统减持其所持

有的泰晶转债合计 216,880 张，占发行总量的 10.09%。

3.5 长电科技股东减持计划

http://www.hibor.com.cn/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
自 2019 年 6 月 12 日起 15 个交易日后的 90 日内，公司股东新潮集团计划以集

中竞价交易方式减持不超过 1,600 万股，占公司总股本的 1.00%。

3.6 麦捷科技向激励对象首次授予股票期权

首次股票期权授予日：2019 年 6 月 13 日;首次授予股票期权数量：3,180.75 万

份；首次授予股票期权股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普

通股股票的。

3.7 华正新材监事减持股份结果

减持计划实施期间内，公司原高管、现监事汤新强先生通过集中竞价方式累计减

持公司股份 200,000 股，占公司目前总股本的 0.15%。截止本公告披露日，其本次减

持计划已实施完毕。

4 周策略建议

本周，电子（申万）指数上涨 2.59%，其中子设备与制造板块涨幅最大，上涨

3.35%；半导体板块涨幅最小，上涨 1.09%。本周在第十一届陆家嘴论坛开幕式上，

中国证监会和上海市人民政府联合举办上海证券交易所科创板开板仪式。目前为止有

123 家企业申报科创板 IPO，其中电子企业 28 家；已过会企业 9 家，其中有 4 家与

半导体相关。半导体企业在目前科创板过会企业中占比较高，表明了国家对半导体产

业的支持，科创板将为半导体公司成长提供良好环境，推动我国半导体行业发展。同

时科创板半导体公司也有望带动主板上市公司的估值修复，建议关注半导体各细分行

业领军企业，封测领域长电科技（600584.SH），模拟领域圣邦股份（300661.SZ），

分立器件领域士兰微（600460.SH）、扬杰科技（300373.SZ），CIS 芯片领域韦尔股

份（603501.SH），打印机芯片领域纳思达（002180.SZ）。

5 风险提示

1）电子产品渗透率不及预期；

2）电子产品价格跌幅较大；

3）市场系统性风险。

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