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行情回顾：

7 月 23日，SW 食品行业指数下跌 0.96%，跑输沪深 300指数约 1.18 个百分点，在所有申万一级行业

中排名倒数第 2，跌幅仅次于 SW房地产行业，主要受白马龙头下跌影响所致。子行业中 SW白酒、SW 调味

品和 SW乳品均录得负收益，分别下跌 1.57%、0.78%和 0.49%。其他子行业均录得正收益，其中 SW黄酒涨

幅最大，上涨 2.24%。行业内仅 17%的个股录得正收益，约 70%的个股录得正收益，其中次新股三只松鼠持

续涨停。约 30%个股录得负收益，其中白酒股在水井坊领跌下，全天走势较弱，白酒龙头均录得负收益。

重要公告：

◼ 龙大肉食（002726）：股票交易异常波动公告（2019/7/24）

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格在2019年7月19日、2019年7月22日、

2019年7月23日连续三个交易日内跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关

规定，属于股票交易异常波动。公司目前生产经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。

经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

◼ *ST西发（000752）:关于公司涉及(2018)渝0103民初30492号借款纠纷案的进展公告（2019/7/24）

本起诉讼，如法院最终判决上市公司承担清偿责任，将对公司的期后利润产生重大不利影响。截止公

告日，公司3个主要银行账户和2个非主要银行账户被冻结，被冻结额度为21,758万元，实际被冻结金

额3.44万元；公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企

业（有限合伙）、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达（苏州）资产管理有限公司的股权状态为冻

结或者轮候冻结，敬请投资者注意风险。 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图 1：7 月 23 日 SW 食品饮料行业及其子行业涨跌幅（%） 图 1：7 月 23 日 SW 食品饮料行业涨跌幅榜公司（%）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
◼ 克明面业（002661）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告（2019/7/24）

公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

公告》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的

情况下，使用不超过人民币12亿元（含12亿元）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，在上

述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。近日，公司与湖南三湘银行股份有限公司（以下

简称“三湘银行”）签署《“灵活存一号”产品服务协议》。产品名称：湖南三湘银行“灵活存一号”，

产品类型：保本保证收益型，产品期限：60天，预期年化收益率： 3.9875%，产品收益计算日：2019

年07月22日，产品到期日：2019年09月20日，认购资金总额：人民币37,000,000元，资金来源：公司

闲置募集资金。截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额

为22.005亿元（含本次公告产品3,700万元）。尚未到期金额59,350万元（含本次公告产品3,700万元）,

占公司最近一年（2018年）经审计总资产的14.99%。

行业及公司重要新闻：
◼ 可口可乐(KO.US)Q2净营收同比增长12%至100美元 好于市场预期（智通财经，2019/7/23）

智通财经获悉，可口可乐(KO.US)于周二美股盘前公布财报，第二季度净营业收入为100亿美元，高于

市场预期的96.79亿美元，去年同期为89.27亿美元；非GAAP每股收益为0.63美元，市场预期为0.62美

元。财报显示，可口可乐Q2归属于公司股东净利润为26.07亿美元，低于市场预期的26.62亿美元，去

年同期为23.16亿美元。受发展中国家和新兴市场强劲增长的推动，其Q2销售件数增长3%，有机营收

同比增长6%，预计2019财年有机营收将实现5%的增长率。

◼ 澳大利亚葡萄酒对中国市场的出口额持续走高（中新网，2019/7/23）

截至2019年6月底的12个月中，澳大利亚葡萄酒的出口总额增长了4%至28.6亿澳元。其中，对中国市

场的出口额持续增长7%，创下12亿澳币新高。澳大利亚葡萄酒在中国表现非常良好。回顾2019年的前

5个月，澳大利亚在进口额上成为中国大陆排名第一的葡萄酒进口来源国。同时，在全球葡萄酒进口

市场总量下挫22%的情况下，澳大利亚葡萄酒在中国大陆的表现依然强势，其市场份额相比于2015年

增长了13%，达到了进口总量的24%。澳大利亚巩固了其作为中国市场优质葡萄酒主要供应商的显赫

地位。

风险提示：

◼ 食品安全问题，行业竞争加剧等。

http://180.96.8.44/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=469919108&fav=1&lan=cn&dlang=cn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