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
 事件：实控人提前终止减持计划

2019 年 7 月 22 日晚，昆仑万维发布公告，公司实际控制人周亚辉先生

提前终止减持计划。根据公司于 2019 年 1 月 31 日发布的公告，周亚辉先生

及其一致行动人盈瑞世纪拟减持本公司股份占总股本不超过 2%，不超过其

持有公司股份的 20%。过去半年间，实际控制人减持公司股份数量占总股本

比例为 1.817%。本次实际控制人提前终止减持计划，表明看好公司发展。

 发布中报业绩预告，净利同比增长-2.32%至 15.44%

公司毛利率近 2 年一直在 80%左右，2018 年度毛利率 82.61%，同比增

加 2.82%，净利率则上升为 41.86%，同比提升 0.58 个百分点。公司 2018 年

度综合费用率 45.82%，同比下降 4.14 个百分点；其中销售费用率 24.96%，

同比下降 2.8 个百分点，管理费用率 15.83%，同比下降 3.57 个百分点，财务

费用率 5.03%，同比增加 2.22 个百分点。2019 年一季度公司毛利率略微回落，

但净利率延续上行态势。

 出售 Grindr 仍具不确定性，闲徕提供现金流，Opera 等引领未来发展

公司于 2019 年 5 月 14 日公告出售 Grindr 事项，将在 2020 年 6 月 30 日

前出售 Grindr100%的股权，随贸易战变化仍存在不确定性。Grindr 自收购以

来 DAU 由 200 万实现翻倍，收入由 2015 年的 4 千万美元增长到 2018 年的

8.6 千万美元，Grindr 是较为稀缺的优质标的，当前价值和未来发展皆具看

点。闲徕仍持续为公司提供大量现金流，增值服务不断提高用户的在线时长

和人均消费。全球化平台公司 Opera 在非洲和东南亚开疆拓土，复制中国成

功模式到新兴蓝海市场，或能优先占领市场做大做强。

 看好公司互联网平台化运作，未来业务发展潜力，维持“推荐”评级

考虑到国内游戏市场变化和海外拓展进度等情况，我们微调盈利预测为

2019 年-2021 年净利润分别为 13.17（-0.42）、15.73（-0.78）、18.43（-1.18）

亿元，对应 EPS 分别为 1.14/1.37/1.60 元，当前股价对应 2019-2021 年 PE 分

别为 11/9/8 倍。考虑到闲徕的稳健经营，Opera 的广阔发展潜力，公司持续

平台化运作且不断投资未来，有望把握新的科技浪潮，维持“推荐”评级。

 风险提示：游戏监管风险，收购标的发展不及预期，新兴市场不及预期。

财务摘要和估值指标
指标 2017A 2018A 2019E 2020E 2021E

营业收入(百万元) 3,436 3,577 4,476 5,347 6,254

增长率(%) 41.7 4.1 25.1 19.5 17.0

净利润(百万元) 999 1,006 1,317 1,573 1,843

增长率(%) 87.9 0.7 30.9 19.5 17.1

毛利率(%) 79.8 82.6 82.4 82.5 82.3

净利率(%) 29.1 28.1 29.4 29.4 29.5

ROE(%) 16.0 28.2 27.0 24.6 22.5

EPS(摊薄/元) 0.87 0.87 1.14 1.37 1.60

P/E(倍) 14.7 14.6 11.1 9.3 7.9

P/B(倍) 1.7 2.8 2.3 1.8 1.5

推荐（维持评级）

市场数据 时间 2019.07.23

收盘价(元)： 12.71

一年最低/最高(元)： 11.24/20.13

总股本(亿股)： 11.52

总市值(亿元)： 146.41

流通股本(亿股)： 6.23

流通市值(亿元)： 79.24

近 3 月换手率： 189.63%

股价一年走势

收益涨幅（%）
类型 一个月 三个月 十二个月

相对 -7.24 -15.67 -41.73

绝对 -8.61 -21.73 -33.46

相关报告
《公司持续巩固平台化运作，多元协同

业绩可期》2019-05-06

《手游主业业绩稳定增长，投资收益开

始陆续兑现》2017-10-24

《闲徕互娱并表拉动业绩高增长，昆仑

游戏盈利能力大幅改善》2017-08-17
 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
附：财务预测摘要

资产负债表(百万元) 2017A 2018A 2019E 2020E 2021E  利润表（百万元） 2017A 2018A 2019E 2020E 2021E

流动资产 3008 2154 2778 4071 6108  营业收入 3436 3577 4476 5347 6254

  现金 2034 1517 1563 3157 4604  营业成本 695 622 786 935 1105

  应收账款 410 363 604 551 800  营业税金及附加 11 12 13 16 19

  其他应收款 187 0 234 46 282  营业费用 954 893 1119 1337 1564

  预付账款 118 61 162 104 208  管理费用 667 566 671 802 938

  存货 0 0 0 0 0  财务费用 96 180 211 218 206

  其他流动资产 260 214 214 214 214  资产减值损失 32 104 134 160 188

非流动资产 9053 6675 7613 8577 9540  公允价值变动收益 0 0 0 0 0

  长期投资 1332 2255 3229 4203 5176  投资净收益 444 684 450 500 550

  固定资产 23 22 26 26 23  营业利润 1463 1510 1991 2378 2785

  无形资产 31 25 18 12 7  营业外收入 3 4 4 4 4

  其他非流动资产 7667 4373 4341 4336 4334  营业外支出 2 10 10 10 10

资产总计 12061 8829 10391 12648 15648  利润总额 1465 1504 1985 2372 2779

流动负债 2054 3016 2699 2763 3151  所得税 46 6 20 24 28

  短期借款 1144 1098 1098 1098 1098  净利润 1419 1497 1965 2348 2751

  应付账款 242 490 435 666 635  少数股东损益 420 491 648 775 908

  其他流动负债 668 1429 1166 1000 1419  归属母公司净利润 999 1006 1317 1573 1843

非流动负债 1145 497 409 329 247  EBITDA 1599 1594 2060 2386 2737

  长期借款 963 388 301 220 138  EPS（元） 0.87 0.87 1.14 1.37 1.60

  其他非流动负债 182 109 109 109 109

负债合计 3199 3513 3109 3092 3398  主要财务比率 2017A 2018A 2019E 2020E 2021E

 少数股东权益 153 161 809 1584 2492  成长能力

  股本 1152 1151 1152 1152 1152  营业收入(%) 41.7 4.1 25.1 19.5 17.0

  资本公积 1409 181 181 181 181  营业利润(%) 162.5 3.2 31.9 19.4 17.1

  留存收益 2272 3177 5143 7491 10242  归属于母公司净利润(%) 87.9 0.7 30.9 19.5 17.1

归属母公司股东权益 8710 5155 6473 7973 9758  获利能力

负债和股东权益 12061 8829 10391 12648 15648  毛利率(%) 79.8 82.6 82.4 82.5 82.3

       净利率(%) 29.1 28.1 29.4 29.4 29.5

现金流量表(百万元) 2017A 2018A 2019E 2020E 2021E  ROE(%) 16.0 28.2 27.0 24.6 22.5

经营活动现金流 1046 1473 1526 2440 2209  ROIC(%) 13.5 20.6 24.8 24.8 24.2

  净利润 1419 1497 1965 2348 2751  偿债能力

  折旧摊销 62 44 43 10 2  资产负债率(%) 26.5 39.8 29.9 24.4 21.7

  财务费用 96 180 211 218 206  净负债比率(%) 0.8 13.1 -1.2 -18.4 -26.9

  投资损失 -444 -684 -450 -500 -550  流动比率 1.5 0.7 1.0 1.5 1.9

  营运资金变动 -91 300 -243 364 -201  速动比率 1.5 0.7 1.0 1.5 1.9

  其他经营现金流 3 136 0 0 0  营运能力

投资活动现金流 65 -215 -531 -474 -415  总资产周转率 0.4 0.3 0.5 0.5 0.4

  资本支出 23 12 -36 -9 -11  应收账款周转率 6.9 9.3 9.3 9.3 9.3

  长期投资 699 -171 -974 -988 -974  应付账款周转率 2.3 1.7 1.7 1.7 1.7

  其他投资现金流 787 -374 -1541 -1472 -1399  每股指标（元）

筹资活动现金流 -112 -2172 -948 -373 -346  每股收益(最新摊薄) 0.87 0.87 1.14 1.37 1.60

  短期借款 161 -47 0 0 0  每股经营现金流(最新摊薄) 0.57 1.44 1.32 2.12 1.92

  长期借款 243 -574 -88 -81 -82  每股净资产(最新摊薄) 7.56 4.48 5.62 6.92 8.47

  普通股增加 25 -1 1 0 0  估值比率

  资本公积增加 457 -1228 0 0 0  P/E 14.7 14.6 11.1 9.3 7.9

  其他筹资现金流 -999 -322 -861 -292 -264  P/B 1.7 2.8 2.3 1.8 1.5

现金净增加额 967 -849 47 1593 1448  EV/EBITDA 9.4 9.8 7.5 6.1 5.1
资料来源：公司公告、新时代证券研究所 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特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日

起正式实施。根据上述规定，新时代证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其

适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险

承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。

因此受限于访问权限的设臵，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师声明

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券

所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准

确性、客户的反馈、竞争性因素以及新时代证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报

酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

分析师介绍

胡皓，传媒互联网行业首席分析师，擅长自上而下把握行业性机会，探究传媒行业现象本质。2009 年 4 月加

盟光大证券研究所，期间曾获 2010 年新财富钢铁行业金牌分析师排名第五，2011 年加盟银河证券，2012、2014 年

新财富最佳分析师第四名，2015 年转型传媒，原银河证券传媒互联网行业首席分析师。

投资评级说明

新时代证券行业评级体系：推荐、中性、回避

推荐： 未来6－12个月，预计该行业指数表现强于市场基准指数。

中性： 未来6－12个月，预计该行业指数表现基本与市场基准指数持平。

回避： 未来6－12个月，未预计该行业指数表现弱于市场基准指数。

市场基准指数为沪深 300 指数。

新时代证券公司评级体系：强烈推荐、推荐、中性、回避

强烈推荐： 未来6－12个月，预计该公司股价相对同期市场基准指数涨幅在20%以上。该评级由分析师给出。

推荐： 未来6－12个月，预计该公司股价相对同期市场基准指数涨幅介于5%－20%。该评级由分析师给出。

中性： 未来6－12个月，预计该公司股价相对同期市场基准指数变动幅度介于-5%－5%。该评级由分析师给出。

回避： 未来6－12个月，预计该公司股价相对同期市场基准指数跌幅在5%以上。该评级由分析师给出。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及

模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。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免责声明

新时代证券股份有限公司经中国证券监督委员会批复，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告由新时代证券股份有限公司（以下简称新时代证券）向其机构或个人客户（以下简称客户）提供，无意针对或意图违反任

何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。

新时代证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给新时代证券客户的，属于机密材料，只有新时代证券客户才

能参考或使用，如接收人并非新时代证券客户，请及时退回并删除。

本报告所载的全部内容只供客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保

证。新时代证券根据公开资料或信息客观、公正地撰写本报告，但不保证该公开资料或信息内容的准确性或完整性。客户请勿将本报

告视为投资决策的唯一依据而取代个人的独立判断。

新时代证券不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户。新时代证券建议客户如有任何疑问应当咨询证券投资顾问

并独自进行投资判断。本报告并不构成投资、法律、会计或税务建议或担保任何内容适合客户，本报告不构成给予客户个人咨询建议。

本报告所载内容反映的是新时代证券在发表本报告当日的判断，新时代证券可能发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论

的报告，但新时代证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。新时代证券不对因客户使用本报告而导致的损失负

任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的新时代证券网站以外的地址或超级链接，新时代证券不对其内容负

责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏

览这些网站的费用或风险。

新时代证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供

包括投资银行业务在内的服务或业务支持。新时代证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后

通知客户。

除非另有说明，所有本报告的版权属于新时代证券。未经新时代证券事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式更改、复制、

传播本报告中的任何材料，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，

均为新时代证券的商标、服务标识及标记。

新时代证券版权所有并保留一切权利。

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京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