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
荣耀智慧屏发布，重新定义家庭智能中心

电子行业

投资要点：

 一周行情表现

本周，上证综指下跌3.25%，创业板指下跌3.15%，电子（申万）指数下跌

3.81%。本周涨幅前五的股票是崇达技术、沪电股份、景旺电子、久之洋、

*ST瑞德；跌幅靠前的是泰晶科技、凤凰光学、彩虹股份、睿能科技、富满

电子。目前，电子板块TTM市盈率（整体法，剔除负值）为29.66倍，相对

于全部A股（非金融）的溢价比为1.60。

 行业重要动态

显示存储器厂7月营收回温

华为正式发布自有鸿蒙开源操作系统

 公司重要公告

鹏鼎控股2019年7月营业收入简报

汇顶科技减持进展公告

圣邦股份股东减持计划公告

环旭电子2019年7月营业收入简报

深南电路2019年半年度报告

 周策略建议

本周，电子（申万）指数下跌3.81%，子板块中电子元器件上涨0.32%，其

余子板块均下跌。本周荣耀智慧屏系列发布，其成为首款搭载鸿蒙OS的终

端产品，鸿蒙OS具有分布架构、天生流畅、内核安全和生态共享四大特征。

荣耀智慧屏还搭载了海思最新为大屏开发的鸿鹄818智能芯片、海思人工智

能NPU芯片，海思旗舰Hi1103 WI-FI芯片，这三款芯片不仅为带来了全新

的音画体验和极致的网速体验，还有更多智慧能力。同时荣耀智慧屏配备

了升降式AI摄像头，使其不仅具备电视播放娱乐功能，还成为多设备交互、

信息共享和家庭控制管理中心。我们认为荣耀智慧屏的上市，将重新定义

家庭智能中心，有望拉动大尺寸面板销售，建议关注国内面板龙头京东方A

（000725.SZ）。

 风险提示

电子产品渗透率不及预期；

电子产品价格跌幅较大；

市场系统性风险。 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
1 本周走势回顾

本周，上证综指下跌 3.25%，创业板指下跌 3.15%，电子（申万）指数下跌 3.81%。

子板块中半导体下跌 4.33%，电子元器件上涨 0.32%，光学光电子下跌 5.89%，电

子设备与制造下跌 3.82%。

图表 1：本周电子板块走势（%）

来源：Wind，国联证券研究所

对比申万其他 27 个子行业涨跌情况，本周电子行业位列第 8 位，位于上游。

图表 2：电子行业对比其他行业涨跌情况（%）

来源：Wind，国联证券研究所
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
本周涨幅前五的股票是崇达技术、沪电股份、景旺电子、久之洋、*ST 瑞德；跌

幅靠前的是泰晶科技、凤凰光学、彩虹股份、睿能科技、富满电子。

图表 3：本周电子板块涨跌幅前五名

股票代码 股票名称 涨跌幅（%） 股票代码 股票名称 涨跌幅（%）

002815.SZ 崇达技术 16.99 603738.SH 泰晶科技 (14.54)

002463.SZ 沪电股份 15.19 600071.SH 凤凰光学 (12.99)

603228.SH 景旺电子 10.76 600707.SH 彩虹股份 (12.90)

300516.SZ 久之洋 10.69 603933.SH 睿能科技 (12.90)

600666.SH *ST 瑞德 10.33 300671.SZ 富满电子 (12.76)

来源：Wind，国联证券研究所

估值方面，截止到 2019 年 8 月 9 日，电子板块 TTM 市盈率（整体法，剔除负

值）为 29.66 倍，相对于全部 A 股（非金融）的溢价比为 1.60。

图表 4：近三年内板块 TTM 估值对比

来源：Wind，国联证券研究所

2 行业重要动态

2.1 显示存储器厂 7 月营收回温

显示存储器厂旺宏、华邦电公布 7 月业绩，表现同步回温，逐渐走出运营谷底。

其中，旺宏单月营收为今年新高；华邦电则创下 11 个月高点。旺宏总经理卢志远日

前表示，传统旺季来临，无论是 ROM、Flash 需求均强劲，对下半年非常乐观，并

期待未来 5G 产品增长。我们认为存储芯片价格回升一方面由于旺季备货需求，另一

方面是中国大陆厂商转单，选择非美系企业所致。建议关注国内存储芯片领军企业兆

易创新（603986.SH）。
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
2.2 华为正式发布自有鸿蒙开源操作系统

华为开发者大会上余承东正式发布了华为鸿蒙 OS。鸿蒙 OS 具有四大技术特性：

分布式架构首次用于终端 OS，实现跨终端无缝协同体验；确定时延引擎和高性能 IPC

技术实现系统流畅；基于微内核架构重塑终端设备可信安全；通过统一 IDE 支撑一

次开发，多端部署，实现跨终端生态共享。鸿蒙内核的鸿蒙 OS1.0，关键模块自研，

用在智慧屏上。2020 年鸿蒙 OS2.0 将发布，内核及应用框架自研，适用于创新国产

PC、手表、手环、车机；2021 年鸿蒙 OS3.0 将支持软硬件协同，用于音箱、耳机，

2022 年之后用于 VR 眼镜等设备。

3 公司重要公告

3.1 鹏鼎控股 2019 年 7 月营业收入简报

公司 2019 年 7 月合并营业收入为人民币 204,898 万元，较去年同期的合并营业

收入减少 5.28%。

3.2 汇顶科技减持进展公告

公司股东济宁汇信信息科技合伙企业公司股份 24,159,121 股，约占公司当时总

股本 456,651,659 股的 5.29%。自 2019 年 5 月 9 日起至 2019 年 11 月 5 日，汇信

信息拟通过集中竞价交易和大宗交易方式减持不超过 4,566,516 股公司股份，拟减持

股份不超过公司总股本的 1%。2019 年 5 月 9 日至 2019 年 8 月 7 日期间，汇信信

息通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,423,112 股，占目前公司总股本

455,992,781 的 0.31%。

3.3 圣邦股份股东减持计划公告

公司股东 IPVCapitalIHKLimited 持有公司股份 3,757,385 股（占本公司总股本比

例 3.63%），计划通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份。通过大宗交易方式

减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内；通过集中竞

价方式减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内。预计

减持数量合计不超过 3,757,385 股，即不超过公司总股本的 3.63%

3.4 环旭电子 2019 年 7 月营业收入简报

公司 2019 年 7 月合并营业收入为人民币 3,284,635,206.91 元，较去年同期的合

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
并营业收入增长 37.53%，较 6 月合并营业收入环比增长 35.44%。公司 2019 年 1

至 7 月合并营业收入为人民币 17,888,759,446.35 元，较去年同期的合并营业收入增

长 17.74%。

3.5 深南电路 2019 年半年度报告

2019 年上半年，深南电路主营业务未发生重大变化。公司仍持续落实“3-In-One”

战略，积极发展印制电路板、封装基板、电子装联三项主营业务，在全球宏观经济环

境和贸易形势不确定性进一步增加的情况下，各项业务均取得较快发展，并实现业务

突破。报告期内，公司实现营业总收入 47.92 亿元，同比增长 47.90%；实现归属于

上市公司股东的净利润 4.71 亿元，同比增长 68.02%。

4 周策略建议

本周，电子（申万）指数下跌 3.81%，子板块中电子元器件上涨 0.32%，其余

子板块均下跌。本周荣耀智慧屏系列发布，其成为首款搭载鸿蒙 OS 的终端产品，鸿

蒙 OS 具有分布架构、天生流畅、内核安全和生态共享四大特征。荣耀智慧屏还搭载

了海思最新为大屏开发的鸿鹄 818 智能芯片、海思人工智能 NPU 芯片，海思旗舰

Hi1103 WI-FI 芯片，这三款芯片不仅为带来了全新的音画体验和极致的网速体验，还

有更多智慧能力。同时荣耀智慧屏配备了升降式 AI 摄像头，使其不仅具备电视播放

娱乐功能，还成为多设备交互、信息共享和家庭控制管理中心。我们认为荣耀智慧屏

的上市，将重新定义家庭智能中心，有望拉动大尺寸面板销售，建议关注国内面板龙

头京东方 A（000725.SZ）。

京东方 A（000725.SZ）：公司已经成为全球面板行业的领军企业。2018 年京东

方显示屏出货量全球第一，五大主流显示屏市占率均位列全球第一。从供需的角度来

看，越来越多的手机面板使用 OLED 显示屏，而大尺寸显示屏 LCD 面板依然是主流

产品。拥有更多高世代线的京东方将补齐大尺寸端产品线，提升高阶产品的占比，抢

占高端市场，并进一步提升公司的整体盈利能力。同时公司凭借自身技术和资金实力，

大力布局 OLED。公司的成都第六代柔性 AMOLED 产线已实现量产，而绵阳第六代

柔性 AMOLED 产线也将于 2019 年投产。公司在 OLED 领域量产进度仅次于韩国厂

商，未来有望率先受益于行业快速成长的红利，推动公司持续增长。

5 风险提示

1）电子产品渗透率不及预期；

2）电子产品价格跌幅较大；

3）市场系统性风险。 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