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告的信息均来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开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关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的准确性与完整性，建议投资者谨慎判断，据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入市，风险自担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行情回顾：

8 月 28 日，金融子版块中仅多元金融上涨，其余均下跌，其中证券板块跌幅最大。当日金融板块 27

只个股上涨，3 只个股平盘，80 只下跌，上涨个股数较上一交易日减少 70只。

无锡银行连续 17个交易日收盘价低于净资产，将触发稳定股价措施；江阴银行于 2019年 9 月 2 日迎

来 12.57 亿股解禁；天风证券计提 1.33 亿元股票质押减值，2019 年上半年归母净利润同比下降 27.5%；

国信证券继公告股东减持不超过 3.28 亿股后，获证监会核准定向增发不超过 16.4亿股新股；蜀电投资继

续减持华西证券。

重要公告：2019/8/29

金融行业

谨慎推荐 （维持）

金融行业日报：天风证券计提减值，江阴银行大

额解禁

风险评级：中风险

2019
年 8
月 29 日

 李隆海（SAC 执业证书编号：S0340510120006）

电话：0769-22119462  邮箱：LLH@dgzq
com.cn

研究助理：许建锋    S0340519010001

电话：0769-22110925  邮箱：xujianfeng@dgzq.com.cn

图 1： 2019/08/28 申万金融行业涨跌幅 (%) 图 1： 2019/08/28 金融行业个股涨跌幅前 5名 (%)

资料来源：东莞证券研究所，wind 资料来源：东莞证券研究所，wind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2019/8/29 紫金银行:2019 年半

年度报告摘要

2019/8/29 无锡银行:关于触发

稳定股价措施的提

示性公告

根据稳定股价预案，本行上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于

本行最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积

金转增股本、增发、配股等情况导致本行净资产或股份总数出现变化的，每股净资产

相应进行调整），非因不可抗力因素所致，本行及相关主体将采取以下措施中的一项

或多项稳定公司股价：

（1）本行回购公司股票；

（2）本行董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票；

（3）其他证券监管部门认可的方式。

2019/8/29 江阴银行:首次公开

发行前已发行股份

上市流通提示性公

告

本次限售股上市流通数量为 1,257,396,190 股，占本行总股本的 57.8917%。本次限售

股上市流通日期为 2019 年 9 月 2 日

2019/8/29 光大银行:2019 年半

年度报告摘要

报告期内，本集团实现营业收入 661.39 亿元，同比增长 26.63%。其中，利息净收入

491.83 亿元，同比增长 42.63%；净利息收益率 2.28%，同比提升 48BPs；实现手续费

及佣金净收入 127.49 亿元，同比增长 21.67%。实现净利润 204.84 亿元，同比增长

13.17%。加权平均净资产收益率 12.90%，同比上升 0.54 个百分点。

报告期末，本集团不良贷款余额 407.18 亿元，比上年末增加 22.97 亿元；不良贷款率

1.57%，比上年末下降 0.02 个百分点；拨备覆盖率 178.04%，比上年末上升 1.88 个百

分点，风险指标稳中向好。

2019/8/29 建设银行:2019 年半

年度报告摘要

上半年，本集团盈利水平实现平稳增长，利润总额 1,911.80 亿元，较上年同期增长

5.38%；净利润 1,557.08 亿元，较上年同期增长 5.59%。主要影响因素如下：(1)生息

资产增长带动净利息收入实现平稳增长，利息净收入较上年同期增加 109.50 亿元，增

幅 4.57%；(2)手续费及佣金净收入较上年同期增加 76.91 亿元，增幅 11.15%，信用卡、

代理保险和银团贷款收入增长较快，资产托管和理财产品收入稳健增长；(3)持续加强

成本管理，优化费用支出结构，业务及管理费较上年同期增长 5.60%，与效益增长保持

匹配；成本收入比 21.83%，较上年同期下降 0.23 个百分点，继续保持良好水平。本集

团基于审慎原则，足额计提贷款和垫款损失准备，减值损失 747.86 亿元，较上年同期

增长 11.99%。

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2019/8/29 新华保险:2019 年半

年度报告摘要

2019/8/29 中国平安:2019 年半

年度分红派息实施

公告

2019/8/29 中国平安:关于实施

2019 年中期利润分

配方案后调整以集

中竞价交易方式回

购公司 A股股份价格

上限的公告

本次股份回购价格上限由不超过人民币 100.14 元/股调整为不超过人民币 99.39 元/

股。

2019/8/29 华西证券:关于蜀电

投资减持计划期限

届满的公告

截止 2019 年 8 月 26 日，蜀电投资减持计划期限届满，其中，通过集中竞价方式减持

计划已实施完毕，累计减持 52,500,000 股，占本公司总股份的 2%；通过大宗交易方式

减持时间区间已届满，累计减持 4,810,000 股，占本公司总股份的 0.1832%

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2019/8/29 财通证券:2019 年半

年度报告摘要

2019/8/29 红塔证券:2019 年半

年度报告摘要

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2019/8/29 天风证券:2019 年半

年度报告摘要

2019/8/29 天风证券:关于计提

资产减值准备的公

告

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2019/8/29 招商证券:2019 年半

年度报告摘要

2019/8/29 国信证券:关于非公

开发行 A股股票获得

中国证监会核准的

公告

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日收到中国证券监督

管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准国信证券股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1447 号），批复主要内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过 164,000 万股新股，发生转增股本等情形导致总股本

发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时

报告中国证监会并按有关规定处理。

2019/8/29 华西证券:关于蜀电

投资以大宗交易方

式减持股份的预披

露公告

持有本公司股份 124,734,799 股（占本公司总股本比例 4.75%）的股东都江堰蜀电投资

有限责任公司自本减持计划公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内，计划通过大宗交易

方式减持本公司股份不超过 47,604,799 股（占本公司总股本比例 1.81%）。

2019/8/29 第一创业:关于持股

5%以上股东减持计

划实施完成的公告

能兴控股本次共减持本公司股份 105,071,900 股，占本公司总股本的 2.999997%。

重要新闻：2019/8/28

2019/8/28 交行加码科技赋

能： 筹备金融科

技公司支出占比

加倍提升

交行行长任德奇在回复 21 世纪经济报道记者提问时透露，正在跟进设立

金融科技子公司。“最主要的是找到体制和机制，激发科研人员的创新

活力，解决实际问题，我们正在加快培训，相信不久会有阶段性成果。”

如果交行的金融科技子公司落地，那么将是国有大行的第四家。建行的

建信金科是第一个成立的，今年工行和中行也已经设立了金融科技子公

2019-08-28

01:1821世纪

财经

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司。

在吸纳金融科技人才方面，交行今年新进员工全集团增加 1200 人，另外

也推出了金融科技管培生计划。计划在 5-8 年间，金融科技人才翻番。

交行当前科技投入占营业支出比例是 5%，交行方面称，未来计划提升到

10%。

2019/8/28 中信银行：将积极

推进 400 亿元永

续债 适时发行优

先股

新浪财经讯 8 月 28 日消息，中信银行召开 2019 年业绩发布会时称，今

年上半年中信银行成功发行 400 亿可转债，后续还将要积极推进 400 亿

元永续债、适时启动发行 400 亿元优先股，保持各级资本水平充足。根

据中信银行业绩报告显示，上半年资本充足率为 12.27%，比上年末下降

0.20 个百分点；一级资本充足率 9.35%，比上年末下降 0.08 个百分点；

核心一级资本充足率 8.58%，比上年末下降 0.04 个百分点，各级资本

充足率较上年末均有下降。

2019-08-28

11:44 新浪

2019/8/28 上半年五大上市

寿险公司个险渠

道保费占比高达

八成 超万亿元总

保费收入亮眼

《证券日报》记者根据中国人寿、平安寿险、太保寿险、人保寿险以及

新华保险这 5 家上市寿险公司半年报数据统计发现，今年上半年，五大

上市寿险公司的总保费收入为 10311.81 亿元，其中，来自个险渠道的总

保费收入为 8250.88 亿元，个险渠道保费占比高达 80%。

从寿险全行业来看，个险和银保两大渠道的保费贡献比重多年来维持在

九成以上，但在不同的发展时期，二者各自的比重不断变化。近几年来，

个险保费占比不断提升，从 2016 年的 36%到 2017年的 50%，2018 年接

近 60%；而银保占比则从 2016 年的历史高点一路下跌，从 53%降到 40%，

2018 年进一步降至 30%。

2019-08-29

05:41证券日

报

2019/8/28 外盘 美国三大股指集体收涨，截至收盘，道指涨 1%报 26036.1 点，标普 500

涨 0.65%报 2887.94 点，纳指涨 0.38%报 7856.88 点。

欧洲三大股指多数下跌。德国 DAX 指数跌 0.25%报 11701.02 点，法国

CAC40 指数跌 0.34%报 5368.8 点，英国富时 100 指数涨 0.35%报 7114.71

点。

亚太股市收盘全线上涨。韩国综合指数涨 0.86%；日经 225 指数涨 0.11%；

澳大利亚 ASX200 指数涨 0.45%；新西兰 NZX50 指数涨 1.07%。

陆家嘴财经

早餐 2019 年

08 月 29 日

2019/8/28 期货 COMEX 黄金期货收跌 0.21%报 1548.6 美元/盎司；COMEX 白银期货收涨

0.86%报 18.455 美元/盎司。美股攀升削弱了避险需求，此外美元走强也

限制了金价进一步上行。

NYMEX 原油期货收涨 1.77%，报 55.90 美元/桶，连涨两日，创一周新高。

布伦特原油期货收涨 1.37%，报 59.84 美元/桶。美国上周 EIA 原油库存

大降 1003 万桶，降幅远超预期。

伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME 期铜涨 0.34%报 5702.5 美元/吨，LME

期锌跌 0.37%报 2266.5 美元/吨，LME 期镍涨 3.79%报 16295 美元/吨，

LME 期铝跌 0.68%报 1749 美元/吨，LME 期锡涨 0.19%报 15780 美元/吨，

LME 期铅跌 1.67%报 2066 美元/吨。

陆家嘴财经

早餐 2019 年

08 月 29 日

http://www.hibor.com.cn

金融行业日报

 8

请务必阅读末页声明。

2019/8/28 波罗的海干散货

指数

波罗的海干散货指数周三报 2267 点，较前一交易日上涨 2.44%，连升五

日并创 2013 年 12 月以来新高。

陆家嘴财经

早餐 2019 年

08 月 29 日

2019/8/28 美债 美债收益率涨跌不一，3 月期美债收益率跌 0.5 个基点报 1.987%，2 年

期美债收益率跌 1.9 个基点报 1.516%，3 年期美债收益率跌 1.9 个基点

报 1.424%，5 年期美债收益率涨 0.1 个基点报 1.384%，10 年期美债收益

率涨 1.3 个基点报 1.487%，30 年期美债收益率涨 2个基点报 1.973%。

陆家嘴财经

早餐 2019 年

08 月 29 日

2019/8/28 外汇 在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 7.1635，较上一交易日涨 35 个基点。

人民币兑美元中间价调贬 25 个基点，报 7.0835，创 2008 年 3 月 18 日

以来新低。

纽约尾盘，美元指数涨 0.23%报 98.2418。英国无协议脱欧的可能性增加，

英镑大幅下跌。欧元兑美元跌 0.11%报 1.1079，英镑兑美元跌 0.62%报

1.2212，澳元兑美元跌 0.28%报 0.6733，美元兑日元涨 0.33%报 106.115，

离岸人民币兑美元跌 26 个基点报 7.17。

陆家嘴财经

早餐 2019 年

08 月 29 日

风险提示：

宏观经济持续下滑，行业竞争加剧，政策不确定性风险等。

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告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司投资评级

推荐 预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 15%以上
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价表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数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

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 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，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
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

行业投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行业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数表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数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

谨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，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指数表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

中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行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指数表现介于市场指数±5%之间
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 个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内，行业指数表现弱于市场指数 5%以上

风险等级评级

低风险 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经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政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、财经资讯、国债等方面的研究报告

中低风险 债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告

中风险 可转债、股票、股票型基金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方面的研究报告

中高风险 科创板股票、新三板股票、权证、退市整理期股票、港股通股票等方面的研究报告

高风险 期货、期权等衍生品方面的研究报告

本评级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“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场指数”参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的为沪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 300
指数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
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本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本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务部门、证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理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，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本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