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司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寨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于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恢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世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园游客达
 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兹别克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：2020 年起对中国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客免签
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月入境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客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次，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比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华国际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岛城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造文体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公司

凯撒旅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布关于控股股东减持公司股份及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司第一大股东变更的公告

华天酒店发布：关于子公司签订重大经营合同的公告

锦江酒店：与关联方共同投资设立合资公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

 本周市场表现回顾

近五个交易日沪深 300 指数下跌 1.00%，餐饮旅游板块上涨 0.23%，行业跑

赢市场 1.23 个百分点，位列中信 29 个一级行业上游。其中，景区上涨

1.38%，旅行社上涨 0.21%，酒店下跌 2.81%，餐饮上涨 0.75%。

个股方面，天目湖、凯撒旅游和宋城演艺本周领涨，腾邦国际、西安旅游和

众信旅游本周领跌。

 投资建议

本周餐饮旅游板块表现较好，在中信 29 个一级行业中排名第四，四个子版块

仅酒店下跌。下周将迎来十一假期，在当前旅游消费持续旺盛的环境下，我

们建议继续关注业绩稳健并受益于旺季的行业龙头。整体来看，旅游业作为

朝阳行业发展空间依然广阔，长期向好的逻辑并未改变，因此我们维持对行

业“看好”的投资评级，建议投资者从以下几个维度选择个股：其一，优选

逻辑清晰且业绩确定性强的免税行业；其二，关注估值处于历史相对低点且

业绩具备较大弹性的酒店行业龙头；其三，当前门票降价预期下对门票收入

依赖较低且具备异地复制可能的优质景区类公司。综上，我们推荐中国国旅

（601888）、锦江酒店（600754）、宋城演艺（300144）以及广州酒家

（603043）。
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突发事件或不可控灾害，宏观经济低迷，行业重大政策变化。

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
1.行业动态&公司新闻

1.1 九寨沟将于 9 月 27 日恢复开放

作为世界自然遗产、国家重点风景名胜区，自 2017 年 8 月 8 日，四川阿坝州九

寨沟县发生 7.0 级地震之后，九寨沟的重新开园时间一直备受关注。9 月 23 日，

九寨沟管理局官网发布《九寨沟景区关于部分区域恢复开放（试运行）的公告》：

九寨沟景区历经两年重建，目前大部分区域已具备重新对外开放条件。在恢复重

建期间，景区拟于 2019 年 9 月 27 日（世界旅游日）起部分景观恢复对外开放(试

运行)。根据公告，景区实行限时段、限区域开放。每日 8:30 至 17:00 对外开放，

开放区域为扎如沟的扎如寺、树正沟（火花海除外）、日则沟(诺日朗至五花海段

景点)、则查洼沟。同时，景区根据恢复重建情况，实行单日最大限量控制，目前

最大限量为每天 5000 人。接待对象为旅行社组织的团队游客。景区门票、车票

实行全网实名制预购，景区现场不设购票窗口。景区门票、车票均实行一人一票

制，一张有效证件（二代身份证、户口簿、护照等）每日只能购买一张门票。在

九寨沟重新开放的消息公布后，不少旅行社已随即上线了九寨沟相关的当地游和

跟团游产品。记者从驴妈妈旅游网了解到，目前驴妈妈上线的九寨沟跟团游产品

已有数十条。游客在驴妈妈预订九寨沟产品可以选择 9 月底、国庆黄金周期间，

以及国庆后 10 月和 11 月出游的团期。而其中最近的出发团期是 9 月 26 号，到

达九寨沟时间刚好的是重新开放首日¬——9 月 27 日。九寨沟相关产品的游览景

点一般包括黄龙、熊猫基地、松州古城和都江堰熊猫乐园等。

资料来源：品橙旅游

1.2 北京世园会：接待入园游客达 780 万人次

北京世园会即将接近尾声，据北京世园局消息，从 4 月底开幕以来，北京世园会

已运行近 5个月，截至目前，世园会游客接待量已达 780万人次，预计国庆节期

间还将迎来新的游园高峰。在 9 月 22 日举行的北京世园会企业发展国际论坛

上，北京世园局副局长叶大华介绍，世园会举办期间，游客参与度不断提升，园

区里的珍稀植物、特色展园、主要场馆等，都给各国嘉宾和游客留下了深刻印

象，“中国的建筑之美、园艺之美，以及延庆地区的山水之美在世园会得到了高

度融合。”据他介绍，近期，随着天气逐渐凉爽，更加适合出行游览，世园会园

区又迎来游览高潮。9月 21日当天，入园游客量突破 9.5万人次。特别是中国馆

自开馆以来成为游客的“网红打卡地”，截至目前，参观中国馆的游客已超过

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
400 万人次，中秋节当天迎来单日游客量高峰，突破 8.6 万人次。据悉，北京世

园会开园以来，园区已举办了超过 2600 场活动。其中，每天的花车巡游表演最

受游客欢迎，花车所到之处都吸引了大量游人围观，成为园区的一道亮丽风景

线。此外，各国的国家日、我国各地的省区市日等丰富多彩的活动都吸引了大量

游客前往观赏。叶大华表示，国庆节假期临近，预计世园会将迎来新一轮游览高

峰。国庆期间，北京国际旅游节将在园区举行，为广大游客提供丰富的游览体

验。北京世园局将与交通部门密切配合，力争做好世园会的交通保障工作以及园

区内外交通的衔接工作，为市民游客游园提供方便。

资料来源：新华社

1.3 乌兹别克斯坦：2020 年起对中国游客免签

近日，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫签署总统令决定，自 2020 年 1 月 1 日

起，包括香港特别行政区在内的中国游客可通过该国国际机场免签进入乌兹别克

斯坦，境内停留不超过 7 天。乌兹别克斯坦成为中亚免签第一国，也将跻身中国

游客中亚游的热门之选。乌兹别克斯坦是一个旅游资源十分丰富的国家，是古丝

绸之路重要的交通枢纽和商业枢纽。乌有着 7400 处文化遗产，既是古建筑遗迹

的汇集之处，也是诸多历史的见证，同时亦是异域风情和文化的展示。据驴妈妈

出境游负责人介绍，赴乌游客通常会同游哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦两国,“重

走丝绸之路，探访古老文明”系列主题产品受到出境游客青睐。如今签证利好必

将吸引更多游客前往中亚，驴妈妈平台也将上线多款“古丝绸之路”主题产品，

为有赴乌旅游意愿的游客提供更多选择。自 18 年起，乌兹别克斯坦就多次对中

国签证利好，18 年 2 月起，乌简化中国公民办理个人旅游签证的手续，取消所

需邀请函；18 年 7 月 15 日起，中国游客可在两个工作日内申请电子签；今年 2

月起，乌进一步简化中国公民签证手续，推出了多次签。多次放宽签证已颇有成

效，驴妈妈数据显示，今年上半年该平台前往乌兹别克斯坦游玩的中国游客同比

增长 27.4%。

资料来源：品橙旅游

1.4 澳门：8 月入境旅客 360 余万人次，同比上升 4.7％

据澳门统计暨普查局公布的资料，今年 8月澳门入境旅客有 360 余万人次，同比

上升 4.7％，其中，内地旅客有 260 余万人次，主要来自广东与湖南。此外，香

港及台湾地区入澳门的旅客人次分别上升 19.7％及 1．2％，韩国旅客则减少

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
5.0％。来自大湾区珠三角九市的入境旅客同比增加 23.8％；珠海市及广州市的

旅客升幅达 49.9％及 17.8％。按入境方式统计，8月份陆路入境澳门的旅客按年

增加 33.7％；经关闸入境的游客升幅 13.8％，空路入境旅客同比上升 18.4％，

海路入境则大幅减少。

资料来源：：中国网

1.5 嘉年华国际&青岛城投：打造文体旅游城市综合体

9 月 24 日，嘉年华国际控股有限公司发布公告称，于 2019 年 9 月 23 日公司与

青岛城投文化产业有限公司订立合作意向书，据此双方有意在全中国范围内打造

集康养、大健康、消费升级的文体旅游城市综合体。具体意向约定为，成立产业

基金，利用合作方的资金优势和本公司在产业投资运营管理等方面的优势，共同

投资发展以文化旅游为核心的优质地产及商业项目；利用合作方在当地的影响力，

合作在中国青岛市西海岸新区及崂山区寻求土地资源打造优质商业、住宅综合体；

积极在大湾区、长三角核心区取得土地资源，打造城市综合体和高端住宅，引领

全新乐享健康生活模式，打造一站式全方位多维运营模式；及双方在项目合作的

基础上，并且在符合国资管控及青岛城市建设投资（集团）有限公司有关规定前

提下，可进一步考虑更多的合作模式，比如资本合作、信贷支持等。观点地产新

媒体查阅公告显示，合作方青岛城投文化产业有限公司为一家在中国成立的有限

责任公司，为青岛城投为深化推进“集团化、市场化、专业化”而组成的产业投

资集团。匹配青岛城投集团发展战略，以“产业投资＋资产运作”模式，成为产

业资源整合平台和一站式方案供应商。青岛城投集团是于 2008 年 3 月成立的市

属国有投资公司。集团组建以来，先后实施青岛国际奥林匹克帆船中心、市政道

路、四方滨海新区、铁路客运站等 50 余项城市基础设施及重点工程投融资建设。

在城乡统筹开发与基础设施建设、旅游等主业基础上，集团业务涉及土地开发、

路桥建设、环境能源、重点工程和房地产、旅游、教育、文化传媒、社区服务、

投融资等。

资料来源：观点地产网

 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
2.A 股上市公司重要公告

表 1：A股上市公司重要公告汇总

代码 公司名称 公告类型 主要内容

000796 凯撒旅游

关于控股股东减持公

司股份及公司第一大

股东变更的公告

海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）本次减持后，公司的第一大

股东由海航旅游及其一致行动人变更为凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司

（以下简称“凯撒世嘉”）及其一致行动人。海航凯撒旅游集团股份有限公司

（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2019 年 9 月 24 日收到公司控股股东

海航旅游通知，获悉其质押给于宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）

的上市公司股票因涉及违约被采取违约处置。本次交易完成后，凯撒世嘉及其

一致行动人合计持有公司股份 232,711,488 股，约占公司总股本的 28.98%，成

为公司第一大股东；海航旅游及其一致行动人合计持有公司股份 230,694,483

股，约占公司总股本的 28.73%，为公司第二大股东。

000428 华天酒店
关于子公司签订重大

经营合同的公告

为了进一步加大地产板块存量物业的去化力度，尽快实现销售资金的回笼,近

日，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司张家界华天

城置业有限责任公司（以下简称“张家界置业”）与张家界武陵山珍馆有限责

任公司（以下简称“山珍馆公司”）、张家界市永定区工业品总公司（以下简称

“永定工业品公司”）、张家界程鑫供销资产经营管理有限公司（以下简称“程

鑫资产公司”）签订了《张家界华天城购物中心买卖协议》，三方就张家界华天

城购物中心物业买卖事项已充分协商并达成一致，确定了该物业买卖事项的成

交价款、付款方式和期限、交付条件、违约责任等。

002059 云南旅游

关于聘任高级管理人

员及其他相关人员的

公告

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，

公司董事会同意聘任孙鹏先生为公司总经理，聘任郭金先生为公司董事会秘

书，聘任周克军女士、陈钧先生、卢亚群先生、毛新礼先生、郭金先生为公司

副总经理，聘任唐海成先生为公司财务总监，聘任刘伟先生为公司证券事务代

表，上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

601888 锦江酒店

关于与关联方共同投

资设立合资公司的关

联交易公告

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“锦江酒店”）

与上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“锦江投资”）、红星美凯龙

家居集团股份有限公司（以下简称“红星美凯龙”）及上海卓巡企业管理有限

公司（以下简称“上海卓巡”）拟共同投资设立锦江全球云采购有限公司（最

终名称以工商部门核准为准，以下简称“GPP”）。GPP 的设立将服务于酒店行

业及相邻行业，有利于助推锦江酒店资源整合和能级提升，有效提高公司运营

效率，降低公司及公司所服务客户的采购成本。

资料来源：公司公告，渤海证券

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
3.本周市场表现回顾

近五个交易日沪深 300 指数下跌 1.00%，餐饮旅游板块上涨 0.23%，行业跑赢

市场 1.23 个百分点，位列中信 29 个一级行业上游。其中，景区上涨 1.38%，

旅行社上涨 0.21%，酒店下跌 2.81%，餐饮上涨 0.75%。

图 1：行业指数周涨跌幅排行
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
资料来源：Wind，渤海证券

个股方面，天目湖、凯撒旅游和宋城演艺本周领涨，腾邦国际、西安旅游和众信

旅游本周领跌。

表 2：cs 餐饮旅游行业内个股涨跌幅

涨跌幅前三名 周涨跌幅（%） 涨跌幅后三名 周涨跌幅（%）

天目湖 11.78% 腾邦国际 -9.73%

凯撒旅游 11.33% 西安旅游 -5.84%

宋城演艺 3.81% 众信旅游 -4.11%

资料来源：Wind，渤海证券

4.投资建议

本周餐饮旅游板块表现较好，在中信 29 个一级行业中排名第四，四个子版块仅

酒店下跌。下周将迎来十一假期，在当前旅游消费持续旺盛的环境下，我们建议

继续关注业绩稳健并受益于旺季的行业龙头。整体来看，旅游业作为朝阳行业发

展空间依然广阔，长期向好的逻辑并未改变，因此我们维持对行业“看好”的投

资评级，建议投资者从以下几个维度选择个股：其一，优选逻辑清晰且业绩确定

性强的免税行业；其二，关注估值处于历史相对低点且业绩具备较大弹性的酒店

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
行业龙头；其三，当前门票降价预期下对门票收入依赖较低且具备异地复制可能

的优质景区类公司。综上，我们推荐中国国旅（601888）、锦江酒店（600754）、

宋城演艺（300144）以及广州酒家（603043）。

5.风险提示

突发事件或不可控灾害，宏观经济低迷，行业重大政策变化。

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
投资评级说明

项目名称 投资评级 评级说明

公司评级标准

买入 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅超过 20%

增持 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20%之间

中性 未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于-10%~10%之间

减持 未来 6 个月内相对沪深 300 指数跌幅超过 10%

行业评级标准

看好 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅超过 10%

中性 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅介于-10%-10%之间

看淡 未来 12 个月内相对于沪深 300 指数跌幅超过 10%

 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